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RV: [External] RV: VIABILIDAD COBRO ||AUTO LIQUIDA Y APRUEBA COSTAS ||2022-
00090, MATILDE ROMERO HINESTROZA vs. BBVA SEGUROS COLOMBIA

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Lun 11/03/2024 18:58
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 18:54
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: Re: [External] RV: VIABILIDAD COBRO ||AUTO LIQUIDA Y APRUEBA COSTAS ||2022-00090, MATILDE
ROMERO HINESTROZA vs. BBVA SEGUROS COLOMBIA
 
Buenas Tardes Estimados Doctores,

Por favor abstenerse de realizar cobro de costas a la parte vencida.

Cordialmente,
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El vie, 8 mar 2024 a las 10:36, Mayerly Ayala Rivera (<mayala@gha.com.co>) escribió:
Apreciada doctora Alexandra, reciba un cordial saludo,
 
Amablemente nos permitimos informar que, una vez realizado el estudio sobre la  viabilidad  de cobro  a
favor de  BBVA  Seguros S.A. es necesario tener en cuenta que el valor que le correspondería a la parte
asciende a $580.000., toda vez que las costas procesales se fijaron en $ 1.160.000 a favor de la parte
demandada, por lo cual se divide el valor en dos.  Aunado esto, se estima viable el cobro en este caso de
las costas procesales, en este caso, ya que la cantidad a ser cobrada no es significativa y se observa la
demandante posee propiedades inmuebles que pueden respaldar el cumplimiento de la obligació n.

Así pues, quedamos atentos a sus valiosos comentarios y/o instrucciones.
 
Cordialmente,

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se
encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la
información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por
favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: viernes, 1 de marzo de 2024 10:19
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: AUTO LIQUIDA Y APRUEBA COSTAS ||2022-00090, MATILDE ROMERO HINESTROZA vs. BBVA
SEGUROS COLOMBIA
 
Apreciada doctora Alexandra, reciba un cordial saludo,
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Amablemente nos permitimos informar que, el día 28 de febrero del 2024, el Despacho dispuso:
 

“Costas a favor de la parte demandada: 
Agencias en derecho segunda instancia $1.160.000 
TOTAL $1.160.00
 
Auto no. 100 dispuso: 
APROBAR en todas sus partes la liquidación de costas efectuada por el Secretario del Despacho.”

Adjunto soporte documental.
 
Cordialmente,

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se
encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la
información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por
favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: viernes, 23 de febrero de 2024 9:30
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: EJECUTORIA AUTO RECHAZA DEMANDA ||2022-00090, MATILDE ROMERO HINESTROZA vs. BBVA
SEGUROS COLOMBIA
 
Apreciada doctora Alexandra, reciba un cordial saludo,
 

Amablemente nos permitimos remitir constancia de ejecutoria del 7 de febrero del 2024, mediante la cual
confirma que el auto interlocutorio No. 487 notificado por estado el día 26 de septiembre de 2023, en
donde se rechazó  la demanda.
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Así pues, está  pendiente el auto que liquide las costas, la cual será  informado una vez se profiera.

Adjunto soporte documental.

Cordialmente,

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se
encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la
información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por
favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 15 de febrero de 2023 11:58
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: [External] ACEPTACION ASIGNACION -DEMANDA - PRUEBAS Y ANEXOS MATILDE ROMERO
HINESTROZA
 
Buenas tardes estimada Dra. Alexandra:

Agradecemos la confianza depositada y confirmamos disponibilidad para atender el presente litigio en
representación de la compañía.

Precisamos que la demanda se encuentra pendiente de admisión, por lo que ingresamos en nuestros
registros y estaremos informando cualquier novedad. 

Cordialmente,

Isabella Caro Orozco
Abogada Senior -

Área Derecho  Privado
 3178543795 - 315 5776200
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      www.gha.com.co
                       

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 icaro@gha.com.co

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se
encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de
la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Enviado: domingo, 12 de febrero de 2023 15:52
Para: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>;
MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Asunto: Fwd: [External] DEMANDA - PRUEBAS Y ANEXOS MATILDE ROMERO HINESTROZA
 
Nueva asignació n 

Obtener Outlook para iOS

De: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Enviado: Sunday, February 12, 2023 3:43:34 PM
Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: Fwd: [External] DEMANDA - PRUEBAS Y ANEXOS MATILDE ROMERO HINESTROZA
 
Buenas Tardes Estimado Dr. Rojas,

Por medio del presente me permito asignarle el siguiente proceso:

MATILDE ROMERO HINESTROZA

---------- Forwarded message ---------
De: NOTIFICA BBVA - COLOMBIA (BZG00875) <notifica.co@bbva.com>
Date: lun, 21 feb 2022 a las 14:08
Subject: Fwd: [External] DEMANDA - PRUEBAS Y ANEXOS MATILDE ROMERO HINESTROZA
To: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>, JUAN DIEGO MANJARRES GARCIA
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<juan.manjarrez@bbva.com>
Cc: HENRY ALONSO DAZA MELGAREJO <henryalonso.daza@bbva.com>

SE DA TRASLADO PARA LO QUE CORRESPONDA A CADA ENTIDAD, EN CUANTO A EJERCER LA RJ
PERTINENTE 
 
---------- Forwarded message ---------
De: Efrain Castro Delgado <ecadel3@gmail.com>
Date: lun, 21 feb 2022 a las 13:42
Subject: [External] DEMANDA - PRUEBAS Y ANEXOS MATILDE ROMERO HINESTROZA
To: <ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: <notifica.co@bbva.com>, <defensoriaseguros.co@bbvaseguros.co>, <clientes@bbvaseguros.com.co>,
Romario Freire <freire0795@gmail.com>

Señ ores 
OFICINA DE REPARTO JUDICIAL DE POPAYÁ N.

Con todo comedimiento me permito presentar a través de correo electró nico, demanda de responsabilidad
civil contractual, promovida por la señ ora MATILDE ROMERO HINESTROZA en contra de las entidades
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA y ASEGURADORA BBVA COLOMBIA.

El mensaje contiene demanda, pruebas, poder, constancia de envío previo de la demanda, al banco BBVA y
constancia de envío previo de la demanda a la ASEGURADORA BBVA; a través de los correos electró nicos
registrados en los certificados de existencia y representació n legal, cumpliendo con lo dispuesto en el
artículo 8 del Decreto 806 de 2020.

Favor remitir archivo completo al Juzgado que le sea asignada la competencia, incluyendo las constancias
de los correos electró nicos de envio previo.

Atentamente;

EFRAIN CASTRO DELGADO
Apoderado parte actora

 7.1. Certificado de Existencia Aseguradora BBVA...

 7.10. Registro civil de matrimonio (1).pdf

 7.11. copia cédula sra Matilde Romero.pdf

 7.12. Copia de cédula sr Evangelista Hurtado Me...

 7.13. Registro Civil de Defunción Sr. Evangelis...

 7.14. Resumen de la Historia Clinica Sr Evangel...

 7.15. extracto del crédito hipotecario a abril ...

 7.2. Certificado de Existencia Banco BBVA.pdf
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 7.3. Certificado de tradición y libertad bien i...

 7.4. Escritura pca # 2.133 del 2011 que contien...

 7.5. Condiciones generales anexos de póliza seg...

 7.6. Constancia del banco BBVA estado del crédi...

 7.7. Copia de la respuesta dada por la Asegurad...

 7.8. CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE CONCILIACIÓN
E...

 7.9. Constancias de algunos pagos realizados po...

 CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
DEMANDA...

 CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
DEMANDA ...

 DEMANDA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
SRA M...

 PODER JUDICIAL MATILDE ROMERO HINESTROZA.pdf

--
BBVA | Creando Oportunidades

Alexandra Elías Salazar
Secretaria General-Abogada Procesos Judiciales
Tel. (057) + (91) + (2191100) Ext: 31303 alexandra.elias@bbva.com

 Edificio de los Venados. Carrera 7 # 71-52. Torre A Piso 12, Bogotá-Colombia

--
  BBVA Seguros 
Alexandra Elías Salazar
SEGUROS COL - LEGAL DISCIPLINE ASSOCIATE I 
alexandra.elias@bbva.com

  Carrera 9 N° 72-21, Piso 8, Bogotá D.C. 
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