9/2/24, 23:19 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: CONSTANCIA DE PAGO POR ACUERDO DE PAGO//VERBAL DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL DTE: BELLANIRA RESTREPO HIGUITA Y OTROS DDO:
E7662231030012021-00075-00 VCVMEL MACIAS NOMEZQUE Y OTROS RAD.

Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>
Vie 09/02/2024 19:37

Para:Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC:CAD GHA <cad@gha.com.co>;Ana Maria Bardn Mendoza <abaron@gha.com.co>;Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>

[llJ 2 archivos adjuntos (489 KB)
CONSTANCIA DE PAGO DTE BELLENEIRA BARAHONA.pdf; CONSTANCIA DE PAGO POR ACUERDO DE PAGO__VERBAL DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DTE_ BELLANIRA RESTREPO HIGUITA'Y OTROS DDO_ E7662231030012021-
00075-00 VCVMEL MACIAS NOMEZQUE Y OTROS RAD. .em|;

Estimada area de informes

Amablemente confirmamos que el dia 9 de febrero de 2024, se radic6 CONSTANCIA DE PAGO DEL
ACUERDO CONCILIATORIO en el cual representamos a la compafia MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA.

CAD: Para su amable cargue en CASE: No.11362

Adjuntamos memorial y constancia de radicacion.

Muchas gracias por su amable atencién.

VALENTINA CASAS VALENCIA
ABOGADA
DERECHO PRIVADO
+57 304 247 3475

vecasas@gha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
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9/2/24, 23:19 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Darlyn Marcela Muiioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: viernes, 9 de febrero de 2024 9:17 a. m.

Para: Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Mayra
Alejandra Diaz Millan <mdiaz@gha.com.co>

Asunto: RE: CONSTANCIA DE PAGO POR ACUERDO DE PAGO//VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL DTE: BELLANIRA RESTREPO HIGUITA'Y OTROS DDO: E7662231030012021-00075-00 VCVMEL
MACIAS NOMEZQUE Y OTROS RAD.

Estimada Valentina, muy buenos dias,
Amablemente acuso recibido. Porfa recuerda reportar la actuacion y solicitar al CAD cargar las piezas.

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: viernes, 9 de febrero de 2024 09:02

Para: jO01ccroldanillo@cendoj.ramajudicial.gov.co <j01ccroldanillo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: maciasemel@gmail.com <maciasemel@gmail.com>; andreacastillorosas0.13@gmail.com
<andreacastillorosas0.13@gmail.com>; restrepobella836@gmail.com <restrepobella836@gmail.com>; Alexandra
Barahona <alexandrab2828@yahoo.es>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Munoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>

Asunto: CONSTANCIA DE PAGO POR ACUERDO DE PAGO//VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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9/2/24, 23:19 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

EXTRACONTRACTUAL DTE: BELLANIRA RESTREPO HIGUITA'Y OTROS DDO: E7662231030012021-00075-00 VCVMEL
MACIAS NOMEZQUE Y OTROS RAD.

Sefiores
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ROLDANILLO VALLE
E. S. D.
PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
RADICACION: 7662231030012021-00075-00
DEMANDANTE: BELLANIRA RESTREPO HIGUITAY OTROS
DEMANDADOS: EMEL MACIAS NOMEZQUE Y OTROS

ASUNTO: CONSTANCIA DE PAGO POR ACUERDO DE PAGO

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.395.114 de
Bogota, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N0.39.116 del C.S. de la
J., actuando en mi calidad de apoderado general de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA S.A, como se acredita en el expediente. En esta oportunidad me dirijo a usted para
informar que en nombre y en representacion de la sociedad que represento, de conformidad con el
contrato de transaccién surtido entre los demandantes y los demandados el pasado 28 de enero de

2024.
Cordialmente,
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogota D.C.
T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.
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