Leidy Viviana Santacruz Zamora

De: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>

Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2023 12:00 p. m.

Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora

CC: Jesus Valderrama; Informes GHA; Monica Liceth Torres Escobar

Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD

SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 //
JUDICIAL-3667
Datos adjuntos: 20231109 Vida.pdf

Categorias: ACTUALIZAR CASE Y EXCEL

Buenas tardes, Leidy, remito soporte de pago de los 43 millones:

COMPAMILLAR B5914600001 SCOTIABANE ODLPATRLA OTD2054745 AZNO Procesan
SA
WNIT Empresa; Cuenta de Ahorms DE91 450000
Adenda:
Informacion Adicional:

El valor de $931.548 corresponde al pago de otra factura.

Te queria pedir un favor requerimos los oficios de liberacién de los embargos, generalmente los dirigen a todas
las entidades bancarias.

Cordialmente,

Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Direccidon Legal de Seguros y Riesgos Laborales

2 (601) teléfono 5922929 Ext. 1218 @ Cra. 9A # 99 — 07 Piso 15| Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
P4 yenny.rey@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus
informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>

Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2023 5:07 p. m.

Para: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>

CC: Jesus Valderrama <Jesus.Valderrama@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica
Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>



Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenas tardes, reciba un cordial saludo.
Estimada Dra. Yenny,

Atendiendo a lo requerido en correo que antecede, adjuntamos Acta que fue remitida por el despacho el
dia de hoy tras haber elevado la solicitud en dias anteriores.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,

LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andiisis de informaocion y Feporfes
+57 3117121903

Isantocnzi@gha.com.co
ABOGADQOS & ASOCIADOS
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De: Yenny Rey
<Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 3 de noviembre de 2023 10:10
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>
Cc: Jesus Valderrama <Jesus.Valderrama@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenos dias, Leidy, te queria pedir un favor me podrias compartir copia del acta, es necesaria para poder
realizar el pago.

Gracias

Cordialmente,

Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Direccion Legal de Seguros y Riesgos Laborales

2 (601) teléfono 5922929 Ext. 1218 @ Cra. 9A # 99 — 07 Piso 15| Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
P4 yenny.rey@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisidon de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>

Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 2:09 p. m.

Para: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenas tardes, cordial saludo.

Enterada. Mil gracias.

En atencion a lo solicitado, comparto link de la audiencia:

octubre 2023
14:00:00 -05

Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace:

https://call.lifesizecloud.com/19680940

Cordialmente,

LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andlisis e informacidn y Eeporfes
+5731 17121903

Isantocnzigigha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS
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De: Yenny Rey
<Yenny.Rey@Ilaequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 24 de octubre de 2023 13:41
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>
Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Hola Leidy, la propuesta es cancelar 43 millones en total.

Te queria pedir un favor, me podrias compartir el enlace de la audiencia. Gracias



Cordialmente,

Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Direccion Legal de Seguros y Riesgos Laborales

2 (601) teléfono 5922929 Ext. 1218 @ Cra. 9A # 99 — 07 Piso 15| Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
P4 yenny.rey@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia

O oy

\noBo J Uno osepuradora cooperativa con sentido socio

&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisidon de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>

Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 1:05 p. m.

Para: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Jesus Valderrama
<Jesus.Valderrama@Ilaequidadseguros.coop>; Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>

Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenas tardes, reciban un cordial saludo.
En atencion a la solicitud realizada por la compafia, damos respuesta en los siguientes términos:

La liquidacién actualizada corresponde al valor de $64.845.602, conforme a la siguiente explicacion:
1. Valor del capital de las facturas: Teniendo en cuenta que se realizaron pagos parciales, se realiz6 el
calculo por el saldo pendiente de las ocho facturas, las cuales se estiman en $23.540.266
2. Intereses moratorios: Se calcularon los intereses de cada factura, causados desde el dia siguiente a la
fecha en que cada obligacién se hizo exigible hasta el dia de hoy, 24 de octubre de 2023, lo cual
arrojo un valor de $41.305.336, como se evidencia a continuacion:

FACTURA INTERESES

R168-29289 $3.038.973
RI67-35911 $1.759.811
R160-24179 $16.751.520
R160-24436 $6.204.741
R142-156248 $1.345.636
R150-519 $11.836.448
R148-149525 $194.453
R146-44136 $173.754
TOTAL $41.305.336




Es importante mencionar que, en correo que antecede se sugirié un ofrecimiento de $69.866.929, toda vez
que, el informe anterior hubo un error involuntario respecto de la redaccion, en principio se sefiald que la
liquidacion se discriminaba en capital ($23.540.266) e intereses moratorios ($63.793.396) sin embargo este
ultimo también tenia comprendido el monto del capital, en ese sentido se estaba comprendiendo el capital
doble vez, por lo que se procedio a corregir y realizar el calculo independiente y por ende en la actualizacion
la liquidacion arroja un calculo por una suma menor, es decir capital ($23.540.266) e intereses moratorios
($41.305.336), en consecuencia la liquidacion objetiva se estimaria en $64.845.602.

Para efectos de verificacion remitimos el cuadro Excel con el célculo de los intereses, de igual manera,
remitimos nuevamente el informe.

Quedamos atentos a las instrucciones.

De antemano muchas gracias.

Cordialmente,

LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andiisis de informaocion y Feporfes
+57 3117121903

Isantocnzi@gha.com.co
ABOGADOQS & ASOCIADOS
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De: Yenny Rey
<Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 16:51
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Jesus Valderrama
<Jesus.Valderrama@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenas tardes, Leidy, te queria pedir un favor me podrias indicar el valor de los intereses respecto de los
$23.540.266, nuestra propuesta en la audiencia seria cancelar el valor de los $23.540.266 y una parte de esos
intereses, pero se requiere la autorizacién de la gerencia de ARL, por lo que quedo atenta al valor de los
intereses, gracias.

Cordialmente,

Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Direccidon Legal de Seguros y Riesgos Laborales

2 (601) teléfono 5922929 Ext. 1218 @ Cra. 9A # 99 — 07 Piso 15| Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
P4 yenny.rey@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus
informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <Isantacruz@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 2:16 p. m.

Para: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Jesus Valderrama
<Jesus.Valderrama@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenas tardes, cordial saludo.
Apreciada Dra. Yenny.

Agradezco mucho su respuesta en el asunto. Quedamos muy atentos a las instrucciones, posterior a
la reunion mencionada en correo que antecede.

De ante mano, muchas gracias.

Cordialmente,

LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andlisis e informacidn y Eeporfes
+5731 17121903

Isantocnzigigha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS
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gha.com.co

De: Yenny Rey
<Yenny.Rey@Ilaequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 13:19
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Jesus Valderrama
<Jesus.Valderrama@Ilaequidadseguros.coop>




Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenas tardes, Leidy, confirmo mi asistencia en calidad de RL, en cuanto a la propuesta conciliatoria esta
tarde tenemos reunién con la ARL una vez se defina te informo.

Cordialmente,

Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Direccidon Legal de Seguros y Riesgos Laborales

2 (601) teléfono 5922929 Ext. 1218 @ Cra. 9A # 99 — 07 Piso 15| Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
P4 yenny.rey@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 7:57 a. m.

Para: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Jesus Valderrama
<Jesus.Valderrama@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenos dias, reciban un cordial saludo.

Apreciados doctores,

Comedidamente recordamos que esta proxima la audiencia inicial de los articulos 372 y 373 del CGP, del
proceso de la referencia. Se fijo fecha de audiencia inicial el dia 24 de octubre de 2023 a la 2:30p.m.

La contingencia se encuentra calificada como PROBABLE, motivo por el cual se sugiere un ofrecimiento
por la suma de $69.866.929.

Recordamos que para la presente audiencia se requiere la asistencia del Representante Legal, por lo cual
se solicita amablemente confirmar asistencia.



Quedamos atentos a las instrucciones.

De antemano, muchas gracias.

Cordialmente,

LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andlisis e informacidn y Eeporfes
+5731 17121903

Isantocnzigigha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS
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De: Leidy Viviana Santacruz
Zamora <Isantacruz@gha.com.co>
Enviado: viernes, 20 de octubre de 2023 9:17
Para: yenny.rey@Ilaequidadseguros.coop <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Fabiana Rodriguez
Salas <frodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenos dias, recibe un cordial saludo.

Apreciada Dra. Yenny,

En atencion a lo solicitado, comedidamente nos permitimos remitir los documentos requeridos para
la preparacion de la audiencia de la referencia.

cualquier inquietud adicional con gusto sera atendida. .

Cordialmente,

LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andlisis e informacidn y Eeporfes
+5731 17121903

Isantocnzigigha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS
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De: Yenny Rey
<Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 18 de octubre de 2023 9:03
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>
Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenos dias, Leidy, te queria pedir un favor me podrias compartir la demanda, los anexos y la informacion que
la aseguradora les remitio.

Gracias

Cordialmente,
Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Direccion Legal de Seguros y Riesgos Laborales
2 (601) teléfono 5922929 Ext. 1218 @ Cra. 9A # 99 — 07 Piso 15| Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

04 yenny.rey@laequidadseguros.coop | ] www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus
informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2023 5:13 p. m.




Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Jesus Valderrama
<Jesus.Valderrama@Ilaequidadseguros.coop>; Yenny Rey <Yenny.Rey@Ilaequidadseguros.coop>

CC: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <Maria.Saldana@|aequidadseguros.coop>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenos dias, cordial saludo.

Apreciados doctores,

Agradezco que por favor puedan brindarnos las respectivas instrucciones para asistir a la audiencia del proceso
de la referencia, la cual se llevara a cabo el 24 de octubre a las 2:30 P.M.

En igual sentido, amablemente solicito confirmar asistencia del Representante Legal.

De antemano, mil gracias.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

10



LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andiisis de informaocion y Feporfes
+57 3117121903

Isantocnzi@gha.com.co
ABOGADQOS & ASOCIADOS
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De: Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2023 19:59
Para: Jesus Valderrama <Jesus.Valderrama@laequidadseguros.coop>; Yenny Rey <Yenny.Rey@Ilaequidadseguros.coop>
Cc: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>; Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>;
Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buen dia @Jesus Valderrama y @Yenny Rey,

Remito para su trédmite informe previo audiencia del 24 de octubre de 2023 por el proceso de la Caja de
Compensacion Familiar de Risaralda.

Cordialmente,

Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial — Direccion Legal Judicial.

@ (57-1) 5922929 Ext. 1101 | @=Direccion: Carrera 9 A #99 - 07

< maria.borda@laequidadseguros.coop | = www.laequidadseguros.coop |Bogotd — Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La
Equidad Sguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o ent ] destinataria(s), quien es (s responsable(s) por su custodia y conserv . Sino es el receptor
autorizado, cualquier retenci fusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la i ibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisidon de virus informdticos, ni por las opiniones expresac
del autor.

das en este mensaje, ya que estas son exclusivas

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <Isantacruz@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2023 1:39 p. m.

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Luis Suarez
<Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>

CC: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA // COOMFAMILIAR RISARALDA vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA // CLIENTE-
LA EQUIDAD SEGUROS // Rad. 2021-01185 // JUDICIAL-3667

Buenas tardes, reciban un cordial saludo.

Apreciados doctores,

Por medio del presente correo nos permitimos poner en su conocimiento el informe previo de la audiencia inicial
de los articulos 372 y 373 del CGP, del proceso de la referencia. Se ha fijado fecha de audiencia inicial el dia
24 de octubre de 2023 ala 2:30p.m.

La contingencia se encuentra calificada como PROBABLE, motivo por el cual se sugiere un ofrecimiento por
la suma de $69.866.929.

Para la presente audiencia se requiere la asistencia del Representante Legal, por lo cual se solicita
amablemente confirmar asistencia.

Cordialmente,
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LEIDY V. SANTACRUZ ZAMORA

ABOGADA JUNIOR
Andiisis de informaocion y Feporfes
+57 3117121903

Isantocnzi@gha.com.co
ABOGADQOS & ASOCIADOS
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