6/8/24, 11:24 a.m.

RE: Solicitud Elaboracion RAT / Autorizacion reconstruccion accidente siniestro 003-306-

1001627 / EDESK 897625

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Mar 06/08/2024 10:30
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

[I]J 1 archivos adjuntos (25 KB)

Vo. Bo. DMMN - MODIFICACION DE LA LIQUIDACION OBJETIVA Y CALITIFACION DE LA CONTIGENCIA.docx;

Estimados compafieros, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.

Muchas gracias, siempre cordial,

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

gha.com.co

ABOGADOS & ASOCIADOS

[€]HERRERA

Darlyn Marcela Muioz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién,

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso

comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine

copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as

its attachments.
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6/8/24, 11:24 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 10:25

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud Elaboracion RAT / Autorizacidn reconstruccidon accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Buenos dias Monica
Cordial saludo
Te remito el informe con la recalificacion de la contingencia y la liquidacion objetiva.

Agradezco tu ayuda informando de ello a la compafiia SBS.

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez

Abogada

Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicaciéon, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es desfinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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6/8/24, 11:24 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as

its attachments.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 10:43

Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud Elaboracién RAT / Autorizacidn reconstruccion accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Buenos dias Maria Fernanda

Confirmo que esta informacidn fue reportada a la compafiia, a través de la plataforma EDESK. Quedo atenta a que se
ajuste la calificaciéon de la contingencia con el fin de reportar lo pertinente a SBS.

Mil gracias

g Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il

Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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6/8/24, 11:24 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 1 de agosto de 2024 1:03 p. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

CC: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: Solicitud Elaboracion RAT / Autorizacion reconstruccion accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Buenas tardes Monica

Cordial saludo

Solicito tu ayuda, para que por favor te comuniques con SBS y les informes que el RAT- informe
pericial de reconstruccién de accidente de transito no sera aportado al proceso, atendiendo que las
conclusiones del mismo son desfavorables, en cuento que determiné que la ocurrencia del accidente
de transito es causada por el conductor del vehiculo tipo bus de placa SDP-628 (vehiculo
asegurado), quien realiza una maniobra de incorporacion a la calzada vehicular sin extremar las
medidas de prevencion.

En ese orden de ideas, dicho informe resulta ser desfavorable para los intereses de la compaiiia.

Agradezco tu ayuda.

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez
Abogada Junior

Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310
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Bogoté - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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6/8/24, 11:24 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.

De: Diego Lopez <dlopez@irsvial.com>

Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 12:06

Para: Laura Sanabria Avila <Jaura.sanabria@sbseguros.co>

Cc: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>;
Darlyn Marcela Mufoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Maria José
Nicholls Sanjuan <mnicholls@irsvial.com>

Asunto: RE: Solicitud Elaboracién RAT / Autorizacidn reconstruccion accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Cordial saludo, adjunto se envia el informe RAT del siniestro de la referencia, estaré atento a sus comentarios
o solicitudes; si el informe es introducido como material probatorio en un proceso judicial por favor nos informa
con antelacion los datos del juzgado, partes y fecha de la sustentacion del dictamen pericial con el fin de
adjuntar lo requerido en el articulo 226 del CGP.

De acuerdo con las conclusiones del informe, CAUSA DETERMINATE DEL ASEGURADO Y
CONTRIBUYENTE DEL TERCERQO, la sustentacion del dictamen pericial RAT en audiencia judicial puede a
contribuir con su teoria del caso en la confirmacion de las excepciones propuestas en la contestacion de la
demanda o llamamiento en garantia.

En correo adicional se enviara lo solicitado en el art 226 del CGP.

Cordialmente,

Diego M. Lopez Morales

Director Forense - CEQ

Oficina Principal: Cra. 71C #116A-71 Of. 101
Bogotd D.C., Colombia.

&0 (1) 7422426 Ext. 2553 - 3506424982
dicpez@irsvial.com

www.irsvial.co
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No imprima este mensaje ni los archivos adjuntos si no es necesario.
Aviso de confidencialidad: El contenido de este mensaje de correo electrénico y de sus archivos adjuntos esta(n) dirigido(s) exclusivamente a el(los) destinatario(s) del

mismo. La informacién de este correo es confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este correo, o si el presente mensaje le ha sido dirigido por error, por

favor notifiquenos de inmediato por teléfono al nimero (601) 7422426 o via correo electrénico, borrar el correo electrénico y abstenerse de leerlo, divulgarlo,
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6/8/24, 11:24 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

reproducirlo o usar la informacion contenida en el mismo. Cualquier opinién, conclusién u otra informacién contenida en este mensaje, que no esté relacionada con las

actividades oficiales de nuestra compafiia, deberd considerarse como nunca proporcionada o aprobada por la compafiia.

Confidentiality notice: The contents of this e-mail message and its attachments are intended solely for the addressee(s) hereof. The information of this e-mail is intended
to be confidential or privileged. If you are not the named addressee of this e-mail, or if this message has been addressed to you in error, please notify us immediately by
telephone to the number (601) 7422426 or by e-mail, delete the e-mail and do not read, disclose, reproduce or use the information contained in this e-mail. Opinions,

conclusions and other information in this message, not related to the official business o four company, shall not understood as given or endorsed by it.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 2:25 p. m.

Para: rat <rat@irsvial.com>; 'laura.sanabria@sbseguros.co' <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: 'Maria Giraldo Orozco' <maria.giraldo@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Ana Maria Bardén
Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud Elaboracién RAT / Autorizacidn reconstruccidon accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Apreciados Sefiores buenas tardes

Amablemente solicitamos nos informe si ya se en cuenta con el informe pericial toda vez que el termino para presentarlo
se vence este 01 de agosto de 2024.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordial saludo.

=3 Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il

Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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6/8/24, 11:24 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: rat <rat@irsvial.com>

Enviado el: miércoles, 17 de julio de 2024 9:37 a. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; 'laura.sanabria@sbseguros.co'
<laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: 'Maria Giraldo Orozco' <maria.giraldo@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Ana Maria Bardén
Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud Elaboracién RAT / Autorizacidn reconstruccidon accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Buen dia, con base en la solicitud iniciamos el proceso de reconstruccion con niumero de radicado
34909; si tienen nueva informacion por favor enviarla para complementar el informe. Por otro lado,
agradecemos poner en aviso al conductor que nos estaremos comunicando para la entrevista en el
proceso de investigacion.

Cordialmente,

RAT IRS VIAL

oficina Principal: Cra. 71C #16A-71 Of. 101
Bogotd D.C., Colombia.

60 (1) 7422426

rat@irsvial.com

wiww.irsvial.co

L
No imprima este mensaje ni los archivos adjuntos si no es necesario.

Aviso de confidencialidad: El contenido de este mensaje de correo electrénico y de sus archivos adjuntos esta(n) dirigido(s) exclusivamente a el(los) destinatario(s) del
mismo. La informacién de este correo es confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este correo, o si el presente mensaje le ha sido dirigido por error, por
favor notifiquenos de inmediato por teléfono al nimero (601) 7422426 o via correo electrénico, borrar el correo electréonico y abstenerse de leerlo, divulgarlo,
reproducirlo o usar la informacion contenida en el mismo. Cualquier opinién, conclusion u otra informacion contenida en este mensaje, que no esté relacionada con las

actividades oficiales de nuestra compafiia, deberd considerarse como nunca proporcionada o aprobada por la compafiia.

Confidentiality notice: The contents of this e-mail message and its attachments are intended solely for the addressee(s) hereof. The information of this e-mail is intended
to be confidential or privileged. If you are not the named addressee of this e-mail, or if this message has been addressed to you in error, please notify us immediately by
telephone to the number (601) 7422426 or by e-mail, delete the e-mail and do not read, disclose, reproduce or use the information contained in this e-mail. Opinions,

conclusions and other information in this message, not related to the official business o four company, shall not understood as given or endorsed by it.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: martes, 16 de julio de 2024 21:24

Para: rat <rat@irsvial.com>; 'laura.sanabria@sbseguros.co' <laura.sanabria@sbseguros.co>

Cc: 'Maria Giraldo Orozco' <maria.giraldo@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Ana Maria Bardn
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6/8/24, 11:24 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: Solicitud Elaboracién RAT / Autorizacidn reconstruccidon accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Apreciados sefiores buenas tardes

Remito link en el cual se encuentran las piezas procesales para que por favor se proceda con el informe correspondiente.

CASE 11455

Cordial saludo.

=3 Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il

Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: Monica Liceth Torres Escobar

Enviado el: lunes, 15 de julio de 2024 11:09 a. m.

Para: rat <rat@irsvial.com>; laura.sanabria@sbseguros.co

CC: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muiioz
Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Ana Maria Bardén
Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud Elaboracion RAT / Autorizacidn reconstruccidon accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Buenos dias

Comedidamente remito la siguiente documentacion:
e Demanda
e Contestacion demanda SBS

¢ Contestacion Autobuses del Sur
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¢ Video

e RAT aportado por los demandantes-":‘-ElDP2023-43-2.odf
e RAT aportado por Autobuses del Sur
Quedo atenta a sus valiosos comentarios.

Cordial saludo.

E Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il

Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289
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De: rat <rat@irsvial.com>

Enviado el: lunes, 15 de julio de 2024 10:38 a. m.

Para: |aura.sanabria@sbseguros.co; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

CC: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz
Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Ana Maria Bardn
Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud Elaboracién RAT / Autorizacidn reconstruccidon accidente siniestro 003-306-1001627 / EDESK 897625

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electronicos de rat@jirsvial.com. Por qué esto es importante

Buen dia, quedamos a la espera del envio de la informacion por parte del area juridica para iniciar el
proceso de reconstruccion. Una vez contemos con esta informacién, se programara fecha de entrega
y se dara numero de radicado.

Cordialmente,
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RAT IRS VIAL

Oficina Principal: Cra. 71C #116A-71 Of. 101
Bogota D.C., Colombia.
60 (1) 7422426

rat@irsvial.com
www.irsvial.co

YIRS

No imprima este mensaje ni los archivos adjuntos si no es necesario.

Aviso de confidencialidad: El contenido de este mensaje de correo electrénico y de sus archivos adjuntos esta(n) dirigido(s) exclusivamente a el(los) destinatario(s) del
mismo. La informacion de este correo es confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este correo, o si el presente mensaje le ha sido dirigido por error, por
favor notifiquenos de inmediato por teléfono al nimero (601) 7422426 o via correo electrénico, borrar el correo electronico y abstenerse de leerlo, divulgarlo,
reproducirlo o usar la informacion contenida en el mismo. Cualquier opinién, conclusién u otra informacién contenida en este mensaje, que no esté relacionada con las

actividades oficiales de nuestra compafiia, deberd considerarse como nunca proporcionada o aprobada por la compafiia.

Confidentiality notice: The contents of this e-mail message and its attachments are intended solely for the addressee(s) hereof. The information of this e-mail is intended
to be confidential or privileged. If you are not the named addressee of this e-mail, or if this message has been addressed to you in error, please notify us immediately by
telephone to the number (601) 7422426 or by e-mail, delete the e-mail and do not read, disclose, reproduce or use the information contained in this e-mail. Opinions,

conclusions and other information in this message, not related to the official business o four company, shall not understood as given or endorsed by it.

De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

Enviado el: lunes, 15 de julio de 2024 9:11 a. m.

Para: Diego Lopez <dlopez@irsvial.com>; Alejandro Rico (Externo) <arico@irsvial.com>; Monica Liceth
Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

CC: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Mufoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; mjimenez@gha.com.co; Ana Maria Barén Mendoza
<abaron@gha.com.co>

Asunto: Solicitud Elaboracion RAT / Autorizacidn reconstruccidon accidente siniestro 003-306-1001627 /
EDESK 897625

Importancia: Alta

Buen dia Apreciados,
Espero se encuentren bien.

Por medio del presente solicito su colaboracién con la elaboracién de un RAT con el fin de aportarlo a un
proceso judicial en el cual se detalla en el cuerpo del correo, en el cual somos parte y asi ejercer nuestra
defensa, es importante resaltar que debemos allegar el dictamen el 01 de agosto de 2024. Adicionalmente
me permito indagar sobre la tarifa a aplicar a este evento para realizar el respectivo ajuste, asi mismo se
informa que los honorarios se deberan facturar bajo el siniestro 003-306-1001627, y No Edesk 897625.
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JUZGADO Juzgado 1 Civil del Circuito de Pasto

RADICADO 52001310300120230005900
DEMANDANTE Luis Alfredo Bentancourt Erazo Y Otros
DEMANDADO Teodolo Rosemberg Jurado Casanova,
Maria Rocio Cabrera Pantoja,
Transportadora Autobuses del Sur S.A.S.y
SBS-Seguros Colombia S.A
SINIESTRO 003-306-1001627

Dra. @Monica Liceth Torres Escobar solicito su amable ayuda enviando toda la informacion que tengamos
del presente caso al correo de la firma IRS (rat@irsvial.com)

Quedo atenta a sus comentarios o si requieren algo adicional.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 - 67 Piso 7° Bogota, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR SEIMCAIN BN

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAIV7cgBj10LHpQVmMAGdyhTY %3D 11/11


mailto:mtorres@gha.com.co
mailto:rat@irsvial.com
mailto:laura.sanabria@sbseguros.co
http://www.sbseguros.co/

