14/6/24, 7:48 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mié 12/06/2024 8:06

Para:Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

CC:Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>;Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>
Estimada Cami, muy buenos dias,

Amablemente acuso recibido. En efecto, se trata del Case 11477.

CAD: porfa cargar la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informaciéon contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: martes, 11 de junio de 2024 22:21

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.

Estimada Dar:
¢ Esta autorizacién es de un proceso de pasto verdad?

Quedo atenta a tu respuesta.
Si no, para ubicarlo.

Cordialmente,

Maria Camila Agudelo

Coordinadora Derecho Privado Bogota y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co | 318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: martes, 11 de junio de 2024 14:33

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.

PSI, MUNDIAL

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: martes, 11 de junio de 2024 11:38

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.

Buen dia apreciado Dr. Gustavo,
Me permito compartir: .

+ Placa: KRM150 - Homicidio: WILMER ALFONSO VASQUEZ DAZA (Q.E.P.D) - Se Autoriza $130,000,000 millones de pesos.
Muchas gracias.

Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

(601) 2855600 - 3112459345

Seguros .o oo
@ mu ndlal Calle 33 # 6B-24,, Bogota D.C

LECOmMpANIAICMARE alcruz@segurosmundial.com.co

www.segurosmundial.comco

www.facebook.com/SegurosMundial

De: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>

Enviado: martes, 28 de mayo de 2024 10:58

Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>

Cc: Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.
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Estimadas, buen dia
Acorde a estudio del siniestro, se autoriza:
¢ Placa: KRM150 - Homicidio: WILMER ALFONSO VASQUEZ DAZA (Q.E.P.D) - Se Autoriza $130,000,000 millones de pesos.

Cordialmente,

Luz Stephany Gacharna Cuellar
Asesora Juridica de Indemnizaciones Autos y RC Autos

(601) 2855600
Sequros . .. .

@ mundial’ Calle. 33 # 6B - 24. Bogota, Colombia
tu compaiiia siempre lgacharna@sequrosmundial.com.co

www.sequrosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

De: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>

Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 16:11

Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>

Cc: Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.

Estimadas, buen dia

Acorde a estudio de los siniestros:

e Placa: VCT737 - Homicidio: SANTIAGO RODRIGUEZ SOLANO (Q.E.P.D) - Autorizado $130,000,000 millones de pesos.

¢ Para el caso KRM150 el siniestro se encuentra en estudio y acorde a los tiempos de los TPA el estudio tarde de (5 a 7 dias habiles) recibiendo la
informacioén para estudio el dia de hoy.

Cordialmente,

Luz Stephany Gacharna Cuellar

Asesora Juridica de Indemnizaciones Autos y RC Autos

(601) 2855600
seguros ., . .

@ mundi a[ Calle. 33 # 6B - 24. Bogota, Colombia
tu compaiiia siempre lgacharna@segurosmundial.com.co

www.sequrosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 11:31

Para: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>

Asunto: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.
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14/6/24, 7:48 a.m.

Buen dia apreciadas,

De manera cordial solicito instrucciones para las audiencias programadas para el mes de mayo del afio en curso de pesados.

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

AUDIENCIA| HORA | PLACA

DEMANDANTE

F.
SINIESTRO

SUGERENCIA DEL
ABOGADO

DEMANDANTES

14/05/2024 |  8:30 TTG671

RAUL
GONZALEZ
LOPEZ

28/10/2020

Sin animo conciliatorio. NO
ES CLARO EL TEMADE LA
RESPONSABILIDAD Y EL
IPAT ES FAVORABLE AL
ASEGURADO

EVELYN BETANCUR
TAPIAS, MATEO
GONZALES
BETANCUR (MENOR
DE EDAD), DORA LUZ
ANGEL RESTREPO,
RAUL GONZALEZ
LOPEZ, JULIANA
GONZALEZ ANGEL,
MICHAEL RAUL
GONZALEZ ANGEL,
HAROLD GONZALEZ
ANGEL. FAMILIARES
DEL OCCISO.

14/05/2024 |  9:00 S§TZ392

LEYDI LUZ
DOMICO
DOMICO

22/10/2020

Se sugiere conciliar
$50.000.000. Posible
concurrencia de culpas por
indebida sefializacion del
vehiculo asegurado estando
varado, se allega solicitud de
dictamen pericial

LEYDI LUZ DOMICO
DOMICO, compaiiera
supérstite victima y en
representacion de sus
hijos
menores de edad:
* ISAYA DOMICO
DOMICO Y ISAC
DAVID DOMICO
DOMICO, ORFA
PERNIA DOMICO, en
calidad de madre
de la victima y LUIS
EDUARDO DOMICO
PERNIA, en
calidad de hermano de
la victima.

19/05/2024 | 8:00 VCT737

LEIDY
LORENA
RODRIGUEZ
SOLANO

29/12/2021

Se sugiere conciliar. Valor
sugerido: $156.000.000,
corresponde con el 65% de la
liquidacién objetiva.

LEIDY LORENA
RODRIGUEZ SOLANO,
en nombre propio y en
representacion legal de
MARLON EDUARDO
RODRIGUEZ SOLANO,
JERONIMO
RODRIGUEZ SOLANO
Y MELANIN SOFIA
RODRIGUEZ SOLANO
(Hermanos de la
victima), HUGO
RODRIGUEZ
SANCHEZ, PAOLA
ANDRES SOLANO,
MARTHA ISABEL
RODRIGUEZ SOLANO,
MARIA FERNANDA
RODRIGUEZ SOLANO,
MABEL YURANY
RODRIGUEZ SOLANO,
actuando en
representacion legal de
DANNA SOFIA IBARRA
RODRIGUEZ.

21/05/2024 | 9:00 | KRM150

ROSAURA
VASQUEZ
DAZA

20/01/2023

Se sugiere conciliar. Valor
sugerido: $156.000.000,
corresponde con el 65% de la
liquidacion objetiva. Entre
361.726.586 y 452.158.233

ROSAURA VASQUEZ
DAZA, SAMUEL
ALFONSO VASQUEZ
ROA'Y DANIA YASMIN
LOPEZ VASQUEZ

Quedo atenta a las instrucciones.
Muchas gracias.

Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAO%2BZF JghbLFFIPjXY3aBD8s%...

4/6



14/6/24, 7:48 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Angela Liliana Cruz Blanco

Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

N Certificada
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= Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!

@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca

@
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@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca
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