8/8/24, 7:27 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: REMISION SOLICITUD CASO PLACAS TJX-473 FECHA SINIESTRO: 30/07/2019 EXPRESO PALMIRA

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Mar 06/08/2024 17:00

Para:Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>
CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>

YUMBO - CONTINUACION AUDIENCIA ART 372 DEL CGP - PDTE
CONFIRMAR

Mar 13/08/2024, 'de’ 14:00 a 14:30

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO

Alexandra

DEMANDANTE: MAURICIO VALDERRAMA PRECIADO

DEMANDADO: TRANSPORTES EXPRESC PALMIRA S A.

COMPANIA: MUNDIAL

RAD: 2021-0056200

CASE: 11499

Contingencia: PROBABLE

Suma autorizada: $30.000.000

Se solicita a la compaiiia incrementar la suma, toda vez que |a parte demandante esta dispuesta a conciliar
por $50.000.000. Pte respuesta.

Representante Legal. Dr. Juan Camilo sierra.(Celular: 312 7650609 - correo:
juancamilosierra@shjuridico.com

Se fija fecha para continuacion de audiencia el 13 de agosto de 2024 a las 2:00 pm

Gustavo Alberto Herrera Avila
Director General
Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075
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gha.com.co

[@HERRERA J ,’
ABOGADOS & ASOCIADOS \

. Co 20209
ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES " Hmiﬂi‘n‘y s
Asociados
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Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 16:47

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: REMISION SOLICITUD CASO PLACAS TJX-473 FECHA SINIESTRO: 30/07/2019 EXPRESO PALMIRA

Buen dia apreciado Dr. Gustavo,
Me permito dar traslado a la siguiente informacién:

"(...) De acuerdo a lo que te comenté, se autoriza para el caso de placas TJX-473 la suma de $45 M. (...)"

Quedo atenta.
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8/8/24, 7:27 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Muchas gracias.

Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

Certificada

e
Q (601) 2855600 - 3112459345 Sy

seguros ., o
mund|al 2, calle 33 # 6B-24, Bogota D.C

R COmptILESeMPLe £ alcruz@segurosmundial.com.co

@ www.segurosmundial.comco

() www.facebook.com/SegurosMundial

De: David Andres Tibaduiza Villamarin <dtibaduiza@segurosmundial.com.co>

Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 13:02

Para: Carol Vivian Moriones Valencia <cmoriones@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>

Cc: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cristhian Camilo Villa Aimanza <cvilla@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco
<alcruz@segurosmundial.com.co>; Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>

Asunto: RE: REMISION SOLICITUD CASO PLACAS TJX-473 FECHA SINIESTRO: 30/07/2019 EXPRESO PALMIRA

Hola Carol,
De acuerdo a lo que te comente, se autoriza para el caso de placas TIX-473 la suma de $45 M.

Cordialmente,

David Andrés Tibaduiza V.

Subdirector Juridico de Indemnizaciones Autos y Rc Autos

X (601) 2855600 /3178166275

Seguros ., 1o . .
@ mundlal O Cll.33 # 6B - 24. Bogot, Colombia
tu compaiia siempre = dtibaduiza@segurosmundial.com.co

B i .
) www.segurosmundial.com.co

De: Carol Vivian Moriones Valencia <cmoriones@segurosmundial.com.co>

Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 10:46

Para: Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>

Cc: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cristhian Camilo Villa AlImanza <cvilla@segurosmundial.com.co>; David Andres Tibaduiza Villamarin
<dtibaduiza@segurosmundial.com.co>

Asunto: RE: REMISION SOLICITUD CASO PLACAS TJX-473 FECHA SINIESTRO: 30/07/2019 EXPRESO PALMIRA

Buenos dias Sofia y David, me colaboran con esta solicitud de expreso palmira hoy tenemos comité de siniestros a las 3 pm para revisar estos casos
puntuales, debido a que tienen audiencia el 13 de agosto de 2024.

quedoa atenta a comentarios para el cliente.
Mil gracias,

Cordial Saludo!

Carol Vivian Moriones Valencia
Gestora de Indemnizaciones

@ (602) 6670460 3102122790

sequros ., .o .
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De: Carol Vivian Moriones Valencia <cmoriones@segurosmundial.com.co>

Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 22:58

Para: Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>

Cc: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cristhian Camilo Villa AlImanza <cvilla@segurosmundial.com.co>; David Andres Tibaduiza Villamarin
<dtibaduiza@segurosmundial.com.co>

Asunto: REMISION SOLICITUD CASO PLACAS TJX-473 FECHA SINIESTRO: 30/07/2019 EXPRESO PALMIRA

Buenos dias Sofia remito solicitud de Expreso Palmira segin comité celebrado el dia de ayer.
Cordial saludo para todos,

Atendiendo a lo convenido en el comité juridico de la empresa; celebrado el dia de hoy 27 de junio de 2024, me permito solicitar se evalue la posibilidad
de incrementar el ofrecimiento econédmico efectuado en audiencia celebrada el dia 28 de mayo de 2024 ante el Juzgado 2° Civil Municipal de Yumbo, en
la que la compaiiia ofrecio la suma de $30.000.000, toda vez que los demandantes tal y como quedo registrado en el ACTA DE AUDIENCIA que se
adjunta emitida por el Juzgado 2° Civil Municipal de Yumbo, los demandantes estan dispuestos a conciliar por la suma de $50.000.000. Nosotros como
empresa transportadora ofrecimos la suma de $5.000.000, quedarian faltando $15.000.000 para finiquitar el acuerdo.

La audiencia se reprogramo para el dia 13 de agosto de 2024 a las 2:00 pm.

Los datos del proceso son los siguientes:

PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTES: MAURICIO VALDERRAMA (VICTIMA DIRECTA)

YULI PRECIADO PALACIO (MADRE)

LUZ MARY VALDERRAMA PRECIADO (HERMANA)

CARLOS URBANO CALZADA BERON (PADRASTRO)

YENI PRECIADO PALACIO (TIA)

RADICACION: 76-892-40-03-002-2021-00562-00

Quedamos atentos a sus comentarios y esperamos poder conciliar este caso.

Cordial Saludo!

Carol Vivian Moriones Valencia
Gestora de Indemnizaciones

(602) 6670460 3102122790

seguros ., . :
Cll. 22 Norte# 6AN - 24. Cali,
@ mundial
tu compaiiia siempre Colombia

: sy
cmor g com.c

o www.sequrosmundial.com.co

De: sara.ortiz@expresopalmira.com.co <sara.ortiz@expresopalmira.com.co>

Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 14:57

Para: Carol Vivian Moriones Valencia <cmoriones@segurosmundial.com.co>; Garcés, Ana <Ana.Garces@marsh.com>; camilo.mendoza@marsh.com <camilo.mendoza@marsh.com>;
juan-pablo.romero@marsh.com <juan-pablo.romero@marsh.com>; JUAN CARLOS MURILLO RAMIREZ <jcmurillor@hotmail.es>; Lina Marcela Villalobos Cabal
<lvillalobos@segurosmundial.com.co>; asistente.comites@holdingvml.net <asistente.comites@holdingvml.net>; supervisoraadministratica@holdingvml.net
<supervisoraadministratica@holdingvml.net>

Cc: jefe.juridico@expresopalmira.com.co <jefe.juridico@expresopalmira.com.co>; JURIDICO <juridico@expresopalmira.com.co>

Asunto: REMISION SOLICITUD CASO PLACAS TJX-473 FECHA SINIESTRO: 30/07/2019

Cordial saludo para todos,

Atendiendo a lo convenido en el comité juridico de la empresa; celebrado el dia de hoy 27 de junio de 2024, me permito solicitar se evalue la posibilidad de incrementar
el ofrecimiento econémico efectuado en audiencia celebrada el dia 28 de mayo de 2024 ante el Juzgado 2° Civil Municipal de Yumbo, en la que la compafiia ofrecio la
suma de $30.000.000, toda vez que los demandantes tal y como quedo registrado en el ACTA DE AUDIENCIA que se adjunta emitida por el Juzgado 2° Civil Municipal
de Yumbo, los demandantes estan dispuestos a conciliar por la suma de $50.000.000. Nosotros como empresa transportadora ofrecimos la suma de $5.000.000,
quedarian faltando $15.000.000 para finiquitar el acuerdo.

La audiencia se reprogramo para el dia 13 de agosto de 2024 a las 2:00 pm.

Los datos del proceso son los siguientes:

PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTES: MAURICIO VALDERRAMA (VICTIMA DIRECTA)

YULI PRECIADO PALACIO (MADRE)

LUZ MARY VALDERRAMA PRECIADO (HERMANA)

CARLOS URBANO CALZADA BERON (PADRASTRO)

YENI PRECIADO PALACIO (TIA)

RADICACION: 76-892-40-03-002-2021-00562-00

Quedamos atentos a sus comentarios y esperamos poder conciliar este caso.

Gracias,
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Sara Ortiz
I IBETR,
‘ —llegas mejor! sara.ortiz@expresopalmira.com.co

Movil: 321-8902546 Tel: 664 4689 Ext. 134
Acopi - Yumbo, Carrera 34 # 10-229
www.expresopalmira.com.co
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!
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