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RV: SOLICITUD CARTA HONORARIOS || RADICADO: 2021-00204 || DEMANDANTE:
FERNANDO SALAZAR 'Y OTROS / MARLON ALBERTO TORRES GAVIRIA, Y OTROS

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Vie 19/07/2024 13:46
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (54 KB)

image001.emz;

Buenos dias CAD,

Comedidamente solicito por favor sea cargada la propuesta de honorarios al case N°11500
Cordialmente

Ana Maria Valdés

De: GUISELL XIMENA PERILLA MONTANO <XPERIL1@MAPFRE.COM.CO>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 14:59

Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD CARTA HONORARIOS || RADICADO: 2021-00204 | | DEMANDANTE: FERNANDO SALAZAR Y
OTROS / MARLON ALBERTO TORRES GAVIRIA, Y OTROS

Bogota, 12 de febrero de 2023

Doctor
GUSTAVO HERRERA

Asunto:

CIVIL ORDINARIO FERNANDO SALAZAR Y OTROS VS MARLON ALBERTO TORRES GAVIRIA, ALVARO
VIDAL BOLANOS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Y
COMPANIA DE TRANSPORTE RADIO TAXI AEROPUERT DEMANDA DIRECTA MAPFRE

Poliza AUTOMOVILES No. 3416118002609

Despacho JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.

Siniestro0_0

Radicado 2021-00204

Respetado (a) sefior (a):

Con gusto nos permitimos comunicarle que esta aseguradora ha tenido a bien designarlo como apoderado
judicial de la MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., dentro de proceso del asunto.

El valor de la contingencia en el presente caso es la suma de $17200000, que corresponde al menor valor
que se toma entre el valor de las pretensiones y el valor asegurado (menos el valor del deducible en caso de
aplicar), teniendo en cuenta sélo el capital, es decir sin incluir intereses, costas del proceso, lucro cesante, ni
indexacion.

En consecuencia con lo anterior, los honorarios sera el valor de $4500000 como cargo fijo y como porcentaje

de éxito $ 1250000, pagaderos de la siguiente forma:

a) El 40% del porcentaje fijo contra contestacion de la demanda  $ 1800000
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b) EI 30% del porcentaje fijo contra alegatos de primera instancia $1350000

c) El 30% restante contra el fallo de haga transito a cosa juzgada $ 1350000

d) El porcentaje eventual se pagara: $1250000

* Si el proceso termina por transaccién, conciliacion o desistimiento, sobre la diferencia entre la contingencia
del proceso y lo que efectivamente la Compania pague, como suma adicional a lo ya causado.

** En caso de sentencia favorable a los intereses de la Compaiiia, sobre el valor de la contingencia.

para el momento de la facturacion agradezco por favor tener en cuenta el tramite de provisi+on contable

Agradezco de antemano su gentil atencion.

\.

L/ "E.Lz.{mf\?ﬁ'-“ G “’J_x'_,
Cordialmente,

ALEXANDRA RIVERA CRUZ
Representante Legal para asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos
MAPFRE SEGUROS DE VIDA Y MAPFRE SEGUROS GENERALES

Elaboré Ximena Perilla

De: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2023 8:28 a. m.

Para: GUISELL XIMENA PERILLA MONTANO <XPERIL1@MAPFRE.COM.CO>

Asunto: SOLICITUD CARTA HONORARIOS || RADICADO: 2021-00204 | | DEMANDANTE: FERNANDO SALAZAR Y
OTROS / MARLON ALBERTO TORRES GAVIRIA, Y OTROS

Buenos Dias Doctora
Cordial Saludo,

Comedidamente solicitamos la carta de honorarios del proceso en referencia, se envia nuevamente ya
que no se encontraba archivo adjunto, mil gracias.
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Cordialmente,

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

AUXILIAR DE FACTURACION

AREA FINANCIERA

+57 315 577 6200
facturacion@gha.com.co

ABOGADOS & ASOCIADOS

g RanEo
N Chambers
- Latin America g
.' ..

G Harvess ABogasos &
Assciades

LEL

@ & O O

gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its atfached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Facturacion GHA

Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 17:05

Para: JEFFERSON VARGAS <ysjeffe@mapfre.com.co>

Asunto: 2021-00204, FERNANDO SALAZAR Y OTROS / MARLON ALBERTO TORRES GAVIRIA, Y OTROS

Buenas tardes, Doctor Jefferson
Cordial Saludo

Comedidamente solicito por favor confirmar el valor de los honorarios del proceso en referencia.

Cordialmente

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

AUXILIAR DE FACTURACION
AREA FINANCIERA

+57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS

facturacion@gha.com.co
ProBono
* f
gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
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manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information confained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen
exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por
cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion,
reproduccion, alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo
relacionado con este tema.

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen
exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por
cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion,
reproduccion, alteracién, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo
relacionado con este tema.

MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE Colombia Vida seguros informan que: A través del Defensor del Consumidor Financiero usted tiene
la posibilidad de interponer quejas por fallas y deficiencias en los servicios.

Estas quejas pueden ser radicadas mediante alguno de los siguientes canales:

Defensor principal MAPFRE: Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano; E-mail: defensoriamapfre@gmail.com; direccion fisica: Carrera 13 A # 28-
38 Oficina 221 — Bogota D.C;; en el celular: 3123426229; Defensor suplente Dr. Jorge Humberto Martinez Luna; Direccién: Transversal 17 A
Bis # 36-60 — Bogota D.C,; Teléfono Celular: 3102234304; Correo electronico: martiluabog@cable.net.co; Horario de atencion de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua; o en la pagina web MAPFRE.COM.CO, oficinas y lineas telefonicas de MAPFRE en
Colombia.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAHNOPaJ5tghAhs3WXSGX%2FT... 4/4


mailto:defensoriamapfre@gmail.com
mailto:martiluabog@cable.net.co

