27/5/25, 11:02 p.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

ﬁ Outlook

Concepto no viabilidad de cobro costas | siniestro 72963277 Rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA
TROCHEZ vs ALLIANZ SEGUROS SA

Desde Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>
Fecha Mar 27/05/2025 22:50

Para Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

ccC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente informamos que, dentro de la presente actividad, por medio de la cual estuvimos intentando
hacer el recobro de costas por valor de $1.223.000 a cargo de los demandantes, debemos indicar que
evidenciamos documentos mediante los cuales se verific6 la condicidn econdmica de Ia
sefiora Jimena Piedrahita para verificar la viabilidad del cobro judicial de las costas adeudadas a Allianz:

-El certificado de tradicidn del bien inmueble propiedad de la sefiora Jimena Piedrahita permite constatar la
existencia de la afectacién a vivienda familiar y una hipoteca a favor de Davivienda, circunstancias que hacen
inviable la efectividad de una eventual medida de embargo sobre dicho bien.

-Por otra parte, se anexa la consulta de indices de propiedad que permite corroborar que la mencionada
sefiora Jimena Unicamente cuenta con un bien inmueble.

-Se anexa consulta del histérico vehicular del carro propiedad de la requerida en la que se verifica que cuenta con
prenda a favor de Finesa, por lo cual, ante un eventual cobro judicial, no seria posible hacer efectiva una medida
cautelar de embargo y secuestro debido a la prevalencia que la sociedad financiera tendria en la
materializacion de la garantia constituida a su favor.

Por lo anterior, informamos que el recobro de estas costas no tiene viabilidad y por tanto, sugerimos cerrar esta
actividad.

[ CERTIFICADO MATRICULA No. 370 - 1003409 1.pdf
l# consulta24100337421017150336157010236707630008pdf 1.pdf

l# HistoricoVehicular_ WMV621 1.pdf

Adjunto soporte documental.
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informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a

copy of the mail as well as its attachments

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>

Enviado: martes, 16 de abril de 2024 16:32

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Concepto viabilidad de cobro costas | siniestro 72963277 Rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs
ALLIANZ SEGUROS SA

Proceder con el cobro en la suma $1.223.000, es muy bajo, ya tienes la cuenta a donde nos deben consignar de manera
directa.

Cordial Saludo

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: domingo, 14 de abril de 2024 6:15 p. m.

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Concepto viabilidad de cobro costas | siniestro 72963277 Rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs
ALLIANZ SEGUROS SA

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente informamos que, dentro del proceso del asunto se realizé estudio de viabilidad de cobro de
costas procesales y por tanto lo adjuntamos para conocimiento.

Quedamos atentos a tus indicaciones frente al particular para proceder.

Respetuosamente,

J
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no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de
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de sus adjuntos.
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commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

a Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Enviado: martes, 14 de febrero de 2023 21:26

Para: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>

Asunto: Informe aud. inicial y sentencia favorable siniestro 72963277 rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs
ALLIANZ SEGUROS SA

Apreciada doctora Maria Claudia

Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, se realizé audiencia de 392 en la cual se dicté sentencia
favorable para los intereses de la Compafiia, en los siguientes términos:

“RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada, denominadas
FALTA DE COBERTURA, POR CUANTO LA POLIZA No. 021938883/0 NO SE ENCONTRABA VIGENTE PARA EL. MOMENTO DE
LOS HECHOS, RIESGO EXPRESAMENTE EXCLUIDO DEL AMPARO CONTEMPLADO EN LA POLIZA No. 022244347/10,
INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE OBLIGACION INDEMNIZATORIA A CARGO DE ALLIANZ SEGUROS S.A,
CAUSALES DE EXCLUSION DE COBERTURA POLIZA DE AUTOS LIVIANOS DE SERVICIO PUBLICO NO. 022244347/10 CON
VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019, y EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES, por
las razones expuestas en la parte motiva la sentencia. SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO:
CONDENAR en costas a la parte demandante. como agencias en derecho, se fija la suma de $1.223.000, de conformidad con
lo previsto en el articulo 5 del Acuerdo PSAA16- 10554 del 5 de agosto del 2016. La decision se notifica en estrados sin
recursos.”

Adjunto soporte documental.

Cordialmente,
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De: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

Enviado: lunes, 13 de febrero de 2023 14:08

Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Asunto: Urgente 0 72963277 rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs ALLIANZ SEGUROS SA

Internal
Estimadas,

Solicito de tu amable ayuda con el auto que fija la audiencia.

Cordial Saludo,
Maria Claudia Romero Lenis.

Allianz Colombia | Apoderada para Asuntos Judiciales|
Movil +52 (315)5694672|
Correo electronico maria.romero@externos.allianz.co | Visitanos en www.allianz.co

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 9 de febrero de 2023 4:19 p. m.

Para: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: citacion audiencia y RL: siniestro 72963277 rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs ALLIANZ SEGUROS
SA

Apreciada doctora Maria Claudia

Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, el Juzgado Noveno Civil de Municipal de Cali fij6 fecha
de audiencia inicial para el dia 14 de febrero de 2023 a las 9am. Por tanto, Por tanto, agradecemos agendar la fecha,
coordinar la asistencia del representante legal y remitir las instrucciones correspondientes.

En esta oportunidad procesal, no se considera viable conciliar dada la contingencia eventual del proceso, por las
siguientes razones:
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Al proceso se vincularon dos contratos de seguro distintos, la Pdliza No. 021938883 vigente desde el 01 de junio del
2017 al 31 de mayo del 2018, y la Péliza No. 022244347/10, con vigencia del 01 de marzo de 2018 hasta el 28 de
febrero de 2019. Frente a los dos aseguramientos y los argumentos de defensa esgrimidos se debe indicar lo
siguiente:

1. Po6liza No. 021938883: este contrato no se encontraba vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos, esto es,
el 30 de septiembre del 2018; lo cual evidencia una ausencia de cobertura temporal frente a dicho aseguramiento.
Frente a la imposibilidad de operatividad de este aseguramiento no hubo oposicién por parte de la accionante, por lo
que queda claro que dicho contrato no podra afectarse.

2. Péliza No. 022244347 /10: este contrato estaba vigente para la fecha de los hechos, sin embargo, conforme se
expuso en la contestacion, y de acuerdo con lo que se evidencia en la consulta efectuada en el RUNT, el conductor del
vehiculo asegurado de placa WMV62 (el sefior Julio Cesar Vallejo) conducia el automotor con la licencia de
conduccién suspendida, lo que significa entonces que, se habria configurado la causal de exclusiéon consagrada en el
numeral cuarto del acapite de exclusiones contenido en las condiciones generales del contrato de seguro,
especificamente la incluida en el numeral 4 del acapite denominado “Exclusiones para el amparo Pérdida Parcial del
vehiculo por Dalos de Mayor y Menor Cuantia”.

Sin embargo, en atencién a lo manifestado y advertido por la apoderada de la parte accionante con el descorre de las
excepciones, se debe indicar lo siguiente:

e Le asiste razén a la apoderada al indicar que, la causal de exclusién de cobertura que sustenta la oposicion de la
Compaiiia no se encuentra en la primera pagina de la péliza; por lo que en virtud de lo dispuesto en el articulo 44 de
laley 45 de 1990, y en el literal c del articulo 184 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, podria ser declarada
ineficaz.

e Ademas, si quisiéramos aplicar lo dispuesto en la Circular externa No. 007 de 1996, (Titulo VI, Capitulo II, 1.2.1.2.)
de la Superfinanciera, referente a que las exclusiones resultan aplicables cuando se encuentran consignadas a partir
de la primera pagina de la pdliza esto no seria posible, por cuanto que la exclusiéon se consign6 en las condiciones
generales.

« A esto se adiciona que en el expediente no se alleg6 prueba que acredite que la asegurada conocia la totalidad de las
condiciones, exclusiones y limitaciones de cobertura del seguro (con la reforma de la demanda aquella aporté
unicamente las condiciones particulares del contrato), o que cuando se emiti6 el contrato se le hizo entrega personal
del condicionado aplicable para la pdliza que contenia estas estipulaciones excluyentes de la obligaciéon
indemnizatoria de la Compaifiia.

Quedamos atentos a las instrucciones.

Cordialmente,
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De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 8:45

Para: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>

Asunto: RV: Modificacidn contingencia: siniestro 72963277 rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs ALLIANZ
SEGUROS SA

LORENA JURADO
GERENTE - AREA DE INFORMES

GHA

ABOGADOS & ASOCIADOS

MAIL: LJURADO@GHA.COM.CO

BOGOTA D.C.
CALLE &9 N° 4- 48 - EDIFICIO BURO 69 OFFICE 502

RANKED IN
.. Chambers "

Latin America
- -
- 2022 &
- -

G Herrora Abogmsdos &
Esmarkaring

. HENKED 1N ‘

. Chambers '
s Lotin Americn g
2023
.. ‘.

G Hurvwra Abugsdor &
Avoviadoy

F M DA I
P ra B ono

TEL & NIMERO FAX : (601) 7616436 / (601) 7961819
CALL

AV 67 A BIS 35N-100. OFFICE 212

TEL & NUMERO FAX: (602) 6594075

EMAIL: GHERRERAEGHA.COM.CO
NOTIFICACIONES2GHA.COM.CO

De: Lorena Jurado Chaves <|jurado@gha.com.co>

Enviado: martes, 26 de julio de 2022 11:59

Para: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Modificacién contingencia: siniestro 72963277 rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs ALLIANZ
SEGUROS SA

Apreciada doctora Maria Claudia
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Conforme con la solicitud efectuada, adjuntamos formato. Es importante sefialar que no es posible incorporar la
totalidad de la justificacion en el mismo.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves 3004674253

Coordinadora Area de Informes
(60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

ljurado@gha.com.co

www.gha.com.co

Aviso de Confidencialidad:

La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de
sus adjuntos.

Confidentiality Notice:

The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree
that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not
the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

Enviado: martes, 26 de julio de 2022 10:56

Para: Lorena Jurado Chaves <|jurado@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Modificacién contingencia: siniestro 72963277 rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs ALLIANZ
SEGUROS SA

Internal
Estimadas,

Por favor me ayudan con el formato de actualizacién de contingencia.

Cordial Saludo,
Maria Claudia Romero Lenis.

Allianz Colombia | Apoderada para Asuntos Judiciales|
Movil +52 (315)5694672|
Correo electrénico maria.romero@externos.allianz.co | Visitanos en www.allianz.co

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario
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De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 25 de julio de 2022 9:56 p. m.

Para: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Modificacién contingencia: siniestro 72963277 rad. 2020-00507, JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ vs ALLIANZ
SEGUROS SA

Siniestro: 72963277
Aplicativo: 41605
Interviniente: JIMENA PIEDRAHITA TROCHEZ

Apreciada doctora Maria Claudia

Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, el 9 de junio de 2022 la parte demandante descorrié
traslado de las excepciones presentadas y, una vez analizados los argumentos presentados se considera viable realizar
la modificacién de la calificacion de la contingencia a eventual por las siguientes razones:

Al proceso se vincularon dos contratos de seguro distintos, la Pdliza No. 021938883 vigente desde el 01 de junio del
2017 al 31 de mayo del 2018, y la Pdliza No. 022244347 /10, con vigencia del 01 de marzo de 2018 hasta el 28 de
febrero de 2019. Frente a los dos aseguramientos y los argumentos de defensa esgrimidos se debe indicar lo
siguiente:

1. Péliza No. 021938883: este contrato no se encontraba vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos,
esto es, el 30 de septiembre del 2018; lo cual evidencia una ausencia de cobertura temporal frente a dicho
aseguramiento. Frente a la imposibilidad de operatividad de este aseguramiento no hubo oposicidn por parte
de la accionante, por lo que queda claro que dicho contrato no podra afectarse.

2. Péliza No. 022244347 /10: este contrato estaba vigente para la fecha de los hechos, sin embargo, conforme se
expuso en la contestacion, y de acuerdo con lo que se evidencia en la consulta efectuada en el RUNT, el
conductor del vehiculo asegurado de placa WMV62 (el sefior Julio Cesar Vallejo) conducia el automotor con la
licencia de conduccion suspendida, lo que significa entonces que, se habria configurado la causal de exclusion
consagrada en el numeral cuarto del acapite de exclusiones contenido en las condiciones generales del contrato
de seguro, especificamente la incluida en el numeral 4 del acapite denominado “Exclusiones para el amparo
Pérdida Parcial del vehiculo por Dalos de Mayor y Menor Cuantia”.

Sin embargo, en atencién a lo manifestado y advertido por la apoderada de la parte accionante con el descorre de las
excepciones, se debe indicar lo siguiente:

e Le asiste razon a la apoderada al indicar que, la causal de exclusion de cobertura que sustenta la oposicion de la
Compafiia no se encuentra en la primera pagina de la pdliza; por lo que en virtud de lo dispuesto en el articulo
44 de laley 45 de 1990, y en el literal c del articulo 184 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, podria
ser declarada ineficaz.

¢ Ademas, si quisiéramos aplicar lo dispuesto en la Circular externa No. 007 de 1996, (Titulo VI, Capitulo II,
1.2.1.2.) de la Superfinanciera, referente a que las exclusiones resultan aplicables cuando se encuentran
consignadas a partir de la primera pagina de la péliza esto no seria posible, por cuanto que la exclusion se
consignd en las condiciones generales.

¢ A esto se adiciona que en el expediente no se allegd prueba que acredite que la asegurada conocia la totalidad
de las condiciones, exclusiones y limitaciones de cobertura del seguro (con la reforma de la demanda aquella
aportd tinicamente las condiciones particulares del contrato), o que cuando se emitio el contrato se le hizo
entrega personal del condicionado aplicable para la péliza que contenia estas estipulaciones excluyentes de la
obligacion indemnizatoria de la Compafifa. Por lo que la inica forma de acreditar este particular serd en el
interrogatorio de parte o con la testimonial solicitada por la Compafiia.

¢ Eventualmente se podria sustentar como defensa lo indicado por la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia
SC4126-2021, M.P. Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque, respecto a que el asegurador tiene la potestad de
estipular el riesgo que esta dispuesto a asumir y con ello definir las circunstancias bajo las cuales se exime de la
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obligacion de indemnizar en caso de que el riesgo se materialice, sin embargo, esto finamente dependera de la
posicién que asuma el Juzgador en este caso.

¢ De otro lado, asevera la apoderada que, de acuerdo con la consulta que se efectud en la plataforma del RUNT, la
licencia de conduccién se encontraba activa para la fecha de los hechos; no obstante, es probable que esto
obedezca a la fecha en la que se realizd la busqueda por parte de la accionante, pues la que se alleg6 con el
descorre data del 09 de junio del 2022 en la que estado de la licencia ya aparece activa:
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Sin embargo, la informacién que se obtuvo por la aseguradora y que motivé la objecidn a la reclamacion, se sustenta
en busqueda del 03 de octubre del 2018, como a continuacion se observa del extracto de la informacién aportada
con nuestra contestacion:
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En efecto, realizando la consulta al dia de hoy, se advierte que la informacién coincide con la indicada por la
apoderada de la accionante, no obstante, se reitera que esto puede obedecer a la fecha en la que se realiz6 la consulta
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pues, precisamente para el afio 2018, se advirtio que el sistema indicaba que en ese momento la licencia se
encontraba vencida; es posible entonces que posteriormente se haya renovado la misma.

Con todo, entendiendo que la accionante ya ha puesto de manifiesto la aplicabilidad de lo dispuesto en el articulo 44
de laley 45 de 1990, y en el literal c del articulo 184 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, consideramos que
la calificacion debe mutar a EVENTUAL, para efectos de corroborar al menos en la audiencia inicial la posicién del
Juzgador frente al particular de la ineficacia de las clausulas de exclusién, y posterior a ello, validar la posibilidad de
presentar una formula de arreglo en relacién con la Péliza No. 022244347/10.

Se recuerda que el valor asegurado asciende a $35.877.000, y que se debe restar el valor del deducible que
corresponde a $3.150.000.

Adjunto soporte documental.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves @3004674253
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I@'(60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

I I ! ©\uac0@ha.comco
RANKED IH PR A i

ABOGADODS & ASOCIADDS i‘ Chambers '.l ProBono
wy, Latin America g -
- 20'22 -
www.gha.com.co Qbterrses Abagades

Ascciadas

Aviso de Confidencialidad:

La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de
sus adjuntos.

Confidentiality Notice:

The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree
that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not
the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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