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RV: CONFIDENCIAL: Respuesta Requerimiento Legal Bancolombia Cod No RL00889304
ID 206064

Juzgado 02 Laboral - Antioquia - Medellín <j02labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 12/09/2023 10:45

Para:Juzgado 02 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato02@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (182 KB)
AS_RL00889304.zip;

Buen día

Remito memorial que por error fue enviado a este despacho

 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín 

j02labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
           Carrera 52 No. 42-73 - Teléfono 604 232  85 25 Ext 2602

            Edificio José Félix Restrepo Oficina 903 

De: respuestas requerinf <respuestasrequerinf@bancolombia.com.co>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 5:50 p. m.
Para: Juzgado 02 Laboral - Antioquia - Medellín <j02labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: CONFIDENCIAL: Respuesta Requerimiento Legal Bancolombia Cod No RL00889304 ID 206064
 
 
 
De: respuestas requerinf <respuestasrequerinf@bancolombia.com.co>
Enviado el: jueves, 10 de agosto de 2023 3:20 PM
Para: 'JIATO02@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO' <JIATO02@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO>
Asunto: CONFIDENCIAL: Respuesta Requerimiento Legal Bancolombia Cod No RL00889304 ID 206064
 

Hola NIDIA ELVELY RONDERO SAAVEDRA

En atención a su solicitud, le adjuntamos la respectiva carta de respuesta correspondiente a la gestión
realizada por parte de nuestra entidad, con código interno No RL00889304 (Favor citar en el
asunto al responder).
 
Por reserva bancaria, el correo electrónico se encuentra encriptado. Para abrirlo por favor dar clic,
digitar su correo electrónico y la contraseña de su buzón y con el código generado por el sistema,
podrá acceder a la información.
Con el envío de este correo y el acuse automático de lectura y recibo que genera el mismo, damos por
entendido la recepción en su Entidad. Agradecemos no copiar el correo de Requerinf en las
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gestiones internas que se realizan, debido a que esto está afectando la capacidad de nuestro
buzón.
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: la información contenida en este correo electrónico y sus anexos son
confidenciales y contienen información privilegiada. Está dirigido para el uso exclusivo del destinatario.
Si ha recibido este mensaje por error, queda notificado que cualquier divulgación del correo electrónico
o sus anexos, está estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario del correo electrónico por
favor borre todas las copias del mensaje y sus anexos y notifíquenos inmediatamente.

Gerencia Requerimientos Legales e Institucionales
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La información que estamos poniendo a su disposición está sujeta a reserva bancaria.

Gerencia de Requerimientos Legales e Institucionales
Carrera 48 N° 26 - 85 Edificio Bancolombia Torre Norte Primer Piso (Centro Logístico Ventanillas Interservicios) Medellín -
Antioquia Conmutador: 4040000 - Correo: Requerinf@bancolombia.com.co

Medellín, 09 de agosto de 2023                                                                                   Código interno Bancolombia Nro. RL00889304

JUZGADO SEGUNDO LABORAL CIRCUITO DE 
NIDIA ELVELY RONDERO SAAVEDRA
Respuesta al oficio No F0059923
jiato02@cendoj.ramajudicial.gov.co
BOGOTA DC, CUNDINAMARCA

RADICADO    P1001310500220190006400

Cordial Saludo,

Con base en lo solicitado por su entidad mediante oficio en referencia y una vez realizadas las respectivas 
validaciones; nos permitimos informar:

Allegamos los movimientos en formato Excel para los meses de noviembre de 2010 y diciembre de 2013 
respetivamente de la cuenta ahorros No. 19859986865 de propiedad de la señora GLORIA INÉS BUITRAGO 
RODRÍGUEZ identificada con cedula de ciudadanía N°35512120.

Esperamos en esta forma haber dado la suficiente claridad y estamos dispuestos a brindar cualquier información 
adicional que se requiera. 

En caso de requerir más información por favor cite el Nro. Código Interno

Toda la información o documentación proporcionada en la presente respuesta tiene carácter 

confidencial y está protegida por la reserva legal, deben permanecer en estricta 

confidencialidad y no pueden ser difundidos con terceras personas.

Wilder Mauricio Giraldo Restrepo
Gerencia Requerimientos Legales e Institucionales



Aplic Cod TRNS Descripción TRNS No. Cuenta  Vr. TRNS 

S 6008 CONSIG LOCAL EFECTIVO 19859986865 7.000,00$           

S 3051 COMISION REFERENCIA BANCARIA 19859986865 6.999,00$           

S 2142 PAGO INTERBANCARIOS 19859986865 5.017.256,00$   

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 6.898,00$           

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 7.489,00$           

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 6.898,00$           

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 7.489,00$           



Db/Cr
Fecha 

Efectiva

Fecha 

Vinculac
Suc. TRNS Nombre Cliente Id. Cliente

C 20101116 20101116 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120

D 20101116 20101116 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120

C 20101126 20101126 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120

D 20101126 20101126 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120

D 20101126 20101126 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120

D 20101130 20101130 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120

D 20101130 20101130 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120



 No. Cheque  FEC_INI  FEC_FIN 

0

0

0

0

0

0

0



Aplic Cod TRNS Descripción TRNS No. Cuenta  Vr. TRNS Db/Cr

S 6008 CONSIG LOCAL EFECTIVO 19859986865 570.000,00$   C

S 1319 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA 19859986865 536.756,00$   D

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 5.027,00$       D

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 7.640,00$       D

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 8.348,00$       D

S 3193 PAGO BANCASEGU 19859986865 8.645,00$       D

S 9051 RETIRO CANCELACION DE CUENTA 19859986865 19.381,34$     D



Fecha 

Efectiva

Fecha 

Vinculac
Suc. TRNS Nombre Cliente Id. Cliente

 No. 

Cheque 

20131220 20131220 58 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120 0

20131220 20131220 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120 0

20131227 20131227 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120 0

20131227 20131227 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120 0

20131227 20131227 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120 0

20131227 20131227 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120 0

20131230 20131230 198 GLORIA INES BUITRAGO RODRIGUEZ 35512120 0



 FEC_INI  FEC_FIN 


