30/5/24, 4:25 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: PARA REVISION PROPUESTA DE HONORARIOS || RV: SOLICITUD INFORMACION-
PROCESO YIMI FERNANDO IDROBO RAD 2016-00142 SGC 5402

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 30/05/2024 16:25
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (49 KB)
PROPUESTA DE HONORARIOS - YIMI FERNANDO IDROBO.docx;

Buenas tardes CAD
Por favor cargar carta de Honorarios al Case numero 11772
Cordialmente Kevin Gomez

Valentina Tamayo Ortega

Auxiliar de Facturacion - Area Financiera

Email: facturacion@gha.com.co | 315 577 6200

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 23 de febrero de 2022 15:23
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30/5/24, 4:25 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Para: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>

Cc: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>
Asunto: PARA REVISION PROPUESTA DE HONORARIOS || RV: SOLICITUD INFORMACION- PROCESO YIMI
FERNANDO IDROBO RAD 2016-00142 SGC 5402

Estimada Dra. Jinneth, muy buenos dias,

Amablemente remito propuesta de honorarios en el asunto de la referencia, la cual fue eleborada a
solicitud de la Compaifiia. Este proceso lo tenemos asignado solo para vigilancia.

Una vez, el documento cuente con tu visto bueno, facturacién lo podra enviar a la Compania.
Quedo muy atenta a tus valiosos comentarios e instrucciones.

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ | | " 3113888049

Abogada Senior E,
W4 dmunoz@gha.com.co

www.gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its aftached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 23 de febrero de 2022 08:35

Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD INFORMACION- PROCESO YIMI FERNANDO IDROBO RAD 2016-00142 SGC 5402

Buenos dias,
Estimadas doctoras,
Por favor su colaboracion con lo solicitado por la Compaiiia.

Quedo atento a comentarios, mil gracias.
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Manuel Alejandro Olave Chuvila @ 315 5776200

Auxiliar de facturacién
(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 21 de febrero de 2022 20:15

Para: Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>

Cc: Viviana Cruz <Viviana.Cruz@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: SOLICITUD INFORMACION- PROCESO YIMI FERNANDO IDROBO RAD 2016-00142 SGC 5402

Hola Laura,
Agradecemos nos remitas una propuesta de honorarios por la vigilancia.
Saludos,

Luis Alberto Suarez Urrego | Director Legal Judicial

((601) 5922929 Ext. 1121) Celular 318-4872906

Carrera 9 AN° 99 —07 Piso 14 | Horario de Atencién: 8:00 a.m. — 5:00 p.m.
luis.suarez@Ilaequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |
Bogotd - Colombia
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
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prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Viviana Cruz <Viviana.Cruz@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado el: lunes, 21 de febrero de 2022 9:14 a. m.

Para: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>

CC: GHA LAURA CAMILA COLORADO VILLADA <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD INFORMACION- PROCESO YIMI FERNANDO IDROBO RAD 2016-00142 SGC 5402

Hola Luis;

Por parte de la firma del Dr. Gustavo Herrera nos consultan si cuentan con honorarios por la
vigilancia que se realizd al proceso sgc 5402, este era uno de los procesos de Alexander, pero
el fraslado del recurso lo descorrié Juan David, por parte de la firma realizaron vigilancia al
proceso.

Gracias.
Cordialmente,

Viviana Carolina Cruz Bermudez | Coordinador Judicial — Direccion Legal Judicial

(601) 5922929 Ext. 1231 | 1231 @ 3157471346 - 3102243998 | Direccién Cra.9° # 99-07 Piso 15 |
Horario de atencién: lunes a jueves 7:00 a.m. — 4:00 p.m. — viernes 7:00 a.m. — 3:00 p.m.
>4_viviana.cruz@|aequidadseguros.coop | www.laeguidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Laura Camila Colorado Villada [mailto:facturacion@gha.com.co]

Enviado el: miércoles, 9 de febrero de 2022 11:26 a. m.

Para: Viviana Cruz <Viviana.Cruz@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: SOLICITUD INFORMACION- PROCESO YIMI FERNANDO IDROBO RAD 2016-00142 SGC 5402

Buenos dias estimada doctora Viviana,

Comedidamente solicito de su colaboracion informandonos si en el proceso de YIMI FERNANDO IDROBO
Rad:2016-00142, contamos con honorarios debido a que es reasignado y Unicamente realizamos la
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vigilancia,

Quedo atenta a sus comentarios,

Cordial saludo,

Laura Camila Colorado @ 315 5776200

Auxiliar de facturacié
wxiliar de facturacion (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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