4/6/25, 11:15 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

ﬁ Outlook

RE: CASE 11818 | **REUQERIMIENTO**

Desde Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Fecha Mié 4/06/2025 10:18
Para Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>

CcC Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gonzalo Rodriguez Casanova
<grodriguez@gha.com.co>

ﬂj 1 archivo adjunto (242 KB)
WhatsApp Image 2025-06-04 at 10.08.21 AM.jpeg;

Estimada Marlyn, buenos dias,

Amablemente informo que el demandante se mantiene en conciliar el proceso por la suma de $270.601.155, que corresponde
a la siguiente liquidacion:

Propuesta de Conciliacion 80%: $270.601.155

Total de la condena 1° instancia $338.251.444 * 80% (propuesta de conciliacion) = $270.601.155

Consorcio (50%): $135.300.578
EMCALI (50%): $135.300.578

Coaseguro:
Allianz (80%): $108.240.462
Previsora (20%): $27.060.116

La conciliaciéon se manejo en pesos no en SMLMV.

Quedamos atentos a algun requerimiento adicional,
Adjunto pantallazo, donde el demandante se mantiene en este valor.

Cordialmente,

Kennie Lorena Garcia Madrid

H E R R E R A Abogada Senior Il
TEL: 322 514 4706
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en
este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in
this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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4/6/25, 11:15 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 4 de junio de 2025 9:54

Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

Cc: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gonzalo Rodriguez Casanova
<grodriguez@gha.com.co>

Asunto: RE: CASE 11818 | **REUQERIMIENTO**

Hola Nico,

Iba a realizar lo que me indicaste pero veo que se deben actualizar los valores:

IMPORTANTE - CONCILIACION ALLIANZ... | Descargar & Guardar en OneDrive

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@ hotmail.com:

Enviado: miércoles, 19 de junio de 2024 13:44

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co=; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Maria Claudia Romero Lenis
<maria.romero@externos.allianz.co>

Asunto: RE: CONCILIACION ALLIANZ S-54995864 // rad. 2017-00131, JOSE ARLEY MARTINEZ, FRANCIA GUTIERREZ vs - E.I.C.E. E.S.P.

Estimados

No vamos a aplicar el deducible a cargo de Emcali en esta ocasion, pero debe desistir de Emcali en la transaccion al igual que de todos, Emcali no firma el contrato,
no deben contactar a Emcali solo que quede clare que la demanda contra el tambien termina en virtud de nuestro pago.

Como seria el valor entonces? Ustedes hablaron con previsora? ustedes dicen esto:

"......E1 T0% del valor de la condena asciende a: $106.978.149. Este valor sera pagado de la siguiente forma:

Deducible (10% min. $28.000.000): se descuenta $28.000.000, para un total de: $78.978.149.

Coaseguro: Del valor de $78.978.149, Allianz debera pagar el 80% equivalente a $63.182.519. Y La Previsora debera asumir el 20% que corresponde a:
$15.795.630.

En todo caso, buscaremos un acercamiento con la apoderada del Consorcio, con el propdsito de consultar si tienen animo de conciliar este asunto y participar en el
acuerdo con el 50% del valor de la condena....”

Que dijo la abogada del consorcio? La condena es solidaria ojo con eso no sea que despues salgan a cobrar todo a guien quade.

En todo queda autorizado por ALLIANZ el 80% de $106.978.149, 0 sea § 85.582.519, lo demas esta a cargo de previsora y a ellos si hay que meterlos al contrato.

De acuerdo con ese correo remitido por la doctora Maria Clau, los demandantes estaban dispuestos a conciliar por el 70% del
valor del fallo 1ra instancia, sin embargo, en la Ultima comunicacion que enviamos la semana pasada, indicamos que los
demandantes se mantenian en su posicién conciliatoria por el 80% del valor del fallo 1ra instancia.

Nota: Adicional, al final del correo, la doctora Maria Claudia indicé que se autorizaba el 80% del pago, pero no sobre el valor
total de la condena, sino que, lo liquidoé sobre el 70% previamente informado.

Por lo cual, considero que debemos remitir una nueva liquidacién, teniendo en cuenta los valores actualizados a 2025.

Quedo muy atenta a las indicaciones emitidas para proceder de inmediato.

iMil gracias!
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Marlyn Katherine Rodriguez Rincén
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este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in
this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

Enviado: domingo, 1 de junio de 2025 21:07

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>

Cc: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gonzalo Rodriguez Casanova
<grodriguez@gha.com.co>

Asunto: RV: CASE 11818 | **REUQERIMIENTO**

Hola Mar,
Por favor reitera los valores que la Dra. Maria C indico en el correo del 19 de junio de 2024.

Gracias!

Nicolas Loaiza Segura

H E R R E R A Gerente Area De Derecho Publico
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contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
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confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: sabado, 31 de mayo de 2025 8:43

Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Gonzalo Rodriguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>; Kennie Lorena Garcia Madrid
<kgarcia@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: CASE 11818 | **REUQERIMIENTO**

Estimados,
Remito para su conocimiento y trdmite - CASE 11818

@Kennie Lorena Garcia Madrid: Kenn, este requerimiento se debe a la info que enviamos en estos dias frente al auto que
reconocié como sucesora procesal del sefior José Arley Martinez a la sefior a Francia Gutiérrez.

iMil gracias a todos!

Marlyn Katherine Rodriguez Rincén
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De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Enviado: viernes, 30 de mayo de 2025 22:44

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Fw: **REUQERIMIENTO**

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: CE02589@allianz.co <CE02589@allianz.co>

Sent: Friday, May 30, 2025 10:34:07 PM

To: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Cc: mariaclaudia.romero@hotmail.com <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; maria.romero@externos.allianz.co
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4/6/25, 11:15 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

<maria.romero@externos.allianz.co>; " ljurado"@gha.com.co <" ljurado" @gha.com.co>
Subject: **REUQERIMIENTO**

Allianz@ ~_ -

Siniestro: 054995864 / 811-4219
Asegurado:  E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DECALI E.I.C.E,CA

Fecha

Siniestro:  28-07-2015

30 de Mayo de 2025

Buenas noches,

Por favor enviar la formula de arreglo, con el fin de proceder
Cordialmente,

DAVID GIRALDO

Allianz Seguros S.A.

Celular: #265
Allianz Seguros S.A. Bogotd: 601 5941133
Cra. 13a No.29-24 Linea Nacional: 018000 513500
Bogota - Colombia Visitanos: www.allianz.co

31-05-2025 05:34:06 031041000410DRTC20

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgacion no esta permitida por la ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electronico remitido a nuestra atencion o a través de
nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminacién, asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucion,
copia o utilizacion de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electronico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad
de los mensajes transmitidos, asi como tampoco su integridad o su correcta recepcion, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no
consintiese en la utilizacion del correo electrénico o de las comunicaciones via Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by law. If you are not
the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by our contact channels enabled. In such
case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of the messages
sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications via Internet, you are kindly
requested to notify us immediately.
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