[€]HERRERA

ABOGADQOS & ASOCIADOS

Bogota, 5 de enero de 2024

Sefiores:
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
E. S. D.

notificacionesjudiciales@auditoria.gov.co
correspondencia@auditoria.gov.co
secretariaprocesosfiscales@auditoria.gov.co

ASUNTO: DERECHO DE PETICION

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
19.395.114 de Bogota D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No.
39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de Apoderado de AXXA
COLPATRIA SEGUROS S.A reconocido a través del Auto No. 008 del 14 de marzo de 2019., en
ejercicio del DERECHO DE PETICION consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica
de Colombiay con el lleno de los requisitos del articulo 16 de la ley 437 de 2011, (modificada por
la ley 1755 del 30 de Junio de 2015), respetuosamente me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar
los datos basicos como banco, nimero de cuenta, nit y cualquier otro que se requiera para
proceder con el pago del fallo con responsabilidad fiscal de radicado RP-180000-003-18, con
fundamento en lo siguiente:

HECHOS

1. El 25 de septiembre de 2023 mediante Auto No. 00575, se dicto fallo con responsabilidad en
el cual se ordend frente a Axxa Colpatria Seguros lo siguiente:

SEGUNDO: Declarar a Axa Colpatria Seguros 5.4, idenilficada con NIT.
860,002, 184-8, como tercero civilmenie responsable, de acusrdo con la paliza de
Manejo Global de Enfidades Oficiales nro, 4-27-8001003308. Por tanto, Axa
Colpatria Segures 5.0, identificada con MIT. BE0.002.184-6, deberd pagar la suma
de treinta ¥ sels millones occhocientos cuarenta v siete mil cchenta pesos con
treinta centavos (§ 36.847.080,30), con corte 2l 31 de agosto de 20E3

PARAGRAFO PRIMERQD. Esta suma daberd ser pagada por el fercero civilmente
responsable al eraro de la Secretarla de Hacenda de Bogota, D.C.

2. El 2 de noviembre de 2023 mediante Auto No. 00645 se resolvieron unos recursos de
reposicion y se confirmo en todas sus partes el Auto No. 00575 del 25 de septiembre de 2023
mediante el cual se fall6 con responsabilidad fiscal.

3. El 28 de noviembre se solicitd6 a la Secretaria de Procesos Fiscales mediante correo
electronico, los datos necesarios para el pago del fallo con responsabilidad fiscal de radicado RP-
180000-003-18, como se evidencia en la siguiente imagen:

Dea: Notificaciones GHA <naotificaciones®gha.com.oco=

Enviado: martes, 28 de noviembre de 2023 19:11

Para: Sacretaria Procesos Fiscales ssecrataniaprocesosfiscales @ auditoria.gov.cos

Cc: Maria Femanda Lopez Donoso <milopez & gha.com.cos; Katherine Buitrago Bustamante <kbuitrago® gha.com.co=
Asunto: RV: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGOWRAD.RF-180.000-003-2018/KEE

Sefiores
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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SOLICITUD- DATOS PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL FALLO CON RESPOSABILIDAD FISCAL DEL RADICADO RF-180.000-
003-2018
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« Banco, Numero de cuenta, Nit y demas datos correspondientes para realizar el pago.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.395.114 de Bogotd D.C., abogado an ejercicio,
portador de la T. P. Mo. 38,116 del Consejo Superior de |a Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de AXA COLPATRIA SEGUROS
5.A an el procesa de & referancia, de manera respetuosa solicilo datos para proceder con el respectiva pago del fallo de responsabilidad
fiscal

Para que sean compartidos a los siguientes correos electronicos:
« notificaciones@gha.com.co

Agradezco su pronta colaboracian.

Cordialmentea,
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogota D.C.
T.P. No. 35.116 del C.5. de la J.

4. El 30 de noviembre de 2023 mediante el Auto No. 00662, se confirmé en grado de consulta el
Auto No. 00645 del 2 de noviembre de 2023.

5. El 13 de diciembre de 2023 la Secretaria de Procesos Fiscales en respuesta a la solicitud
elevada el 28 de noviembre remitié copia del Auto No. 00575 del 25 de septiembre de 2023, no
obstante solo se limité a remitir el documento sin ninguna otra indicacibn como se evidencia en
la siguiente imagen:

De: Secretaria Procesos Fiscales =secretariaprocesosfiscales @auditoria gov.co=
Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 15:26

Para: Motificaciones GHA =notificaciones&gha_com.co=

Asunto: RV: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGO/RAD.RF-180.000-003-2018/KBE

De: Secretaria Procesos Fiscales =secretariaprocesosfiscales @ auditoria.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 15:21

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha com.co=

Asunto: RE: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGO/NRAD_RF-180.000-003-2018/KBB

Bogota D.C., 13 de diciembre de 2023
Sefior

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
Referencia: Remision Auto Nro 0575 del 25/09/2023

Expedientes: RF-180000-003-18

Nos permitimos remitirles copia del Auto Nro. 0575 del 25 de septiembre de 2023 “Fallo con responsabilidad fiscal
de tnica instancia”.

Atentamente,

SECRETARIA COMUN DE PROCESOS FISCALES
Direccién de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccidn Coactiva
Teléfono: 3186800, Ext. 3037 - 3038

Ay, Calle 26 No. 69 - 76, Piso 17 y 18, Edificio Elemento
Bogeta, D.C.

6. El 13 de diciembre de 2023 nuevamente se solicitdé a la Secretaria de Procesos Fiscales,
mediante correo electrénico los datos necesarios para el pago del fallo con responsabilidad fiscal
de radicado RP-180000-003-18, como se evidencia en la siguiente imagen:

RE: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGO(/RAD.RF-180.000-003-2018(/KBB

Motificaciones GHA <notificaciones@gha com.co>

Mg 131212022 16:25

Para:Secrataria Proceses Fiscales <secretariaprocasosfiscales@auditonia. gov.oos

Ceo:Maria Fernanda Ldpez Donoso <miflopez@gha.com.co=Katherine Buitrago Bustamante <kbuitrego@gha.com.cas
Sefiores

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

E.5.D

REITERO SOLICITUD- DATOS PARA PROCEDER COMN EL PAGO DEL FALLO CON RESPOSABILIDAD FISCAL DEL RADICADO RF-
180.000-003-2018

Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212, Cali, Valle del Cauca,

Centro Empresarial Chipichape

+57 315 577 6200 - 602-6594075
Bogota - Calle 69 No.04-48 Of. 502, Ed. Buro 69 ABOGADOS & ASOCIADOS
+57 3173795688 - 601-7616436




[€]HERRERA

ABOGADQOS & ASOCIADOS

» Banco

» Mumero de cuenta

« Nit

» Cualguier otro dato que se requiera para proceder con el pago

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, idenfificado con la cédula de ciudadania No. 19.385.114 de Bogotd D.C., abogado en ejercicio,
partadar de la T. P. No. 38.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial da AXA COLPATRIA SEGURDS
5.A en el proceso de la referencia, de manera respetucsa solicito datos para proceder con el respectiva pago del fallo de responsabilidad
fiscal.

Para que sean compartidos a los siguientes cormeos electrdnicos:

« nofificaciones@gha.com.co

Agradezco su pronta colaboracian.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

7. En el Auto No. 00575 del 25 de septiembre de 2023, se establecioé que el pago del fallo con
responsabilidad fiscal de radicado RP-180000-003-18, debia realizarse al erario publico de la
Secretaria de Hacienda como se evidencia en el paragrafo primero del numeral segundo del
mencionado auto asi:

SEGUNDO: Declarar a Axa Colpairia Seguros SA, identlficeda con MNIT.
860,002, 184-6, como tercere civilmanie responsable, de acuerde con la poliza de
Mangjo Global de Entidades Oficiales nro. 4-27-8001003306. Por fante, Axa
Calpatria Segures 5.0, identificada con NIT. 860,002.184-8, debera pagar la suma
de treinta y sels millones cchocientos cuarenta y siete mil ochenta pesos con
treinta centavos (§ 38.847.0890,30), con corte al 31 de agosto de 2023

PARAGRAFO PRIMERO. Esta suma deberd ser pagada por el tercero civilments
responsabhe al erario de la Secretaria de Haclenda de Bogota, DLC.

8. Por lo anterior el 18 de diciembre de 2023, se radicé peticion ante la Secretaria de Hacienda
de Bogota en la cual se solicitaron los datos para efectuar el pago del fallo con responsabilidad
fiscal de radicado RP-180000-003-18, como se evidencia en la siguiente imagen:

De: Mollicaciones GHA snoiflicacionss @ gha com oo

Enviacda: uines, 18 da Stiambn da 2023 17:25

Pasrn: radicacsn _vinual@shd goses oradiossson_wviriual @shd gov.ons

Ce: Maria Fervanda Lopes Don oso <milopes Shgh a.cm oo Katharine Buitrags Bustaman e <Kbuitiago 8hgha oom oo
Asunba: " URGEENTE ™ SOLICITUD DE DATOS PARS PAGOWRAD FF-180.000-003- 20 18/HBE

Sohons
SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA
ES.D
REFERENCIA PROCESD DE REEFPONSABILIDAD FISCAL
RADICACION: RF-180.000-303-2018
B o sl A T W T L b T TR VY Y TR Ve i D 1 1 B

T, el [P T P

ENTIDAD AFECTADA: CONTRALDRLA DISTRITAL DE BOGOTA

DEMANDADO: LUIE CANLLERMO RAMOS VERGARA
TERCERD CIVILMENTE
RESPONBABLE: AXA OOLPATRIA BEGURDS B.&

ABUNTO: B0LICITUD DATOE DE PAGD.

Medane Aute 575 del Proceso con Radicado Mo-RF-180_000-D03-2018 ad slaniado en la Audiicra General de la Repablica, se prodnd Falo
oo nesponsabilidad en Comna o 5. Luis Guilermo Rames Vergana, ¥ que & Comespondens pago s debe realizar al erano oz la
Becretaria de Hackenda de Bogotd, parm dar irdmite sclicitames amablemenie oo daics &6 [agn pars proosser oon & misma.

GLFSTAND AL BERTO HERRERA AYILA, idendlicado con la cédula de dudadania Mo. 19,395 114 de Bogold D.C. . abogado en eemico,
portsdor el T. P. Mo 30116 ded Corsejo Supericr de @ Judicatura, en mi calidad de apoderado especial oo ANA COLPATRIA SEGURCS
BAen o process de la relerenda, de manen nespeiucaa solicio datcs para proceder oon & respeciiso pagn del fallo de respon sabiidad
Piscal.

Para que sean comparidos a los siguisnies comens slecindnicos
» ot caciones{lgha com Lo
Agradezon su pronta colaboracidn

Cowdialmeie

CUFESTAND ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. Mo, 19.385.194 de Bogotd D.C.
TP Ho. 3.1 dal C8. dola J.
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No obstante, no se recibié ninguna respuesta por parte de la Secretaria de Hacienda de Bogota.

9. El 26 de diciembre de 2023 nuevamente se reitero la solicitud de informacién a la Secretaria
de Hacienda de Bogot4, para el pago del fallo con responsabilidad fiscal de radicado RP-180000-
003-18, como se evidencia en la siguiente imagen:

D Noificacicnas GHA -notlicacionss @ sha com oo

Eniviadds: mames, 26 db dissimiten oo 2023 1520

Para: iz acson hacsn dabogois <radiesckonh bobend abog ola @ shd goe oo rotficaciones)udic ales B secrolaiajuridcs gow.oo
enilicacionasjuicisos sec miad ajurndics g ov.oos

Ce: Maria Femanda Laper Donoso =milape @gh a com oo; Batharing Buirago Bustaman s <kbulrago @gha com oo
Agunba: AV "URGENTE™"SOLICITUD OE DATOS PARA PAGOWRAD AF-180.000-003-20180KBE

EBuhoras
SECRETARIA DE HACIENDA DE BDOOTA
EA&.0

REFERENCIA PROCESD DE REEPONSABILIDAD FISCAL
RADICACION: RF-180.000-203-2018

ENTIDAD AFECTADA: CONTRALDRIA DISTRITAL DE BOGOTA
DEMANDADD: LUIS CANLLERWD RAMOE WERGARA
TERCERD CIVILMENTE

RESPOMEABLE: AXA COLPATRIA EEGQURCSE BLA

ABUNTO: SOLMITUD DATOE DE PAGD.

MoSante Auls 575 del Process con Rascads Mo-RF-180.000-D03-2018 adelaniado en la Auficra Cencral de la Repdblica, se prodind Falo
con responsabilidad en comira del Sr. Luks Guilermo Aamos Vengana, y que & comespondiente pago se debe realizar al erano de la
Seorelaria de Hacknda de Ecgoid, pam dar irdmite solciamos amablemenie los daos de page Rara proosder con ¢ mismo.

GAFSTAND ALBERTO HERRERA AYILA, idenifioado con la cédula o dudadania No. 19,395 114 de Bogotd D.C. abogado &n egcico,
portmdor die @ T. P Mo 39116 del Corsejo Su perion de la Judicatura, @n mi caldad de apoderado especial de AXA COLPATRIA SEGURCS
BA en o proceso de la selenencia, & manen respetucsa solicho datos para proceder con & respectiva pago ool tallo de respon sabiidad
Tescal.

Plara que sean compartidos a0 Suiemies comeos sk nicos
+ molilcacionesigha.com.co

Agradezcn su pronta colaboraciin

10. El dia 4 de enero de 2023 la secretaria de Hacienda dio respuesta a las dos solicitudes
elevadas el 18 y 26 de diciembre, sefialando lo siguiente:

“(...)De manera atenta, nos permitimos informar que, la Secretaria Distrital de Hacienda no
tiene registros de afectacion de ninguna de sus pdélizas mencionadas y desconoce del proceso
que se adelant6é en su momento; por tal razéon, en el marco del articulo 19 de la Ley 1755 de
2015, emitida por el Congreso de la Republica, requerimos la aclaracion del numero de pdéliza
de la Secretaria Distrital de Hacienda y el radicado con el que se afectd la cobertura(...)”

I RAZONES EN LAS QUE SE FUNDAMENTA LA PETICION

A la fecha no existe claridad respecto al pago del fallo con responsabilidad fiscal de radicado RP-
180000-003-18, como quiera que la Secretaria de Hacienda sefial6 que no tiene conocimiento
del proceso en mencién. Adicionalmente en varias oportunidades se ha solicitado a la Secretaria
de Procesos Fiscales informacion respecto a los datos basicos para poder realizar el pago sin
embargo, no han dado una respuesta de fondo.

Se debe tener en cuenta que durante mas de un mes se ha solicitado a través de varias peticiones
la informacion correspondiente para realizar el pago del fallo con responsabilidad fiscal, por lo
tanto, no se pueden correr intereses como quiera que no ha sido por falta de gestion de mi
representada el no pago de la misma.

Es valido mencionar que la Corte Constitucional ha destacado la obligacion de que las entidades
den respuesta a los derechos de peticibn comoquiera que este, no solo es un derecho
fundamental, sino que ademas de su respuesta depende la proteccién de otros derechos
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fundamentales. Asi lo indico la sentencia T-491 de 2013 con ponencia del doctor Luis Ernesto
Vargas Silva®:

“La jurisprudencia constitucional sobre el contenido y alcance del derecho de peticion es
extensa y reiterada, razon por la cual existe consenso acerca de las reglas esenciales que
gobiernan esa garantia constitucional. Por ende, la Corte reiterara tales previsiones a partir
de una de sus recapitulaciones. El derecho de peticion es fundamental y determinante para
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Ademas, porque mediante
€l se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la informacién, a la
participacion politica y a la libertad de expresion. El nicleo esencial del derecho de peticion
reside en la resolucion pronta y oportuna de la cuestion, pues de nada serviria la posibilidad
de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para si el sentido de lo decidido.”1

En cuanto al contenido de la respuesta, la Constitucion Politica en su articulo 23 consagra el
derecho de peticion como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos
la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas y a obtener de ellas una respuesta oportuna
y completa sobre el particular. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia
constitucional, para la satisfaccién de ese derecho la respuesta debe ser: i) oportuna, ii) debe
resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; y
iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen esos presupuestos se
incurre en una vulneracién del derecho fundamental de peticion.

En efecto, la respuesta al derecho de peticiébn debe ser de fondo, clara y congruente con lo
solicitado; por lo cual, no se entiende que dicho derecho se satisfaga con la emision de la
respuesta, sino que adicionalmente, deber ser congruente con los planteamientos formulados
por el peticionario.

M. PETICION

Primero: Solicito que se informe de manera clara a que Entidad se debe realizar el pago del fallo
con responsabilidad fiscal de radicado RP-180000-003-18.

Segundo: Solicité los datos basicos como, numero de cuenta, banco, NIT, y cualquier otro que
se requiera para proceder con el pago del fallo con responsabilidad fiscal de radicado RP-180000-
003-18.

Tercero: Asi mismo que se tenga en cuenta que no se puede computar ningun tipo de interés
por el no pago del fallo con responsabilidad fiscal de radicado RP-180000-003-18, hasta tanto no
se tenga informacion clara respecto al pago.

V. ANEXOS

1. Copia del Auto No. 008 del 14 de marzo de 2019 mediante el cual se me reconoce
personeria juridica para actuar en representacion de Axxa Colpatria Seguros ene |
presente proceso.

Copia del Auto No. 00575 del 25 de septiembre de 2023.
Copia del Auto No. 00645 del 2 de noviembre de 2023.

1 Corte Constitucional, sentencia T- 491 de 2013, referencia: expediente T-3.813.310, Accién de tutela
interpuesta por Jesus Karim Nader Chujfi contra el Banco de Occidente, Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva.
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Copia del Auto No. 00662 del 30 de noviembre de 2023.

Copia de la solicitud realizada a la Secretaria de Procesos Fiscales del 28/11/2023.
Copia del de la solicitud realizada a la Secretaria de Procesos Fiscales del 13/12/2023.
Copia de la respuesta de la Secretaria de Procesos Fiscales del 13/12/2023.

Copia de la solicitud realizada a la Secretaria de Hacienda de Bogota del 18/12/2023.

© © N o g k&

Copia de la solicitud realizada a la Secretaria de Hacienda de Bogota del 26/12/2023.
10. Copia del oficio de respuesta de la Secretaria de Hacienda de Bogota del 4/01/2024.

V. NOTIFICACIONES

e El suscrito y mi representada podran ser notificados en la Avenida 6ta A # 35 N 100
oficina 212 de la ciudad de Cali, y en el correo electrénico: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S. delaJ.
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