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RE: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGO//RAD.RF-180.000-003-2018//KBB

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Mié 13/12/2023 16:25

Para:Secretaria Procesos Fiscales <secretariaprocesosfiscales@auditoria.gov.co>
Cco:María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>;Katherine Buitrago Bustamante <kbuitrago@gha.com.co>

Señores    
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
E.S.D 

REITERO SOLICITUD- DATOS PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL FALLO CON RESPOSABILIDAD FISCAL DEL RADICADO RF-
180.000-003-2018

Banco

Numero de cuenta

Nit

Cualquier otro dato que se requiera para proceder con el pago

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio,
portador de la T. P. No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de AXA COLPATRIA  SEGUROS
S.A en el proceso de la referencia, de manera respetuosa solicito datos para proceder con el respectivo pago del fallo de responsabilidad
fiscal.

.  
Para que sean compartidos a los siguientes correos electrónicos: 
 

notificaciones@gha.com.co 

 
Agradezco su pronta colaboración.  
   
  
Cordialmente,  
     
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA    
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C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.    
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.  

   

                 +57 315 577 6200 - 602 659 4075 / notificaciones@gha.com.co 

  
 

       

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida
en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained
in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Secretaria Procesos Fiscales <secretariaprocesosfiscales@auditoria.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 15:26
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGO//RAD.RF-180.000-003-2018//KBB

De: Secretaria Procesos Fiscales <secretariaprocesosfiscales@auditoria.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 15:21
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGO//RAD.RF-180.000-003-2018//KBB

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2023

Señor

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

Referencia: Remisión Auto Nro 0575 del 25/09/2023 
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Expedientes: RF-180000-003-18

Nos permitimos remitirles copia del Auto Nro. 0575 del 25 de septiembre de 2023 "Fallo con responsabilidad fiscal
de única instancia". 

Atentamente, 

SECRETARÍA COMÚN DE PROCESOS FISCALES
Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Teléfono: 3186800, Ext. 3037 - 3038
Av. Calle 26 No. 69 - 76, Piso 17 y 18, Edificio Elemento
Bogotá, D.C. 

"La AGR, prohíbe de manera expresa cualquier práctica de soborno, en favor propio o de un tercero, para que un servidor público haga o deje de hacer
una actividad, en contra del ordenamiento legal. Norma ISO 37001:2016.
Igualmente invita a conocer la política del Sistema de Gestión Antisoborno implementada por la entidad, consultando a través de nuestra página Web y, a
través del BOTÓN de denuncias, dar a conocer hechos de soborno a fin de prevenirlo y mitigarlo."

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2023 19:11
Para: Secretaria Procesos Fiscales <secretariaprocesosfiscales@auditoria.gov.co>
Cc: María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Katherine Buitrago Bustamante <kbuitrago@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE DATOS PARA PAGO//RAD.RF-180.000-003-2018//KBB

Señores    
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
E.S.D 

SOLICITUD- DATOS PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL FALLO CON RESPOSABILIDAD FISCAL DEL RADICADO RF-180.000-
003-2018
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Banco,  Numero de cuenta, Nit y demás datos correspondientes para realizar el pago.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio,
portador de la T. P. No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de AXA COLPATRIA  SEGUROS
S.A en el proceso de la referencia, de manera respetuosa solicito datos para proceder con el respectivo pago del fallo de responsabilidad
fiscal.

.  
Para que sean compartidos a los siguientes correos electrónicos: 
 

notificaciones@gha.com.co 

 
Agradezco su pronta colaboración.  
   
  
Cordialmente,  
     
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA    
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.    
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.  
 
 

   

                 +57 315 577 6200 - 602 659 4075 / notificaciones@gha.com.co 

  
 

       

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida
en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained
in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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