12/2/24, 11:28 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Lun 12/02/2024 11:22

Para:Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>
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De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 11:01

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

No suele recibir correos electrénicos de alcruz@segurosmundial.com.co. Por qué esto es importante

Buen dia estimado Dr. Gustavo,

Para la diligencia del 13/02/2024 hora 9:30 am, se autoriza la suma de $17.000.000, en aras de que se logre dar por terminado el proceso.
Datos de la audiencia:

PLACA: SYK-095

DEMANDANTE: JOHANA CHAMORRO VALENZUELA

Quedamos pendiente del desenlace de la diligencia.

Muchas gracias.

Cordialmente,

De: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 10:34

Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Estimadas, buen dia.

Acorde a lo solicitado y en aras de lograr el cierre del proceso se Autoriza un valor de ofrecimiento de $17.000.000.

Placa: SOD901

Cordialmente.
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Great
Luz Stephany Gacharna Cuellar Place
Asesora Juridica de Indemnizaciones Autos y RC A -\Il-‘?ork.

N Certificada
) (601) 2855600 i
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@ mundia[“’ 9. calle. 33 # 6B - 24. Bogota, Colombia
tu compaiiia siempre lgacharna@segurosmundial.com.co

[
&% www.sequrosmundial.com.co

) www.facebook.com/SequrosMundial

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: viernes, 9 de febrero de 2024 10:23

Para: Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>

Asunto: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Buen dia apreciadas,

Remito audiencia de pesados que se tiene programada para el 13 de febrero del 2024 hora 9:30 a.m.

Se recomienda suma por $19.833.520 a $24.791.900 para conciliar de acuerdo con nuestro abogado externo.

Quedamos atentas a las autorizaciones de dichas diligencias.

Muchas gracias.

Cordialmente,
Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos ‘
A oct zuzla-ocT 2024
S (601) 2855600 - 3112459345
Seguigs. = e
mund|al L calle 33 # 6B-24, Bogota D.C

Sicompahiaisiemare 7 alcruz@segurosmundial.com.co

@Q www.sequrosmundial.comco

() www.facebook.com/SegurosMundial
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= Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!
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Porque trabajamos cerca
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!
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