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RV: INFORME AUD ART 372 CGP - SUSPENDIDA - DTE JOHANNA CHAMORRO
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Contestación_Demanda_Mundial_de_Seguros.pdf; SOLICITUD_LLAMAMIENTO_-_MARÍA_SUSANA_MARTÍNEZ_DE_VILLEGAS.pdf;

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO
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proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 13:12
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Natalia
Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME AUD ART 372 CGP - SUSPENDIDA - DTE JOHANNA CHAMORRO VALENZUELA DDO MARIA
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SUSANA MARTINEZ DE VILLEGAS // RAD 2021 00149 // CASE 11884 // CLIENTE: COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.
 
Buen día estimado Juan David.

Informamos que mediante WhatsApp, la Dra. Angela Cruz remitió  la siguiente instrucció n para la audiencia
de Johana Chamorro:

"Johana Chamorro
Se autorizan los $25.000.000 pero en lo posible cerrarlo en 23M.
Ya  que son mas de 10millones en total con el aporte del asegurado de lo estimado por esos daños"

Cordialmente,
 

 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Enviado: sábado, 24 de febrero de 2024 8:56
Para: Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: INFORME AUD ART 372 CGP - SUSPENDIDA - DTE JOHANNA CHAMORRO VALENZUELA DDO MARIA
SUSANA MARTINEZ DE VILLEGAS // RAD 2021 00149 // CASE 11884 // CLIENTE: COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.
 
Estimada Nata, buen día.

Adjunto demanda y anexos, pó liza, contestació n a la demanda, llamamiento y contestació n al llamamiento,
acta de audiencia inicial celebrada el 13 de febrero de 2024 e informe inicial del proceso

Frente a la suma autorizada se precisa lo siguiente:
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Por correo la Dra. Angela Cruz autorizó  17.000.000, sin embargo, en el desarrollo de la diligencia, se autorizó
20.000.000 vía WhatsApp, manifestando que, si no aceptaban dicha suma, nos fuéramos hasta la sentencia.

No obstante, Juan David Vergara, abogado que asistió  a la audiencia inicial el 13 de febrero, informó  que el
apoderado del propietario del vehículo asegurado coadyuvará  el ofrecimiento con 5.000.000 por lo que
solicitó  informá ramos a Mundial para ver si existe la posibilidad de reconsiderar la suma a 25.000.000. Lo
anterior teniendo en cuenta que, segú n el reporte de Juan David, la suma que está  solicitando los
demandantes es de 30.000.000

La solicitud por Juan David fue remitida a informes 22 de febrero y el 23 de febrero se remitió  correo a la
Dra. Angela de Mundial para verificar si nos autorizan suma por 25.000.000.

Por lo anterior, se recalca que por el momento solo se han autorizado 20.000.000.  Adjunto captura de
pantalla:

Por otro lado, en audiencia inicial del 13 de febrero solo se celebró  la etapa conciliatoria, como se puede
observar en el acta adjunto. No se han agotado los interrogatorios de parte.

Por ú ltimo, se informa que están acomodando la agenda pues para la pró xima semana se fijaron varias
audiencias de manera extraordinaria, por lo que se está  verificando que abogado asistirá . 

Cordialmente,

 

 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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De: Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Enviado: sábado, 24 de febrero de 2024 8:22
Para: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: INFORME AUD ART 372 CGP - SUSPENDIDA - DTE JOHANNA CHAMORRO VALENZUELA DDO MARIA
SUSANA MARTINEZ DE VILLEGAS // RAD 2021 00149 // CASE 11884 // CLIENTE: COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.
 

Buen día Pao:

De acuerdo a lo indicado por el Dr. Herrera, necesita saber qué abogado lo acompañará en esta
diligencia para la respectiva preparación (pues en la agenda no aparece todavía este dato).

Solicita la siguiente información:

Piezas: Demanda, contestación, llamamiento y pólizas si las hay.
Informe del proceso
Suma autorizada
Si es continuación: detalles de lo que se llevará a cabo en la audiencia.

Muchas gracias,

 

 

 NATALIA GÓMEZ CÓRDOBA

 

SECRETARIA

             ÁREA ADMINISTRATIVA

  +57 3155776200 - 602 6594075

  secretaria@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by

https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
mailto:secretaria@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/


26/2/24, 16:02 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQABJbQWmHArxEtJ9LzXuj2GY%3D 5/7

law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
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De: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Enviado: viernes, 23 de febrero de 2024 18:01
Para: Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME AUD ART 372 CGP - SUSPENDIDA - DTE JOHANNA CHAMORRO VALENZUELA DDO MARIA
SUSANA MARTINEZ DE VILLEGAS // RAD 2021 00149 // CASE 11884 // CLIENTE: COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.
 
Buena tarde Nata

Informo que a esta diligencia se agendó  al Doctor, teniendo en cuenta que Carlos Prieto ya tiene diligencia
agendada para este mismo día.

Cordialmente,

 

 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 17:10
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>; Paola
Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
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Asunto: INFORME AUD ART 372 CGP - SUSPENDIDA - DTE JOHANNA CHAMORRO VALENZUELA DDO MARIA
SUSANA MARTINEZ DE VILLEGAS // RAD 2021 00149 // CASE 11884 // CLIENTE: COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.
 
Estimada Área de Informes. 
Reciban un cordial saludo.
 
Comedidamente nos permitimos informar sobre el desarrollo de la audiencia del artículo 372 del C.G.P.
llevada a cabo en el Juzgado 03 Civil Municipal de Guadalajara Buga el día 13 de febrero de 2024 a las
10:00 a.m. dentro del caso promovido por la señora Johana Chamorro Valenzuela en contra de María
Susana Martínez de Villegas y otros. 
 
En la audiencia se realizó el siguiente trámite: 

Se instaló la audiencia y se reconoció personería jurídica a los abogados. 
Se trato de llegar a formulas de arreglo con el fin de resolver el litigio en la etapa conciliatoria. De
esta manera la parte demandante expresó su ánimo conciliatorio bajando sus pretensiones a la
suma de $30'000.000 de pesos.
Luego de comunicarnos con la compañía, se ofreció como máximo la suma de $20'000.000 de
pesos por lo cual se dio por fracasada. La juez considero suspender programando nueva fecha
para el día 28 de febrero del 2024 a las 9:30 a.m.

Nota: El interrogatorio del RL no se ha realizado por lo que deberá asistir a la próxima audiencia. El Dr.
Carlos Prieto ya tiene conocimiento del caso. Adjunto envío correo por el cual se envío la respectiva
preparación del RL para que el abogado asignado (en caso de no ser otro) pueda optimizar el trabajo. 

Nota 2: En conversaciones con el apoderado del propietario del vehículo asegurado están dispuestos a
sumarse al acuerdo conciliatorio por la suma de $5'000.000 de pesos por lo cual sólo hay $5'000.000 de
pesos de diferencia. Recomiendo hablar con la compañía con el fin de determinar si definitivamente no
están dispuestos a ofrecer una suma mayor. 

Quedo atento a cualquier inquietud.

Mil gracias, atentamente.

 

 

JUAN DAVID VERGARA MELO 

 

ABOGADO JR.

             DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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