28/2/24, 11:53 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mié 28/02/2024 11:25
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Estimados compafieros, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo. CASE No. 11884

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co
ABOGADQS & ASOCIADOS

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 28 de febrero de 2024 08:50

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Estimado Juan
Te remitimos las instrucciones para la diligencia a tu cargo programada para el dia hoy.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

ABOGADA JUNIOR
INFORMES
+57 321 625 25 60

pastudillo@gha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS

o & O

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: miércoles, 28 de febrero de 2024 8:39

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrénicos de alcruz@segurosmundial.com.co. Por qué esto es importante

Buen dia estimado Dr. Gustavo,

Te comparto instrucciones para la audiencia de JOHANA CHAMORRO: "(...) en aras de cerrar el caso se autorizan $25.000.0000 pero en lo
posible, se sugiere intentar arreglo en $23.000.000 ya que son mas de $10.000.000 en total con el aporte del asegurado de lo estimado, por esos
dafios."
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Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

(601) 2855600 - 3112459345

seguros .. o
@ mu ndlal Calle 33 # 6B-24,, Bogota D.C

LacOmpAnIAGiempEe alcruz@segurosmundial.com.co

www.sequrosmundial.comco

www.facebook.com/SegurosMundial

De: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 16:09

Para: Luz Stephany Gacharna Cuellar <Igacharna@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez
<paortiz@segurosmundial.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Buenas tardes

Angela, dando alcance a lo conversado internamente y en aras de cerrar el caso se autorizan $25.000.0000 pero en lo posible, se sugiere intentar arreglo en $23.000.000 ya que
son mas de $10.000.000 en total con el aporte del asegurado de lo estimado, por esos dafios.

Cordialmente,

Cindy Paola Rojas Cardenas

Coordinadora de Indemnizaciones Autos y Rc Autos

(601) 285 56 00/ 3102116480
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www.segurosmundial.com.co

De: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 10:34

Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Estimadas, buen dia.

Acorde a lo solicitado y en aras de lograr el cierre del proceso se Autoriza un valor de ofrecimiento de $17.000.000.

Placa: SOD901

Cordialmente.
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De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: viernes, 9 de febrero de 2024 10:23

Para: Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>

Asunto: AUDIENCIA PESADOS 13 DE FEBRERO DEL 2024 09:30 A.M. JOHANA CHAMORRO

Buen dia apreciadas,

Remito audiencia de pesados que se tiene programada para el 13 de febrero del 2024 hora 9:30 a.m.

Se recomienda suma por $19.833.520 a $24.791.900 para conciliar de acuerdo con nuestro abogado externo.

Quedamos atentas a las autorizaciones de dichas diligencias.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco

Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

A oct zuzi:-ocT 2024
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= Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!
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@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!

@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca

c-'@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!

O mundial

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca

c-'@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!
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@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca
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