
De: Javier Andrés Acosta Ceballos 
Enviado el: lunes, 24 de abril de 2023 12:56 p. m. 
Para: David Tibaduiza Villamarin <david.tibaduiza@sbseguros.co> 
CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Jorge Luis Bermúdez Rojas 
(jbermudez@gha.com.co) <jbermudez@gha.com.co>; Informes GHA 
(informes@gha.com.co) <informes@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba 
<secretaria@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co> 
Asunto: RV: COMUNICACIÓN EXPEDIENTE 1900.27.07.23.1523 
Importancia: Alta 

  

Estimado doctor David, 

  

Dentro de este proceso se adelantó la audiencia de descargos el día 18 de abril del 
2023. No obstante, ésta se suspendió debido a que uno de los presuntos 
responsables no contaba con apoderado de confianza. En ese orden de ideas, la 
audiencia se reprogramó para el 9 de mayo del 2023 a las 9:00 a.m., por lo que con 
todo gusto asumiremos la representación de SBS seguros en este proceso. 

  

Gracias por depositar su confianza en nuestra firma. 

  

Cordialmente, 

  

Javier Andrés Acosta C. 

Coordinador 

 Derecho Público – Bogotá  

Coordinador nacional 

responsabilidad fiscal 

  

 3155776200   

  

jacosta@gha.com.co 

  

 

mailto:jacosta@gha.com.co


      

  

      www.gha.com.co 

                        

  

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o 
distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información 
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. 
Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la 
información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si 
usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así 
como de sus adjuntos. 

  

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or 
distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information 
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the 
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and 
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended 
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its 
attachments 

  

  

  

  

 

De: David Tibaduiza Villamarin <david.tibaduiza@sbseguros.co> 
Enviado: viernes, 21 de abril de 2023 13:42 
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves 

http://www.gha.com.co/
mailto:david.tibaduiza@sbseguros.co
mailto:gherrera@gha.com.co


<ljurado@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co> 
Asunto: RV: COMUNICACIÓN EXPEDIENTE 1900.27.07.23.1523 

  

Estimados Dres., 

  

Queríamos preguntar si ustedes tienen este caso en el radar. 

  

Con un cordial saludo, 

  

David A. Tibaduiza Villamarin 

Especialista de Litigios & Liabilities 

Vicepresidencia de Indemnizaciones 

  

SBS Seguros Colombia S.A. 

Av. Cra. 9 No. 101 – 67 Piso 7° - Bogotá, Colombia 

T (601) 313 8700 Ext.: 1039 

www.SBSeguros.co 

  

 

  

  

  

De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co> 
Enviado el: lunes, 17 de abril de 2023 11:36 a. m. 
Para: David Tibaduiza Villamarin <david.tibaduiza@sbseguros.co> 
Asunto: RV: COMUNICACIÓN EXPEDIENTE 1900.27.07.23.1523 
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Hola, encontré las pólizas, es una póliza modular del ramo 521, no tenemos 
reaseguro, así que podemos designar el apoderado, es en Cali, mándaselo a Herrera, 
no se si ya lo habíamos recibido. 

Dicen que nos vinculan por dos pólizas, y son dos vigencias, pero al buscar en sise 
solo veo una póliza para las vigencias en las que nos vinculan, es un coaseguro 
aceptado, líder Solidaria. 

  

  

  

  

  

  

  

Saludos, 

  

María Beatriz Giraldo O. 

Directora RC, Lineas Financieras y Litigios 

Vicepresidencia de Indemnizaciones 

  

SBS Seguros Colombia S.A. 

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° 

Bogotá, Colombia 

T +57 (1) 313 8700 

Maria.Giraldo@sbseguros.co 
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De: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co> 
Enviado el: viernes, 14 de abril de 2023 2:55 p. m. 
Para: David Tibaduiza Villamarin <david.tibaduiza@sbseguros.co>; Maria Giraldo 
Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co> 
Asunto: RV: COMUNICACIÓN EXPEDIENTE 1900.27.07.23.1523 

  

Apreciados buenas tardes, 

  

Me permito enviar para su amable apoyo con el trámite correspondiente 

  

Mil gracias, 

  

  

  

Cindy Marisol Beltrán González 

Requerimientos Legales 

Vicepresidencia de Finanzas y Operaciones (CFO/COO) 

  

SBS Seguros Colombia S.A. 

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° 

Bogotá, Colombia 

T +57 (601) 313 8700  

www.SBSeguros.co 
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A continuación encontraras la información de nuestro Defensor del Consumidor 
Financiero 

Principal: Dr.  Jose Guillermo Peña González 

Suplente: Dr. César Alejandro Pérez Hamilton 

  

Horario de Atención Lunes a Viernes de 8 a.m. a  5.30 p.m. jornada continúa   

Dirección: Avenida 19 No. 114 – 09, Oficina 502 Bogotá D.C. Colombia 

Teléfonos: (1) 213 13 70 -  (1) 213 13 22 Bogotá D.C. 

Teléfono celular: 321 924 04 79 - 323 232 29 11 

E-mail:  defensorsbs@pgabogados.com 

Página Web: http://pgabogados.com/  

  

De: Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co> 
Enviado el: viernes, 14 de abril de 2023 1:36 p. m. 
Para: servicioslcliente@axacolpatria.co; servicioalcliente.co@chubb.com; 
Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>; presidencia@hdi.com.co; 
Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co> 
Asunto: COMUNICACIÓN EXPEDIENTE 1900.27.07.23.1523 

  

  

Cordial Saludo, 

  

Le comunico que la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 
General de Santiago de Cali, profirió en el expediente del asunto, el auto No. 
1900.27.07.23.023  de febrero 15 de 2023, el cual  apertura e imputa  un proceso de 
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responsabilidad Fiscal mediante el procedimiento verbal,  en contra de los señores: 
Ricardo Castillo Torres, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.967.400, 
Jesús Antonio Ordoñez Sandoval, representante legal  de la Ferretería Servimax, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.16.709.424;  Natalia Andrea Salazar Toro, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144095.746, representante legal de  la 
empresa Ferroeléctricos de Todo; José Jawer García, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.632.011 propietario y representante legal  de la papelería Pacifico y 
Cía. 

 Apertura que tiene su origen  en los hallazgos relacionados en la Actuación Especial 
denuncia Fiscal de José Darwin Lenis Mejía, Secretario de Educación por las 
presuntas irregularidades I.E. Santo Tomás, Hallazgo No. 02 

 Se determinó  un presunto detrimento de  $13.604.359. Auto en el cual se les vincula 
como tercero civilmente responsable. 

  

Anexo: Auto que los vincula 1900.27.07.23.023  de febrero 15 de 2023 y el auto de 
tramite que fija fecha para la audiencia    . 

  

Atentamente, 

  

MAGNOLIA WAGNER GONGORA 

Profesional Especializado 

  

  

  

  

 



 


