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siniestros.generales </O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=980C6B6D812A42019179FC17256F61FA-SINIESTROS.>
Mié 28/12/2022 7:42
Para:​Carol Moriones <reclamos@aescobarch.com>​
CC:​Esvonimir ESPITIA GALEANO <esvon.espitia@axacolpatria.co>​

Buenos días, Carol
 
Dando alcance al correo anterior, y de acuerdo con lo validado con tributaria me permito indicar que el pago fue correcto y se realizó bajo las retenciones del
Rut, así las cosas, comparto la liquidación de la factura.
 

 
Cualquier inquietud con gusto sera atendida.
 
NOTA: Toda solicitud, comunicación, requerimiento y/o entrega de documentos, agradecemos remitirla a las siguientes direcciones electrónicas:
 

Vida, ORV y RC Lesiones Corporales: siniestros.generales@seguros.axacolpatria.co
Automóviles RC Lesiones Corporales: siniestros.autos@seguros.axacolpatria.co

 
Cordialmente,

Ingrid Muñoz
Analista Auditoria Técnica Vida y Lesiones SEG
Servicio al cliente
Cra. 7 No. 24-89 Torre Colpatria
Bogota - Colombia
 
#OrgulloAXACOLPATRIA

 
 
De: Carol Moriones <reclamos@aescobarch.com>
Enviado el: martes, 20 de diciembre de 2022 12:50 p. m.
Para: Ingrid Alexandra MUNOZ PINEDA <ingrid.munozp@axacolpatria.co>
Asunto: RV: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA DEMANDA ASEGURADO: STF GROUP S.A // STRO 22345-2017 – 9-15-22345-2017-1 // POLIZA RC GENERAL:
8001047054// F.O. 18-12-2017 //TERCERO: JAIRO PASCUAS  Respondió el Mar 22/11/2022 19:16.
 

[PRECAUCIÓ N:] Este correo electró nico se originó  fuera de la organizació n. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es
seguro.

 
 
Cordial saludo,
 
Ingrid me colaboras con el area encargada, el asegurado consulta, porque emitieron el pago por el monto de $ 7.384.078 cuando la factura esta
por el monto de $ 8.131.967
 
quedo atenta.
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CAROL VIVIAN MORIONES VALENCIA 

Directora de Indemnizaciones  

ALVARO ESCOBAR CH Y CIA LTDA 

Calle 36 Norte # 6ª-65 Ofc 1602 

World Trade Center Pacific Mall. 

TELEFONOS 6679955 EXT 105 3165311776 

 

AVISO IMPORTANTE: 

Toda la información consignada y sus anexos, del presente correo electrónico son de carácter estrictamente confidencial y privilegiada. Solo está dirigida al destinatario o destinatarios del mismo, sin la

intención de que sea revelada o divulgada a otras personas. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por el remitente y está

sancionado de acuerdo a las normas legales aplicables. La presente forma de comunicación es inviolable, por tanto no se podrá atentar contra el secreto que pudiera contener y solo puede ser

interceptada y registrada, mediante orden judicial, en los casos y en las formalidades que establezca la ley y la Constitución Política Colombiana. 

El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo electrónico o cualquier anexo a él, razón por la cual la firma  Álvaro Escobar Ch. & Cía. Ltda., no asume ningún tipo de

responsabilidad por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo electrónico y/o sus anexos. 

El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes,

igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en esta comunicación. En particular los servicios

públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en el contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo

y demás previstos en el régimen disciplinario. 

Si por error recibe este mensaje, por favor notifique de inmediato al emisor y destruya el correo, sus anexos  y todas sus copias que existan del mismo. 

 

De: Valeria Londoño Yagari 
Enviado: martes, 20 de diciembre de 2022 11:00
Para: Carol Moriones <reclamos@aescobarch.com>
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Cordial saludo,
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Carol de su ayuda informando el porque emitieron el pago por el monto de $ 7.384.078 cuando la factura esta por el monto de $ 8.131.967
 
quedo atenta.
 
 

 
Valery Londoño Y.

Analista De Cartera

Área financiera | STF GROUP S.A. 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos
a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

 

De: Carol Moriones <reclamos@aescobarch.com>
Enviado: martes, 20 de diciembre de 2022 10:53
Para: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños <maria.rodriguez@studiof.com.co>; Valeria Londoño Yagari <valeria.londono@studiof.com.co>; Luz Karime Lasso Campo
<luz.lasso@studiof.com.co>; Luisa Fernanda Marin Erazo <luisa.marine@studiof.com.co>; Seguros Stf <seguros@studiof.com.co>; Monica Garcia Giraldo
<monica.garcia@studiof.com.co>
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenos días este pago se notifico a STF el 1 Dic-2022
 
 

 
 

 

CAROL VIVIAN MORIONES VALENCIA 

Directora de Indemnizaciones  

ALVARO ESCOBAR CH Y CIA LTDA 

Calle 36 Norte # 6ª-65 Ofc 1602 

World Trade Center Pacific Mall. 

TELEFONOS 6679955 EXT 105 3165311776 

 

AVISO IMPORTANTE: 
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Toda la información consignada y sus anexos, del presente correo electrónico son de carácter estrictamente confidencial y privilegiada. Solo está dirigida al destinatario o destinatarios del mismo, sin la

intención de que sea revelada o divulgada a otras personas. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por el remitente y está

sancionado de acuerdo a las normas legales aplicables. La presente forma de comunicación es inviolable, por tanto no se podrá atentar contra el secreto que pudiera contener y solo puede ser

interceptada y registrada, mediante orden judicial, en los casos y en las formalidades que establezca la ley y la Constitución Política Colombiana. 

El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo electrónico o cualquier anexo a él, razón por la cual la firma  Álvaro Escobar Ch. & Cía. Ltda., no asume ningún tipo de

responsabilidad por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo electrónico y/o sus anexos. 

El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes,

igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en esta comunicación. En particular los servicios

públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en el contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo

y demás previstos en el régimen disciplinario. 

Si por error recibe este mensaje, por favor notifique de inmediato al emisor y destruya el correo, sus anexos  y todas sus copias que existan del mismo. 

 

De: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños 
Enviado: martes, 20 de diciembre de 2022 10:47
Para: Valeria Londoño Yagari 
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenos días,
 
Hola a todos como están, por favor solicitamos nos confirmen fecha de pago debemos tener cerradas las cuentas al corte del 26 de diciembre.
 
Me confirman por favor esta factura debe de estar cruzar en este mes.
 

AXA COLPATRIA SEGUROS
SA FPN-00019921 10/11/2022 11/11/2022 8.131.967

COBRO POR REEMBOLSO DE
HONORARIOS // DEMANDA
ASEGURADO: STF GROUP S.A //
STRO 22345-2017 – 9-15-22345-
2017-1 // POLIZA RC GENERAL:
8001047054// F.O. 18-12-2017
//TERCERO: JAIRO PASCUAS
SOLICITA Luz Karime Lasso Campo 

 
saludos
 
Maria del Pilar Rodriguez B.
Jefe de Cartera y Serv. Administrativos 

FINANCIERA

 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar,
retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor
infórmenos a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita.  

 

De: Valeria Londoño Yagari 
Enviado: jueves, 15 de diciembre de 2022 10:14 a. m.
Para: Luz Karime Lasso Campo <
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Cordial saludo,
 
Luz Karime de su ayuda compartiendo el soporte de pago para la factura FPN-00019921

quedo atenta.
 
 

 
Valery Londoño Y.

Analista De Cartera

Área financiera | STF GROUP S.A. 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos
a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
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De: Carol Moriones <reclamos@aescobarch.com>
Enviado: martes, 22 de noviembre de 2022 7:13 p. m.
Para: Luz Karime Lasso Campo 
Cc: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños 
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenas tardes, esta en estudio por AXA apenas tenga información les escribo.
 
saludos
 

 

CAROL VIVIAN MORIONES VALENCIA 

Directora de Indemnizaciones  

ALVARO ESCOBAR CH Y CIA LTDA 

Calle 36 Norte # 6ª-65 Ofc 1602 

World Trade Center Pacific Mall. 

TELEFONOS 6679955 EXT 105 3165311776 

 

AVISO IMPORTANTE: 

Toda la información consignada y sus anexos, del presente correo electrónico son de carácter estrictamente confidencial y privilegiada. Solo está dirigida al destinatario o destinatarios del mismo, sin la

intención de que sea revelada o divulgada a otras personas. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por el remitente y está

sancionado de acuerdo a las normas legales aplicables. La presente forma de comunicación es inviolable, por tanto no se podrá atentar contra el secreto que pudiera contener y solo puede ser

interceptada y registrada, mediante orden judicial, en los casos y en las formalidades que establezca la ley y la Constitución Política Colombiana. 

El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo electrónico o cualquier anexo a él, razón por la cual la firma  Álvaro Escobar Ch. & Cía. Ltda., no asume ningún tipo de

responsabilidad por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo electrónico y/o sus anexos. 

El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes,

igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en esta comunicación. En particular los servicios

públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en el contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo

y demás previstos en el régimen disciplinario. 

Si por error recibe este mensaje, por favor notifique de inmediato al emisor y destruya el correo, sus anexos  y todas sus copias que existan del mismo. 

 

De: Luz Karime Lasso Campo 
Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2022 12:30
Para: Carol Moriones <reclamos@aescobarch.com>
Cc: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños
Asunto: RV: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenos días Carol, por favor me informas cómo va el proceso de pago de la factura del proceso en hilo.
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
Luz Karime Lasso Campo
Jefe de Relaciones Laborales
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AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos
a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

 

De: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños 
Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2022 8:26
Para: Luz Karime Lasso Campo 
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenos días,
 
Luz karime como estas, por favor nos confirmas el proceso de pago de estas facturas.
Por favor validar ya que se necesita que quede el pago dentro del mes ya que nos esta afectando el vencimiento.
 

Cliente Razón social sucursal Nro. docto. cruce Fecha docto. Fecha vcto. Total COP Notas

860002184
AXA COLPATRIA
SEGUROS SA FPN-00017385 23/08/2022 24/08/2022 8.131.967

COBRO POR REEMBOLSO DE
HONORARIOS // DEMANDA ASEGURADO:
STF GROUP S.A // STRO 22345-2017 – 9-
15-22345-2017-1 // POLIZA RC GENERAL:
8001047054// F.O. 18-12-2017
//TERCERO: JAIRO PASCUAS SOLICITA  LUZ
CARIME  LASSO CAMPO

860002184
AXA COLPATRIA
SEGUROS SA FPN-00019921 10/11/2022 11/11/2022 8.131.967

COBRO POR REEMBOLSO DE
HONORARIOS // DEMANDA ASEGURADO:
STF GROUP S.A // STRO 22345-2017 – 9-
15-22345-2017-1 // POLIZA RC GENERAL:
8001047054// F.O. 18-12-2017
//TERCERO: JAIRO PASCUAS SOLICITA Luz
Karime Lasso Campo 

 
 
saludos
 
Maria del Pilar Rodriguez B.
Jefe de Cartera y Serv. Administrativos 

FINANCIERA

 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar,
retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor
infórmenos a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita.  

 

De: Luz Karime Lasso Campo 
Enviado: jueves, 3 de noviembre de 2022 11:29 a. m.
Para: Valeria Londoño Yagari 
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenos dias, el dinero aun no ha sido reembolsado, se le compartió a la aseguradora esta semana el ultimo documento que requirió para el pago.
 
Notificaré cualquier novedad.
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Luz Karime Lasso Campo
Jefe de Relaciones Laborales
 

 

 
 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos
a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

 

De: Valeria Londoño Yagari 
Enviado: jueves, 3 de noviembre de 2022 11:26
Para: Luz Karime Lasso Campo 
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Cordial saludo,
 
Sra Luz Karime de su ayuda compartiendo el soporte de pago de la factura mencionada anteriormente,
 

860002184
AXA COLPATRIA
SEGUROS SA FPN-00017385 23/08/2022 24/08/2022 8.131.967

COBRO POR REEMBOLSO DE
HONORARIOS // DEMANDA
ASEGURADO: STF GROUP S.A //
STRO 22345-2017 – 9-15-22345-
2017-1 // POLIZA RC GENERAL:
8001047054// F.O. 18-12-2017
//TERCERO: JAIRO PASCUAS
SOLICITA  LUZ CARIME  LASSO
CAMPO

 
 
saludos
 
 
quedo atenta.
 
 

 
Valery Londoño Y.

Analista De Cartera

Área financiera | STF GROUP S.A. 

 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar,
retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor
infórmenos a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita.

 
 

De: Valeria Londoño Yagari 
Enviado: lunes, 24 de octubre de 2022 10:33
Para: Luz Karime Lasso Campo <luz.lasso@studiof.com.co>
Cc: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños <maria.rodriguez@studiof.com.co>
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
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Cordial saludo,
 
Sra Luz Karime algún avance con el pago de AXA COLPATRIA SEGUROS SA ? 
 
quedo atenta.
 
 

 
Valery Londoño Y.

Analista De Cartera

Área financiera | STF GROUP S.A. 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar,
retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor
infórmenos a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita.

 

De: Luz Karime Lasso Campo <luz.lasso@studiof.com.co>
Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 17:45
Para: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños 
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenas tardes María del Pilar, no AXA COLPATRIA esta pidiendo un documento adicional antes del pago al cual todavía no nos han enviado.
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
Luz Karime Lasso Campo
Jefe de Relaciones Laborales
 

 

 
 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos
a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

 

De: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños <maria.rodriguez@studiof.com.co>
Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 16:03
Para: Luz Karime Lasso Campo <luz.lasso@studiof.com.co>; Valeria Londoño Yagari <valeria.londono@studiof.com.co>
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenas tardes,
 
Luz karime como estas, por favor nos confirmas si ya tienes el soporte de pago de esta factura.
 

860002184 AXA COLPATRIA
SEGUROS SA

FPN-00017385 23/08/2022 24/08/2022 8.131.967 COBRO POR REEMBOLSO DE
HONORARIOS // DEMANDA
ASEGURADO: STF GROUP S.A //
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saludos
 
Maria del Pilar Rodriguez B.
Jefe de Cartera y Serv. Administrativos 

FINANCIERA

(57)(2) 4851515 ext 2128

maria.rodriguez@studiof.com.co

Visite nuestra página web: www.studiof.com.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar,
retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor
infórmenos a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita.  

 

De: Luz Karime Lasso Campo <luz.lasso@studiof.com.co>
Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 3:03 p. m.
Para: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños <maria.rodriguez@studiof.com.co>; Valeria Londoño Yagari <valeria.londono@studiof.com.co>
Asunto: RE: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Hola buenas tardes, aun no tenemos el reembolso.
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
Luz Karime Lasso Campo
Jefe de Relaciones Laborales
 

Tel: 485-15-15 Ext: 2878

Correo: Luz.lasso@studiof.com.co

Dirección: Cra34 #10-581 - Acopi, Yumbo, Valle del cauca

Servicio al cliente Gestión Humana: 312-335-7153

www.studiof.com.co y www.ela.com.co

 
 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos
a servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

 

De: Maria del Pilar Rodriguez Bolaños <maria.rodriguez@studiof.com.co>
Enviado: martes, 30 de agosto de 2022 8:53
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Para: Luz Karime Lasso Campo <luz.lasso@studiof.com.co>; Valeria Londoño Yagari <valeria.londono@studiof.com.co>
Asunto: PAGO FACTURA -AXA COLPATRIA SEGUROS SA
 
Buenos días,
 
Luz karime  como estas, por favor me envías el deposito de esta factura para cruzar.
 

860002184
AXA COLPATRIA
SEGUROS SA FPN-00017385 23/08/2022 24/08/2022 8.131.967

COBRO POR REEMBOLSO DE HONORARIOS
// DEMANDA ASEGURADO: STF GROUP S.A
// STRO 22345-2017 – 9-15-22345-2017-1
// POLIZA RC GENERAL: 8001047054// F.O.
18-12-2017 //TERCERO: JAIRO PASCUAS
SOLICITA  LUZ CARIME  LASSO CAMPO

 
Quedamos atentos debe de quedar en este mes el cruce.
 
 
saludos
 
Maria del Pilar Rodriguez B.
Jefe de Cartera y Serv. Administrativos 

FINANCIERA

(57)(2) 4851515 ext 2128

maria.rodriguez@studiof.com.co

Visite nuestra página web: www.studiof.com.co

 
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y
en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y
en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de STF GROUP S.A. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
servicioalcliente@studiof.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y
en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
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