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RV: SINIESTRO: 803177 PLACA: IDL398 DIEGO ARMANDO GOMOJOA GUERRERO [#SR-
8315]

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Lun 15/04/2024 11:13
Para:​Brenda Patricia Diaz Vidal <bdiaz@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Diana Carolina Benitez Freyre
<dbenitez@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>​
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: libertylitigios <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>
Enviado: lunes, 15 de abril de 2024 10:41
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Re: SINIESTRO: 803177 PLACA: IDL398 DIEGO ARMANDO GOMOJOA GUERRERO [#SR-8315]
 

Cordialmente, 

Estimados doctores 

Por medio del presente, les confirmo una suma autorizada de 10 millones de pesos. 

Quedo atenta,

Kira Karolina Quintero Angarita
Abogada de Litigios
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Vicepresidencia Legal y de Compliance

───────────────
 Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogotá, Colombia
Tel: +57310 3300 Ext 1601527

¨Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de
tu horario laboral.¨
 ────────────────────────
 Este correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información privilegiada. Es
para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución, uso o
copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar
inmediatamente a la persona que lo envió y a
 seguridad-andes@libertycolombia.com y borrarlo definitivamente de su sistema.

On Mon, 15 Apr 10:18 AM , GUSTAVO ALBERTO <gherrera@gha.com.co> wrote:
Buenos días, apreciadas doctoras 
Enviamos recordatorio del correo que antecede, el proceso tiene programada Aud. para el 17 de
abril.
Quedamos atentos a sus instrucciones.
Gracias.

mailto:seguridad-andes@libertycolombia.com

