31/1/24, 16:37 Correo: Paola Andrea Astudillo Osorio - Outlook

RE: *IMPORTANTE* PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 - VICTIMA : DIANA MARCELA CANO // SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA DESFAVORABLE // RAD. 2018-81966

Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Mié 31/01/2024 15:30

Para:Informes GHA <informes@gha.com.co>;Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>;Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
CC:Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>;Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

@ 1 archivos adjuntos (138 KB)
18-01-2024 187511387 8.51.230 A.pdf;

No suele recibir correos electrénicos de labatanero@segurosmundial.com.co. Por qué esto es importante

Buenas tardes,
Adjunto soporte de pago.

Cordialmente,

Laura Catalina Batanero Alvarez
Analista de Procesos Judiciales RC Autos y
Cobros Juridicos

(601) 2855600

seguros ., o
@ mundlal Calle 33 # 6B-24,, Bogota D.C

MEIEEIDEEITTIE labatanero@segurosmundial.com.co

www.segurosmundial.comco

www.facebook.com/SequrosMundial

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: martes, 23 de enero de 2024 12:03

Para: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez
<labatanero@segurosmundial.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: *IMPORTANTE* PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 - VICTIMA : DIANA MARCELA CANO // SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DESFAVORABLE // RAD.
2018-81966

Estimadas doctoras, buen dia.

Atentamente remitimos recordatorio del correo que antecede, mediante el cual solicitamos amablemente nos informen sus consideraciones respecto la viabilidad de
realizar o no el pago solicitado por la parte demandante de conformidad con lo expuesto previamente.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios o a la remisiéon del soporte de pago.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO
ABOGADA JUNIOR
INFORMES
+57 321 62525 60
pastudilo@gha.com.co
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31/1/24, 16:37 Correo: Paola Andrea Astudillo Osorio - Outlook

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: viernes, 12 de enero de 2024 18:10

Para: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez
<labatanero@segurosmundial.com.co>

Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Asunto: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 - VICTIMA : DIANA MARCELA CANO // SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DESFAVORABLE // RAD. 2018-81966

Estimadas doctoras, reciban un cordial saludo.
Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre la revision exhaustiva de la solicitud presentada, llevada a cabo mediante el andlisis del acta y la grabacion de la diligencia
correspondiente. Después de examinar detenidamente dichos documentos, hemos observado la falta de una postura clara por parte del juez en relacién con el afio del

salario minimo que debe considerarse para la liquidacion de la indemnizacion.

Esta observacion se sustenta en el contenido del acta y la grabacién, especificamente a partir del minuto 41, destacando el minuto 46 en el audio correspondiente.
AUDIO- AUDIENCIA

En virtud de lo anterior, es importante sefialar que existe un riesgo de ejecucion contra la compaiiia por el supuesto valor faltante. Esta ejecucion tiene una vocacion
eventual de prosperidad, pues se encuentra sujeto al criterio del juez en cuanto a si se debe considerar el salario minimo correspondiente al afio del siniestro (2018) o al

fallo en 2023.

Dada esta situacion, les instamos a considerar la viabilidad de realizar o no el pago solicitado por la parte demandante, por lo que, quedamos atentos a
sus instrucciones.

Ahora bien, en caso de optar por el pago, los datos son los siguientes:

Cuenta del Juzgado 760012040023
Cédigo del Juzgado: 760014004023
Juzgado 23 Penal Municipal
con funciones de conocimiento
Nombre del Juzgado: de Cali.
Pago condena sentencia de
Descripcion de Concepto: segunda instancia.
Numero del Proceso: 76001600019620188196600
Nombre y apellido del
demandante: Diana Marcela Cano
Identificacion del demandante: C.C1.130.620.232
Valor del Depoésito $8.510.230.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios o a la remisiéon del soporte de pago.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO
ABOGADA JUNIOR
INFORMES
+57 321 62525 60
pastudillo@gha.com.co
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De: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>
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Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
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31/1/24, 16:37 Correo: Paola Andrea Astudillo Osorio - Outlook

Cc: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

Muy buen dia Estimados,

Agradezco su amable colaboracion revisando el caso en el asunto, en el correo remitido por ustedes el 11 de diciembre nos informan que el valor a pagar es
de$46.874.520., pero nos llego reclamo indicando que faltan $8.510.230.

Quedamos atentos a sus comentarios

De: Carlos Alberto Algarin Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 11:05 a. m.
Para: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>

Cc: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco
<alcruz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

Buen dia, Dianita
Solicito de tu ayuda con lo mencionado anteriormente, con el fin de validar si requerimos un pago adicional.

Cordialmente,

O

Carlos Alberto Algarin Perez

Analista de Soluciones de Seguros Autos y
Rc Autos

— 6012855600

@seguros . ve )
mundial Q coen s emarins

tu compaﬁia siempre Bogota D.C, Colombia
Px‘ caalgarin@segurosmundial.com.co

www_facehook_com /SeaurosMundial

|
De: Contratosrc <Contratosrc@segurosm indtbersentéSegurosMundial

Enviado: martes, 9 de enero de 200Wwi0:.3%gurosmundial.com.co

Para: Carlos Alberto Algarin Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>

Cc: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

Buen dia
Cordial saludo

Carlos, solicitamos de su amable colaboraciéon en enviarnos el soporte de pago de la sentencia en mencion, ya que, el dia de hoy se comunica con nosotros la Dra
Nubia Rengifo y nos indica que el dia 05 de enero les llego un pago por el valor de $ 46.874.520 faltando $8.510.230

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente

.

De: Contratosrc <Contratosrc@segurosmundial.com.co>

Enviado: viernes, 29 de diciembre de 2023 11:07

Para: Carlos Alberto Algarin Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>

Cc: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

Buen dia

Cordial saludo,

Carlos, nos permitimos enviar documentos para pago de sentencia de incidente de reparacidn, para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente
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31/1/24, 16:37 Correo: Paola Andrea Astudillo Osorio - Outlook

De: rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>

Enviado: jueves, 28 de diciembre de 2023 9:49

Para: Contratosrc <Contratosrc@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

Buenos Dias,

Envid para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su colaboracién.
Cordialmente,

Departamento de Recepcion.
Rcpublico@segurosmundial.com.co

Tel: 747 7318 - 747 7319

De: NUBIA RENGIFO <nubiarengifo@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 27 de diciembre de 2023 10:50

Para: rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

No suele recibir correos electrénicos de nubiarengifo@hotmail.com. Por qué esto es importante

Diana por error se envio adicionalmente otra sentencia de un juzgado civil por favor eliminarla. Muchas gracias

De: NUBIA RENGIFO <nubiarengifo@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 27 de diciembre de 2023 10:44 a. m.

Para: rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>

Asunto: RE: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

Diana buenos dias
De acuerdo con nuestra conversacion telefénica adjunto los siguientes documentos, los cuales se encuentran en poder del abogado externo de la aseguradora :
1-Sentencia de primera instancia No.017 del 21 de Febrero de 2023 proferida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con funciones de Conocimiento

2-Sentencia de segunda instancia No.448 del 28 de Noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Superior de Cali Sala Penal de Cali mediante la cual se condeno
al pago de Perjuicios materiales y morales por $55.384.750.00 .

3-Certificacion Bancaria expedida por Bancolombia donde consta que poseo la Cuenta de Ahorros No. 912-463128-21
Del mencionado monto el 25% corresponde a honorarios o sea la suma de $13.846.187.50 y $41.538.562.50 a favor de la sefiora DIANA MARCELA CANO
MARTINEZ , pago que solicita efectuar mediante cheque.

Cordialmente,

NUBIA RENGIFO PATINO
3103884549

De: rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>

Enviado: jueves, 21 de diciembre de 2023 8:27 a. m.

Para: nubiarengifo@hotmail.com <nubiarengifo@hotmail.com>

Asunto: RE: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

jHola! @nubiarengifo@hotmail.com
Seguros Mundial te informa que tu solicitud ha sido recibida y sera tramitada de forma oportuna.

Es un placer trabajar para ti.

Si presentas alguna duda o inquietud te invitamos a comunicarte a través de nuestras lineas de atencidn.

En Bogota (601) 7477318 / 19
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Linea gratuita nacional para otras ciudades 01800118820

Agradezco su colaboracién.
Cordialmente,

Departamento de Recepcion.
Rcpublico@segurosmundial.com.co

Tel: 747 7318 - 747 7319

De: Mundial <mundial@segurosmundial.com.co>

Enviado: martes, 19 de diciembre de 2023 22:40

Para: rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

Cordial saludo
Les remito informacion anexa, para su validacién y gestion.
Por favor abstenerse de dar confirmacién de recibido de este correo.

Cordialmente;

Servicio Seguros Mundial

Seg uros (601) 3274712 / 13
@ ml,lndialrrt Calle 33 No. 6B - 24

tu compaiiia siempre

O M

Bogota, Colombia

4 mundial@segurosmundial.com.co
O www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial
www.segurosmundial.com.co

De: NUBIA RENGIFO <nubiarengifo@hotmail.com>

Enviado: martes, 19 de diciembre de 2023 11:36

Para: Mundial <mundial@segurosmundial.com.co>

Asunto: PAGO SINIESTRO VEHICULO DE PLACAS VCP932 VICTIMA : DIANA MARCELA CANO

No suele recibir correos electrénicos de nubiarengifo@hotmail.com. Por qué esto es importante

Buen dia

Mediante sentencia No.448 del 28 de Noviembre de 2023 el Tribunal Superior de Cali Sala Penal confirmo la Sentencia de Primera Instancia No.017 del 21 de
Febrero de 2023 condenando al pago de perjuicios materiales y morales por $55.384.750.00 a favor de la sefiora DIANA MARCELA CANO MARTINEZ .

Del mencionado monto el 25% corresponde a honorarios o sea la suma de $13.846.187.50 los cuales solicite a través de abogado externo transferir a mi Cuenta
de Ahorros No. 912-463128-21 Bancolombia cuya Certificacion Bancaria le fue enviada y la suma de $41.538.562.50 a favor de la sefiora DIANA MARCELA CANO
MARTINEZ mediante cheque.

Solicito muy comedidamente se me informe la fecha en que se efectuara el pago correspondiente.

Cordialmente,

NUBIA RENGIFO PATINO
Apodera de la Victima
3103884549
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)

-
= Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!

O mundial

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca

@ mundial’

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca

@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca

t‘@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecerd!
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@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca

t‘@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecerd!

@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca

c-'@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!

O mundial

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca

c-'@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecerd!
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@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca

t‘@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecerd!

@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca

c-'@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!

O mundial

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca

c-'@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!
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@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca
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