25/4/24, 15:33

Estimados

Mensaje Correo.html

Por medio del presente, solicito su ayuda con el envié del soporte de pago de esta transaccion.

de antemano muchas gracias, quedo atenta

Cordialmente,

Kira Karolina Quintero Angarita

Abogada de Litigios

Vicepresidencia Legal y de Compliance

Liberty Seguros

Calle 72 # 10- 07, Bogota, Colombia

Tel: +57310 3300 Ext 1601527

“Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.”

Este correo electronico contiene informacién confidencial y también puede contener informacién privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le
notifica que cualquier distribucién, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo

envioy a

seguridad-andes@libertycolombia.com y borrarlo definitivamente de su sistema.

On Thu, 21 Mar 3:37 PM, libertylitigios <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com> wrote:
Respuesta externa de : ANDRES PRIETO andres.prieto@libertyseguros.co

Muy buena tarde en atencion a la solicitud hemos procedido con la radicacion del pago objeto de la conciliacién

= Pagos Importe Bruto: 53.624,104 - Retencidn: 393,751 - Importe IVA: 630.4380

No
618926
@ 1117306

Movimientos

Nimero
4]
2
3

Detalle Pago por reserva

Tipo

Tipo Concepto Destinatario Forma pago
Pago Honorarios Abogados G HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS Transferencia
Pago = Indemnizacién Beneficiarios - Sin Impuestos ROMNALD ADRIAN REYES BEJARANO Transferencia
Estado Subestado Fecha efecto Estado validacign
Pendiente Realizado 21/03/2024 Pendiente de Validar
Aceptado Realizado 21/03/2024 Validado
Remesado Realizado 21/03/2024 Validade
Amparo Orden Fecha inicio
Indenminizatoria Responsabilidad civil profesional médica 1

Andrés Muricio Prieto Ramirez
Analista Senior De Siniestros
Vicepresidencia de Siniestros y Operaciones

Liberty Seguros

Carrera 29B N°. 78 ?C 71, Bogota D.C. ?C Colombia

Tel.: (+57 1) 307 8009;Ext=1536475

Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.

Fecha orden
27/10/2021
21/03/2024

Fecha contable
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024

Fecha fin

N fact. Fecha dltimo
6777 02/09/2021

cc

15/03/2024

Fecha m
21/03/2
21/03/21
21/03/21

Importe bruto
50.000.

Este correo electronico contiene informacion confidencial y también puede contener informacion privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el
destinatario, se le notifica que cualquier distribucion, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar
inmediatamente a la persona que lo envié y a seguridad-andes@libertycolombia.com y borrarlo definitivamente de su sistema.

De: CO_Generales, Siniestros <Siniestros.Generales@Libertycolombia.com>
Enviado el: miércoles, 20 de marzo de 2024 12:40 p. m.

Para: RODRIGUEZ, DIANA <diana.rodrigueza@libertycolombia.com>

CC: PRIETO, ANDRES <Andres.Prieto@Libertycolombia.com>

Asunto: RV: ROMULO REYES NAVARRO Y OTROS [#SR-1674]

Hola buenos dias

Remito solicitud para de autorizacién de cuenta y pago para su amable gestion.
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Archivo  Edicién Vista Comunicacién Acciones Ventana Ayuda

B B 2% 2E 6t & @l

Sistema principal: | EOGOTAPP Puerto: |23 ID de estaci6n de trabajo: | DGENCAS042 Desconexion

Liberty Seguros S.A. 2024/03/20
Actualizacidn Beneficiarios siniestros 12:30: 37

Teclee opciones y Pulse Intro

?2=Modificar d4=Suprimir 5=Consultar 6=Reactivar Retirado
Suc.

1] Giro MNit Nombre/Razon Social

012 6390203 RENALD ADRIAN REYES BEJARANO
015 6390291 JAMES ASTUDILLO

015 6391282 CARLOS ANDRES HERRERA MADRONEROD
915 6391293 JULIAN ANDRES MORENO

015 6391824 CARLOS HERMNAN CALYACHE GIL
015 6391843 JULIAN ANDRES ROJAS TABARES
012 6391974 HILDER RAMIREZ

012 6392472 JOSE ABEL SANCHEZ VYALENCIA

015 6392671 JOHN DIDIER ARIAS

0156 6392929 HNESTOR RAUL TORRES CRUZ

015 6392974 CAMPO QUINTERO CHRISTIAN DEYBI

F3 = Salir F6 = Crear F1 = Regresa al Inicio

CERTIFICADO PARA Liberty Seguros .

Mediante la presente CERTIFICAMOS que RONALD ADRIAN REYES BEJARANO identificado con
C.C. nimero 6,390,203 es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el dia 15 de junio de
2021 con la Cuenta Corriente 111828075 la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentacién de: RONALD ADRIAN REYES
BEJARANO es ser un "cliente activo de Banco de Occidente’.

Cordialmente.

Jefferson Moreno Paez

Analista De Siniestros

Vicepresidencia De Siniestros y Operaciones

Liberty Seguros

Bogota, Colombia

Tel 018000113390 - +601 3103300

Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.

Este correo electrénico contiene informacién confidencial y también puede contener informacion privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el
destinatario, se le notifica que cualquier distribucion, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar
inmediatamente a la persona que lo envid y a

seguridad-andes@libertycolombia.com y borrarlo definitivamente de su sistema.

De: libertylitigios <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2024 9:56 a. m.

Para: siniestros.generales@libertyseguros.co

Asunto: Fwd: ROMULO REYES NAVARRO Y OTROS [#SR-1674]

Estimados

Por medio del presente, solicito tu ayuda para dar tramite al siguiente pago:

Nombre titular de la Cuenta*

RONALD ADRIAN REYES BEJARANO

Codigo Portafolio (PSE)

NIT *

C.C. 6.390.203

Entidad bancaria*

banco Occidente

No. de cuenta*

Cuenta corriente 111828075

Contrato No / Proceso No. *

765203103003-2020-00095-00

Descripcion del pago (PSE)

PAGO ACUERDO CONCILIATORIO

No. de siniestro* 854222
i RESPONSABILIDAD CIVIL
B
Amparo Afectado PROFESIONAL MEDICA
No. de Poliza* 329704

Valor a pagar*

$50.000.000

Pago a través de ( Cheque, Transferencia, PSE)*

TRANSFERENCIA

Acto administrativo®

CONCILIACION

Nombre del Obligado (PSE)

LIBERTY SEGUROS S.A.

Identificacion del Obligado (PSE)
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Teléfono Obligado (PSE)

Correo Electrénico Obligado (PSE)
Fecha de Maximo de Pago* 22/03/2023
Tipo de Pago (parcial/final)* PARCIAL.

Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.

Este correo electronico contiene informacién confidencial y también puede contener informacion privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es
el destinatario, se le notifica que cualquier distribucién, uso o copia de la misma esté estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos
notificar inmediatamente a la persona que lo envid y borrarlo definitivamente de su sistema.

Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.

Este correo electrénico contiene informacién confidencial y también puede contener informacion privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es
el destinatario, se le notifica que cualquier distribucién, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos
notificar inmediatamente a la persona que lo envié y borrarlo definitivamente de su sistema.
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