
RE: IMPORTANTE PAGO / MARLON EDISON CARDONA GUTIÉRREZ vs. SBS SEGUROS
COLOMBIA// RADICADO: 2020-00065// EDESK 1115830// SINIESTRO 1/110/1000294/4

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 04/07/2024 18:27
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 4 de julio de 2024 17:57
Para: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: IMPORTANTE PAGO / MARLON EDISON CARDONA GUTIÉRREZ vs. SBS SEGUROS COLOMBIA//
RADICADO: 2020-00065// EDESK 1115830// SINIESTRO 1/110/1000294/4
 
Buena tarde, remito información SBS.

De: Sarlaft Pagos <sarlaft.pagos@sbseguros.co>
Enviado: jueves, 4 de julio de 2024 16:46
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Diana Carolina
Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>
Asunto: RV: IMPORTANTE PAGO / MARLON EDISON CARDONA GUTIÉRREZ vs. SBS SEGUROS COLOMBIA//
RADICADO: 2020-00065// EDESK 1115830// SINIESTRO 1/110/1000294/4
 
Buen día,
 
Confirmo el envío del link bajo el radicado 1303203.
 
Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios.
 
Cordial saludo.
 
Viviana Cáceres Osorio
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá - Colombia
www.SBSeguros.co
 

 
 
 
 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 4 de julio de 2024 10:56 a. m.
Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Sarlaft Pagos <sarlaft.pagos@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Diana Carolina
Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>
Asunto: RV: IMPORTANTE PAGO / MARLON EDISON CARDONA GUTIÉRREZ vs. SBS SEGUROS COLOMBIA//
RADICADO: 2020-00065// EDESK 1115830// SINIESTRO 1/110/1000294/4
 
Apreciadas Doctoras buenas tardes
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Como se informó en días pasados a través de la plataforma EDESK, el 21 de junio de 2024 se llevó a cabo la
audiencia de que trata el artículo 372. En dicha diligencia, sólo se llevó a cabo la fase de conciliación, en la que
llegaron a un acuerdo de $200.000.000. Flota Magdalena cancelará la suma de $2.000.000 y SBS Seguros se
comprometió a pagar $198,000,000 dentro de los 20 días siguientes a la remisión de los siguientes documentos:

• Copia de la cédula
• Certificación bancaria.
• Desistimiento de la acción penal.
• Acta de la audiencia.
• Formulario Sarlaft

La parte actora remitió el 26 de junio de 2024 la documentación. De la cual se adjunta copia. Sin embargo, se
encontraba pendiente informar el correo electrónico para el trámite del diligenciamiento del SARLAFT. 
Amablemente confirmamos que en el enlace se puede enviar al correo: marlone33@gmail.com.
 
Cualquier inquietud con gusto la atenderé.
 
Cordial saludo.
 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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