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GHAS 12292 - AJR1812 | Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n confirmación pago

Desde Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Fecha Mié 27/08/2025 11:18
Para Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>
CC Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Estimadas,

Remito confirmación para conocimiento:

Marlyn Katherine Rodríguez Rincón
Abogada Junior
TEL: 320 409 9605
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 25 de agosto de 2025 16:20
Para: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n confirmación pago
 
ALLIANZ

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: lunes, 25 de agosto de 2025 16:04
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n confirmación pago
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General
TEL: 315 577 6200
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

31/8/25, 20:26 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGFhMjZlOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjU0ZGE3ODFhOAAQAPujpIdT%2FoNMq3yUO%2Fx1xpU%3D 2/3

http://gha.com.co/
http://gha.com.co/
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA


De: legisoffice@notificacioneslegis.com <legisoffice@notificacioneslegis.com>
Enviado: lunes, 25 de agosto de 2025 15:45
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n confirmación pago
 

Creación de anotación
25/08/2025 3:45:29 p. m.

Estimado(a) GUSTAVO HERRERA

Datos de la anotación
Tipo de anotación: CASO

Caso: CLAUDIA ESTHER ESCOBAR BUSTOS; RAD 2023-00082

Consecutivo: AJR1812

Cliente: ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Titulo anotación: confirmación pago

Descripción: confirmamos pago, gracias

Creada por: Juan Nicolas Ruge

Fecha creación: 25/08/2025 3:45:29 p. m.

Todos los derechos reservados - Copyright 2009 - 2021

Términos y condiciones | Acerca de Legis

Este mensaje se ha generado a través de www.legisoffice.com Cualquier inquietud escribanos a

soportelegisoffice@legis.com.co

31/8/25, 20:26 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGFhMjZlOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjU0ZGE3ODFhOAAQAPujpIdT%2FoNMq3yUO%2Fx1xpU%3D 3/3

https://www.legis.com.co/terminosCondiciones
https://www.legis.com.co/terminosCondiciones
https://www.legis.com.co/
https://www.legisoffice.com/
mailto:soportelegisoffice@legis.com.co

