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RV: NOTIFICACION DE AUDIENCIA CONCILIACION LESIONES CULPOSAS / SINIESTRO:
10273294

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 03/11/2023 10:27
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (179 KB)
ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION (2).pdf;

CARGAR PREJ-1137

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 3 de noviembre de 2023 10:22
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: NOTIFICACION DE AUDIENCIA CONCILIACION LESIONES CULPOSAS / SINIESTRO: 10273294
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 26 de octubre de
2023, ante la Fiscalía Local 96 de Necoclí - Antioquia, dentro de la cual se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificó la comparecencia de las partes, dejando constancia que se nos permitió atender la audiencia de
forma virtual.

2. Se le concedió el uso de la palabra al apoderado de la víctima, quien indicó que sus pretensiones
ascendían a la suma de 100 millones de pesos.

3. Al preguntársele al indiciado si tenía ánimo conciliatorio, manifestó que no, debido a que no se
consideraba responsable. Posteriormente se me concedió el uso de la palabra en donde indiqué que la
aseguradora no tenía ánimo conciliatorio para esta audiencia, debido a que no se evidenciaba
responsabilidad del conductor del vehículo asegurado.

4. En ese sentido, la fiscal decidió declarar fallida la etapa conciliatoria y continuar con la investigación penal.

Anexo acta de la audiencia.

Cordialmente
NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL
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Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 10:43
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: NOTIFICACION DE AUDIENCIA CONCILIACION LESIONES CULPOSAS / SINIESTRO: 10273294
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 26
de octubre de 2023, a las 11:00 hrs.
 
Siniestro: 10273294
Caso Onbase: 163067
Fecha del siniestro: 29 de marzo de 2023
Fecha de aviso: 13 de abril de 2023
Póliza: AA012316
Producto: RCE SERVICIO PUBL-116
Tomador: COOINTUR COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE URABA
Asegurado: TRANSPORTAMOS Y SOLUCIONAMOS ZOMAC
Prima: Ok
Placa: GDX473
Amparos afectados: LESI/ MUERT. UNA PER/ DAÑOS BIENES DE TERC
Valores asegurados: 60 SMMLV ($69.600.000)
Deducible DBT: 10%-$1.160.000
 
Convocante:
 
Antecedente:
 
Aviso de siniestro
Codificación en IPAT para el conductor del VH 1 FKR05D: 132 - No respetar prelación
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Lesionados:  Rigoberto Vásquez Valdemar, golpe en tórax, laceraciones pie izquierdo
Daños:  motocicleta placa FKR05D
Versión hechos: "yo venía de San Juan de Urabá, hacia Necoclí y entrando a carpa verde, el señor de la moto
se mete entre dos mulas y gira sin mirar a la derecha, en ese momento venia yo lo impacte"
 
Indicaciones
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO, nos asiste ánimo conciliatorio, con la documentación aportada con el aviso de siniestro, NO se
evidencia una responsabilidad del vh asegurado. Por el contrario, se observa un actuar imprudente del tercero.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o   copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 
 
 
De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 2 de octubre de 2023 9:06 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RE: NOTIFICACION DE AUDIENCIA CONCILIACION LESIONES CULPOSAS / SINIESTRO: 10273294
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y aceptamos la asignación de
atender la diligencia de conciliación, que se llevará a cabo el día 26 de octubre de 2023, a partir de
las 11 de la mañana, ante la Fiscalía 96 Local de Necoclí.
 
Con el fin de cumplir a cabalidad con el mandato, solicitamos nos compartan los antecedentes del
caso, y las indicaciones para la audiencia.
 
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional sobre el particular.
 
Cordialmente

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
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NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 

+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592
 

  ngil@gha.com.co   

 

 

 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 

 
 
 
 
 

 

 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 27 de septiembre de 2023 17:09
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: NOTIFICACION DE AUDIENCIA CONCILIACION LESIONES CULPOSAS / SINIESTRO: 10273294
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada para
el 26 de octubre de 2023, a las 10:00 hras, (según el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atención de la misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
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* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o   copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2023 4:29 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: NOTIFICACION DE AUDIENCIA CONCILIACION LESIONES CULPOSAS
 
PSC

De: Adela De Jesus Cortez Garcia <adela.cortes@fiscalia.gov.co>
Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2023 11:38 a. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: NOTIFICACION DE AUDIENCIA CONCILIACION LESIONES CULPOSAS
 
CORDIAL SALUDOS...
REMITO NOTIFICACION PARA AUDIENCIA CONCILIATORIA ACCIDENTE DE TRANSITO...
FAVOR ACUSAR RECIBIDO...

De: serviciosscn.02442022@fiscalia.gov.co <serviciosscn.02442022@fiscalia.gov.co>
Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2023 11:31
Para: Adela De Jesus Cortez Garcia <adela.cortes@fiscalia.gov.co>
Asunto: ESCANER
 
ENVIADO DESDE HP LASERJET MFP E52645
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual
está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual
está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía
a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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