30/7/24, 16:27 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RE: DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION JUAN FELIPE RESTREPO
OSPINA

Brenda Patricia Diaz Vidal <bdiaz@gha.com.co>
Mar 30/07/2024 16:27
Para:Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>;Ana Maria

Bar6n Mendoza <abaron@gha.com.co>
CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>;Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>

@J 1 archivos adjuntos (2 MB)

contrato de trasaccion juan felipe restrepo 0001 (1).pdf;
Buenas tardes estimada Mar y Cami,

AUTORIDAD: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DEMANDANTE: JUAN FELIPE RESTREPO

DEMANDADO: ALLIANZ SEGUROS SA

RAD: 2023100349

EXP: 2023-4570

CAD: 12330

Conforme al acuerdo transaccional celebrado en el proceso de la referencia, te remito un PDF con los
siguientes documentos:

- Contrato de transaccidn suscrito y autenticado

- Sarlaft diligenciado por Juan Felipe

- Formato de autorizacién de transferencia de pago diligenciado por Juan Felipe
- Memorial de desistimiento radicado en la Superintendencia financiera
- Certificacidn bancaria de Juan Felipe Restrepo

- Copia de la Cédula de Ciudadania del asegurado

- Copia de denuncia

- Pago de impuesto vehicular del aio 2024

- SOAT vigente

- Paz y salvo de pago de multas o infracciones de transito

- Acta de no recuperacion del vh asegurado

Asimismo, confirmo que el pago de $30.000.000 se realizara a la cuenta de ahorros no. 4902015008 del banco
ScotiaBank Colpatria SA., cuyo titular es el asegurado Juan Felipe Restrepo Ospina identificado con CC
1.010.051.493

Por otro lado, si bien se allegaron los documentos el dia 25 de julio de 2024, el dia de ayer se confirmd junto con
SET BROKKERS el estado del tramite de transferencia del vh a Allianz y cancelacién de la matricula, la cual ayer se
encontraba admitida por la secretaria de transito y hoy en el RUNT el bien figura a nombre de la Aseguradora.

Asi las cosas, el término para realizar el pago es el dia 25 de agosto de 2024, toda vez que en el contrato se estipuld

como plazo un mes calendario.
Gracias, quedo atenta a tus requerimientos sobre el particular,

Cordialmente,
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial
o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi

como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intfended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its

attachments.

De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 24 de julio de 2024 23:05

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>; Brenda Patricia Diaz Vidal <bdiaz@gha.com.co>; Ana

Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: DOCUMENTOS CONTRATO DE TRANSACCION JUAN FELIPE RESTREPO OSPINA

Brenda: Nos confirmas si todo esta ok para empezar a contar el término para pago.

Mil gracias

Cordialmente,
Carolina L.
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destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi

como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
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attachments.

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 24 de julio de 2024 15:51

Para: Brenda Patricia Diaz Vidal <bdiaz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Maria Camila

Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: DOCUMENTOS CONTRATO DE TRANSACCION JUAN FELIPE RESTREPO OSPINA

Estimadas,

Espero tengan una bonita tarde,

De acuerdo con lo allegado, informo que quedo muy atenta a su confirmacion para allegarle los documentos a la
compaiiia, indicando la fecha limite de pago.
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iMil gracias!

Respetuosamente,
MARLYN KATHERINE RODRIGUEZ

RINCON
ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605 ABOGADOS & ASOCIADOS
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E‘; Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 24 de julio de 2024 15:45

Para: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincén
<mkrodriguez@gha.com.co>

Asunto: RV: DOCUMENTOS CONTRATO DE TRANSACCION JUAN FELIPE RESTREPO OSPINA
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De: LILIANA URBINA AREVALO <luaurbina@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 24 de julio de 2024 15:32

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Juan Felipe Restrepo <juanpel012@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CONTRATO DE TRANSACCION JUAN FELIPE RESTREPO OSPINA

Buenas tardes sefiores:

En atencidn al contrato de transaccidn suscrito por el sefior Juan Felipe Restrepo Ospina con la aseguradora Allianz

Seguros S.A. procedo a remitir los documentos solicitados:

¢ Contrato de Transaccién firmado por el sefior Juan Felipe Restrepo Ospina y apoderada Liliana Urbina
Arévalo.

e Formato de conocimiento del cliente (SARLAFT) debidamente diligenciado con huella y firma del sefior Juan
Felipe Restrepo Ospina.

¢ Escrito de solicitud de desistimiento de las pretensiones suscrito y radicado ante la Superintendencia
Financiera de Colombia, con radicado 2023100349.

¢ C(Certificacidon bancaria.

* Fotocopia de la cédula de ciudadania del sefior Juan Felipe Restrepo Ospina.

* Copia de la denuncia por el delito de hurto del vehiculo de placas IYM867.

e Certificado de paz y salvo — pago impuesto del afio 2024

e C(Certificado de pago del tltimo SOAT del vehiculo de placas IYM867

e Certificado de paz y salvo de multas de transito.

e Copia Constancia fiscalia general de la Nacidn de no recuperacion del vehiculo por cuanto la original se
entrego a la empresa SETT BROKERS SAS, con el fin de realizar el tramite de cancelacién y traspaso a Allianz
Seguros S.A.

Cualquier aclaracion con gusto la absolveré.

Cordial saludo,

LILIANA URBINA AREVALO
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Abogada
Liliana Urbina Arévalo Teléfono: +57 1283 3557 ‘e
Abogado - Socio Cll 19 # 5-51, Of. 1102, Ed. Valdez Babativa

& Vergara

cel.: 312 355 7994 Bogota DC - Colombia
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