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RE: CASE 12345 / AUTO RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE PERITO / DTE BANCO DE BOGOTA / CLIENTE / RAD 201900192

Desde Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 20/03/2025 12:27
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,   

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>
Enviado: jueves, 20 de marzo de 2025 11:13
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves
<ljurado@gha.com.co>
Asunto: RE: CASE 12345 / AUTO RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE PERITO / DTE BANCO DE BOGOTA / CLIENTE / RAD 201900192
 

buenos días, estimada doctora

remito información del juzgado sobre el estado del día de ayer 19-03-2025 harán las correcciones sobre el proceso que le pertenece a la
compañía.
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cordialmente,

Guido Montero Gomez
Dependiente Judicial

Email: gmontero@gha.com.co |  318 275 1034

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 15:01
Para: Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves
<ljurado@gha.com.co>
Asunto: RE: CASE 12345 / AUTO RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE PERITO / DTE BANCO DE BOGOTA / CLIENTE / RAD 201900192
 
Estimado Guido, muy buenas tardes, 
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda confirmando si este reporte es correcto. Veo que el número de radicación del auto sí corresponde al Case 12345, pero no
las partes como se registraron en la parte superior del auto. Procesalmente en este caso no está pendiente la práctica de ningún dictamen pericial, de hecho, está
pendiente que se resuelva un recurso de apelación que formulamos contra la decisión de dictarse sentencia anticipada. Por lo que, lo que se resuelve el este auto
no atañe a este asunto. Además, se menciona en el numeral tercero "REQUERIR al demandado ALFONSO JOSÉ ROMERO", cuando dicha persona no es parte de
este proceso. 

Porfa confirma directamente con el juzgado de forma telefónica.

Probablemente es un error del juzgado, habiéndose confundido con este asunto: 
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 Muchas gracias, siempre cordial, 

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
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este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 14:01
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: CASE 12345 / AUTO RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE PERITO / DTE BANCO DE BOGOTA / CLIENTE / RAD 201900192
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Cordial saludo,

CIVIL BANCO DE BOGOTÁ S.A. HAROLD GARNICA Y OTROS 04 CIVIL DEL
CIRCUITO CALI 7600131

buenas tardes, estimadas doctoras.

reporto estado No.043 de hoy 19-03-2025 auto de fecha del 18-03-2025 la cual dispone: 

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR  a las partes, demandante y demandada, hacer entrega al perito REYNEL GONZÁLEZ
FLÓREZ,  reynel.gonzalez@rgproyectosyavaluos.com, la suma de $355.500, cada una, por concepto de gastos del trabajo pericial que debe
realizar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: ADVERTIR al perito que una vez elaborado el dictamen deberá estar a disposición de las partes en la secretaría, 10 días antes de la
realización de la audiencia, por lo que se le requiere para remitirlo a este despacho con dicha antelación, así mismo con copia a los correos
electrónicos de las partes en este asunto.

TERCERO: REQUERIR al demandado ALFONSO JOSÉ ROMERO, para que preste su colaboración con el ingreso del perito al inmueble para el
cumplimiento del encargo, de conformidad con el art. 233 del CGP. 

CUARTO: PONER EN CONOCIMIENTO de las partes las respuestas a los oficios emitidos por este despacho, en razón a las pruebas decretadas
en audiencia inicial.

https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/documents/6098902/94271449/2019-192+ORDENA+PAGO+DE+GASTOS.pdf/d126e35c-4b33-
1bbb-14bd-67e221c0befd?t=1742334724550

Guido Montero Gomez
Dependiente Judicial

Email: gmontero@gha.com.co |  318 275 1034

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

20/3/25, 14:20 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAP3uUb5VJ3lKjVePDrvcW%2Bc%3D 4/4

https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/documents/6098902/94271449/2019-192+ORDENA+PAGO+DE+GASTOS.pdf/d126e35c-4b33-1bbb-14bd-67e221c0befd?t=1742334724550
https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/documents/6098902/94271449/2019-192+ORDENA+PAGO+DE+GASTOS.pdf/d126e35c-4b33-1bbb-14bd-67e221c0befd?t=1742334724550
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

