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VALIDACIÓN INGRESO DINERO COMPAÑIA ALLIANZ SEGUROS SA- SINIESTRO 81920301

Desde Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Fecha Lun 23/06/2025 11:19
Para Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera

Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>;
Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>

Internal

Buenas tardes,
 
Confirmo el ingreso de los 100millones de pesos.
 

 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 
De: Salas Orozco, Guillermo Amed (ALLIANZ COLOMBIA) <guillermo.salas@allianz.co>
Enviado el: viernes, 13 de junio de 2025 11:27 a. m.
Para: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Asunto: RE: VALIDACIÓN INGRESO DINERO COMPAÑIA ALLIANZ SEGUROS SA- SINIESTRO 81920301
 

23/6/25, 11:32 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón - Outlook
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Internal

 
Hola!
 
Adjunto:
 

 
Gracias
 
Guillermo Salas Orozco
Coordinador – Unidad de Bancos
Allianz Colombia  
Movil (+57) 3134691484
email: guillermo.salas@allianz.co
 

 
De: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado el: viernes, 13 de junio de 2025 10:21 a. m.
Para: Salas Orozco, Guillermo Amed (ALLIANZ COLOMBIA) <guillermo.salas@allianz.co>
Asunto: RE: VALIDACIÓN INGRESO DINERO COMPAÑIA ALLIANZ SEGUROS SA- SINIESTRO 81920301
 

Internal

 
Hola Gillermo,
 
Falta la validación de los demás ingresos, es un total del 100 millones de pesos.
 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
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De: Salas Orozco, Guillermo Amed (ALLIANZ COLOMBIA) <guillermo.salas@allianz.co>
Enviado el: viernes, 13 de junio de 2025 8:59 a. m.
Para: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Asunto: RE: VALIDACIÓN INGRESO DINERO COMPAÑIA ALLIANZ SEGUROS SA- SINIESTRO 81920301
 

Internal

 
Buenos Días!
 
Confirmo ingreso:
 

 
Gracias
 
Guillermo Salas Orozco
Coordinador – Unidad de Bancos
Allianz Colombia  
Movil (+57) 3134691484
email: guillermo.salas@allianz.co
 

 
De: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado el: lunes, 9 de junio de 2025 6:11 p. m.
Para: Salas Orozco, Guillermo Amed (ALLIANZ COLOMBIA) <guillermo.salas@allianz.co>
Asunto: VALIDACIÓN INGRESO DINERO COMPAÑIA ALLIANZ SEGUROS SA- SINIESTRO 81920301
Importancia: Alta
 

Internal

 
Buenas tardes Guillermo,
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Requiero de tu colaboración confirmando el ingreso de las siguientes transacciones a ALLIANZ SEGUROS SA.
 
Muchas gracias.
 
 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
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