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RV: Confirmación Pago

Desde Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Fecha Mié 20/11/2024 11:57
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimados: 

Por favor cargar los correos que anteceden al CASE No. 12479

Gracias. 

Cordialmente, 

Daniela Quintero Laverde
Gerente Área Laboral

Email: dquintero@gha.com.co |  310 824 1711

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial
o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 20 de noviembre de 2024 11:56
Para: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>
Asunto: RV: Confirmación Pago
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Estimada Mar: 

Comedidamente informo que el pago corresponde a las agencias en derecho a cargo de COLFONDOS S.A. y a
favor de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. causadas en el siguiente proceso: 

2023-00251 2024-008

7 LABORAL CTO.

CALI

CLAUDIA MARCELA
BUCHELI MUÑOZ

Finalmente, indico que el pago se materializó teniendo en cuenta la solicitud de ejecutivo a continuación de
ordinario que se radicó el 19/02/2024. 

Quedo atenta a tus valiosos comentarios. 

Cordialmente, 

Daniela Quintero Laverde
Gerente Área Laboral

Email: dquintero@gha.com.co |  310 824 1711
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial
o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 20 de noviembre de 2024 9:39
Para: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>; Diego Sebastián
Álvarez Urrego <dalvarez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marleny Lopez Gil <mlopez@gha.com.co>
Asunto: RV: Confirmación Pago
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De: depositos.judiciales@bancoagrario.gov.co <depositos.judiciales@bancoagrario.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de noviembre de 2024 9:04
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: Confirmación Pago
 
Señor Beneficiario, le informamos que fue abonado 1160000,00 a su cuenta corriente N° ******3748 del banco
BANCOLOMBIA, por concepto de pago del depósito(s) 469030003048516
 
LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO TRANSMITIDOS A TRAVÉS DE CUENTAS DE CORREO DEL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA NO SE CONSIDERAN CORRESPONDENCIA PRIVADA, PORQUE ESTAS CUENTAS TIENEN
COMO FINALIDAD LA TRANSMISIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL BANCO.
POR FAVOR SÓLO IMPRIMA ESTE CORREO DE SER NECESARIO.
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