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Cordial saludo, estimada área. 

El día de hoy, 17 de febrero de 2025, se radicó ante el despacho correspondiente, la respuesta obtenida por el
MUNICIPIO DE EL PAUJIL conforme a derecho de petición elevado en el marco de la contestación realizada en
representación de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C, en el proceso que se identifica a
continuación: 

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA
MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
RADICADO: 11001-33-43-065-2018-00171-00
DEMANDANTES: MINISTERIO DEL INTERIOR
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETÁ.
LLAMADO EN GARANTÍA: CONTRATAR S.A.S, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. Y OTROS.

Al respecto, adjunto memorial con anexos y radicación en SAMAI. 

CAD: Por favor cargar al case N. 12573

Cordialmente, 

gha.com.co

Michelle Katerine Padilla Rodriguez
Abogada Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 301 710 2580
Emal: mpadilla@gha.com.co

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, 
Bogotá - Carrera 11 A # 94 A - 23 Oficina 201
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De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2025 16:41
Para: Michelle Katerine Padilla Rodríguez <mpadilla@gha.com.co>
Asunto: RV: Respuesta a la solicitud de información - certificación
 
PTC
 
De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2025 9:32 a. m.
Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Katherine Buitrago Bustamante <kbuitrago@gha.com.co>
Asunto: RV: Respuesta a la solicitud de información - certificación
 
12573
 
CA 
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De: Carlos Mario Carvajal Gaitan <carlosasesorjdco@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2025 9:21
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: Fwd: Respuesta a la solicitud de información - certificación
 

No suele recibir correo electrónico de carlosasesorjdco@gmail.com. Por qué es esto
importante

 

---------- Forwarded message ---------
De: Carlos Mario Carvajal Gaitan <carlosasesorjdco@gmail.com>
Date: mié, 12 feb 2025 a las 8:00
Subject: Respuesta a la solicitud de información - certificación
To: <notificaciones@gha.com>
 

Señores
 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA en Representación legal de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA E.C.
 

                  Asunto: Respuesta a la solicitud de información- certificación de saldos  a favor. 
 
Mediante la presente remito Respuesta a la solicitud de información elevada el día 30 de enero de 2025, en
la cual se solicitaba la certificación de los saldos a favor de Contratar S.A.S, derivados de la ejecución de la
Aceptación de la Oferta de Consultoría No. 002 de 2016.
 
En mérito de lo anterior se anexa certificación  del 06 de febrero de 2025 emitida por la Tesorería  del
municipio de Paujil Caquetá. 
 
En referidos términos se da respuesta formal a la petición instaurada. 
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Sin otro particular, 
 
CARLOS MARIO CARVAJAL
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