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RV: Instrucciones 11/04/2024

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Jue 11/04/2024 7:54
Para:​Luisa María Pérez Ramírez <lperez@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>​
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GUSTAVO ALBERTO HERRERA
ÁVILA

 

DIRECTOR GENERAL

             ÁREA DIRECCIÓN GENERAL

  +57 3155776200 - 602 6594075

  gherrera@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: jueves, 11 de abril de 2024 7:41
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: Instrucciones 11/04/2024
 
Buen día estimado Dr. Gustavo,

Me permito compartirte instrucciones relacionadas con SEGUNDO JUAN BAUTISTA HUERTAS y placa WPU390

Instrucciones: LESIONES SE RATIFICA OFRECIMENTO DE $ 40.000.000 y por DAÑOS SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 8.257.948.

Quedo atenta al desenlace de la diligencia.

Cordialmente,

De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 16:08
Para: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; Coordinación Civil Nacional <coordinador.civil@holdingvml.net>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <paortiz@segurosmundial.com.co>
Asunto: Instrucciones 11/04/2024
 
Buenas tardes, envío instrucciones.

FECHA DE AUDIENCIA: 11/04/2024
PLACA: SNV857
DEMANDANTE: LILIAN YORGLADY QUINTERO
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $20.000.000 – SE LEVANTA OBJECIÓN POR DUDA EN LA DINAMICA DEL ACCIDENTE – SE MANEJA RESPONSABILIDAD ALTA.
  
 
FECHA DE AUDIENCIA: 11/04/2024
PLACA: WPU390
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DEMANDANTE: SEGUNDO JUAN BAUTISTA HUERTAS
49578 LESIONES SE RATIFICA OFRECIMENTO DE $ 40.000.000 - 49581 DAÑOS SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 8.257.948.
 
FECHA DE AUDIENCIA: 11/04/2024
PLACA: WMK116
DEMANDANTE: YULIANA MARIA CASTAÑEDA LONDOÑO
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 2.000.000.
 
FECHA DE AUDIENCIA: 11/04/2024
PLACA: TGV144
DEMANDANTE: ANA CECILIA SILVA DE VILLAMIL
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 1.611.902
 
FECHA DE AUDIENCIA: 11/04/2024
PLACA: SID646
DEMANDANTE: JOHN FREY SALCEDO PEREZ
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 1.475.434
 
FECHA DE AUDIENCIA: 11/04/2024
PLACA: THR845
DEMANDANTE: POR EL HOMICIDIO DE ALBA SOFIA DIAZ $90.852.600
POR LAS LESIONES DE ANDRES FELIPE CUELLAR PERDOMO $$4.147.400
POR LAS LESIONES DE MARIANA SANCHEZ PERDOMO $2.500.000
POR LAS LESIONES DE DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ PERDOMO $2.500.000
PARA UN TOTAL DE $ 100.000.000.

 

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 


  e Privacidad 

 Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!
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