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CONSTANCIA DE PAGO || RV: COMPROBANTE DE PAGO DE COSTAS SGC 7699 /MARIA ELISA - GOMEZ DELGADO/CLIENTELA EQUIDAD
SEGUROS GENERALES O.C./JUDICIAL-752 / RAD 2021-00143

Luisa María Pérez Ramírez <lperez@gha.com.co>
Mar 14/11/2023 14:41
Para:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>;Pedro Antonio Gutierrez Cruz <pgutierrez@gha.com.co>​
CC:​Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>​

Estimados compañeros, buenas tardes:
 
Amablemente informo para su conocimiento y fines pertinentes el día de hoy 14 de noviembre de 2023 se radicó ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de
Manizales, constancia de pago a través de la plataforma establecida. Remito constancia de radicación y los documentos que fueron allegados al despacho. 

Tiempo Invertido: 30 minutos

CAD: Por favor su valiosa ayuda cargando las piezas y la cadena de este correo. JUDICIAL-752
 
Pedro: Para tu control
 
Muchas gracias, Cordialmente

 

LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ

 

AUXILIAR JURÍDICA

             DERECHO PRIVADO

  +57 310 4070580

  lperez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 14:21
Para: Luisa María Pérez Ramírez <lperez@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Asunto: ASIGNACIÓN PROCESAL RADICAR CONSTANCIA DE PAGO || RV: COMPROBANTE DE PAGO DE COSTAS SGC 7699 /MARIA ELISA - GOMEZ DELGADO/CLIENTELA EQUIDAD
SEGUROS GENERALES O.C./JUDICIAL-752 / RAD 2021-00143
 
Estimada Lu, muy buenas tardes, 

Amablemente solicito tu valiosa ayuda radicando el día de HOY la constancia de pago.
 
Porfa revisa: (i) que los valores sean correctos; (ii) copiar a todas las partes en el correo; (iii) solicitar el levantamiento de las medidas cautelares que hubiesen
sido decretadas en contra de EQUIDAD y la devolución de sumas retenidas o dadas en caución. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,  

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 14:11
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RV: COMPROBANTE DE PAGO DE COSTAS SGC 7699 /MARIA ELISA - GOMEZ DELGADO/CLIENTELA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C./JUDICIAL-752 / RAD 2021-00143
 
Buenas tardes, reciban un cordial saludo. 

Apreciada Dra. Darlyn, 

Amablemente remito el comprobante de pago de costas dentro del proceso de la referencia. 

Quedo atenta a los comentarios.

Cordialmente,

De: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 12:26
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: COMPROBANTE DE PAGO DE COSTAS SGC 7699
 
Cordial saludo estimados.

Me permito compartir comprobante de pago de costas del proceso con SGC 7699,

 SGC SINIESTRO POLIZA SUCURSAL COMPAÑÍA BENEFICIARIO CC o NIT VALOR 

7699 10217060 AA002321 100006 GENERALES BANCO AGRARIO 800037800 $ 1.576.800

Atentamente,

Jose Antonio Páez Ramírez | Analista Jurídico – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1233|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* japaez@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto

de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.

Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

http://www.laequidadseguros.coop/

