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RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA
S.A. | Rad. 2021-00214-00 | GQG

Desde Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
Fecha Mié 14/05/2025 16:39
Para Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;

Informes GHA <informes@gha.com.co>

2 archivos adjuntos (314 KB)
correo informando orden de pago .pdf; 2021-00214 OrdenPagoDj04.pdf;

Buen día apreciada Dra. Monica,
 
Espero este bien.
 
Me permito informar que los recursos ya ingresaron a la compañía.
 
 
Cordialmente,
 
Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
 

 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: domingo, 4 de mayo de 2025 5:39 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG
 
Apreciada Doctora Maria Beatriz buenas tardes
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Comedidamente remito al orden de pago del titulo a favor de SBS por la suma de
$76.695.674,915. Conforme con lo anterior, agradecemos nos confirme el ingreso de esta
suma a la cuenta de la aseguradora.

Cordial saludo.

 
Monica Liceth Torres Escobar
Abogada Senior ll
TEL: 316 875 2289

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

 
 
 
 
 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado: viernes, 2 de mayo de 2025 18:43
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG
 
Apreciada Doctora Maria Beatriz buenas tardes

Comedidamente informo que mediante auto notificado el 24 de abril de 2025, se resolvió:

(...) PRIMERO: REPONER PARA CORREGIR los numerales segundo y tercero del auto
interlocutorio Nº 183 del  31 de enero de 2025,  por los motivos expuestos en la parte
motiva de esta providencia, los cuales quedarán de la siguiente manera: 
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“SEGUNDO: ORDENAR  la entrega de la suma de $54.292.939,345 a favor del señor
JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN en calidad de demandante, correspondiente a
las condenas impuestas en la sentencia No. 005 del 04 de mayo de 2023 proferida por
este despacho judicial en primera instancia, en la sentencia No. 03 del 28 de octubre de
2024 emitida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad en segunda instancia
y la liquidación de costas efectuada por secretaría. 

TERCERO: ORDENAR  la devolución de la suma de $76.695.674,915 a favor del
demandado SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.”. (...)

Conforme con lo anterior, nos encontramos haciendo seguimiento a la emisión del titulo a favor
de la compañía. Cualquier novedad le estaré informando lo correspondiente.

Remito soporte documental.

Cordial saludo.

 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior ll
TEL: 316 875 2289

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

 
 
 
 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado: sábado, 1 de marzo de 2025 19:45
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>
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Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG
 
Apreciada Doctora Maria Beatriz buenas tardes

Comedidamente informo que, en el proceso de la referencia, el pasado 06 de febrero de 2025
se radicó recurso de reposición contra el tercero del auto interlocutorio No. 183 de fecha 31 de
enero de 2025,     mediante el cual el Despacho ordenó la devolución de la suma de
$71.594.303 en favor de SBS, toda vez que el valor indicado por el juzgado es incorrecto, ya
que el valor real que se debe devolver a SBS SEGUROS COLOMBIA SA, asciende a
$76.695.674, 

Remito soporte documental. Cualquier novedad que se presente se estará informando.

Cordial saludo.

 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado: miércoles, 5 de febrero de 2025 19:40
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Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>;
Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG
 

 

Hola, como te confirmé esta tarde, el valor que tenemos pendiente es de $67.709.091,99, no sé a que
corresponderá el resto.

 

 

 

 

Saludos,

 

María Beatriz Giraldo Orozco

Directora RC, Lineas Financieras y Litigios

Vicepresidencia de Indemnizaciones

 

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°

Bogotá, Colombia

T +57 (1) 313 8700

Maria.Giraldo@sbseguros.co

 

 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2025 2:33 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Monica
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Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Buenos tardes, doctora María Beatriz

 

Espero se encuentre muy bien. 

 

Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, se notificó auto que aprobó costas y
ordenó la devolución de los dineros retenidos a favor de SBS Seguros Colombia S.A. por el monto de
$71.594.303. Por tanto, agradecemos confirmar si el valor corresponde con el dinero retenido para
evaluar la necesidad de recurrir la providencia.

 

Quedamos atentos a sus comentarios.

 

Cordialmente,

 

 

 

 

De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 9:48
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Perfecto, mil gracias.
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Saludos,

 

María Beatriz Giraldo Orozco

Directora RC, Lineas Financieras y Litigios

Vicepresidencia de Indemnizaciones

 

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°

Bogotá, Colombia

T +57 (1) 313 8700

Maria.Giraldo@sbseguros.co

 

 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 8:39 a. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Apreciada Doctora María Beatriz buenos días  

 

Conforme con el correo anterior, procederemos a ubicar la suma pendiente por devolver a la compañía. Una vez
se tenga noticias estaré informando lo pertinente.

 

Cordial saludo.
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Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

 

 

 

 

 

De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2024 2:43 p. m.
Para: Nancy Ardila Peña <nancy.ardila@sbseguros.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Darlyn Marcela
Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
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Asunto: RV: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Nancy, para tu información.

Dra. Monica, buenas tardes, por este embargo aún tenemos pendientes de devolución 67.709.091,99

 

 

 

 

 

Saludos,

 

María Beatriz Giraldo Orozco

Directora RC, Lineas Financieras y Litigios

Vicepresidencia de Indemnizaciones

 

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°

Bogotá, Colombia

T +57 (1) 313 8700

Maria.Giraldo@sbseguros.co

 

 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2024 3:44 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Darlyn Marcela
Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
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Asunto: RV: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Apreciada Doctora  Maria Beatriz

 

Doy alcance al correo anterior para adjuntar el oficio del Juzgado 5 Civil Municipal donde pone en conocimiento la
respuesta de la entidad bancaria.

 

Cordial saludo.

 

 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Monica Liceth Torres Escobar
Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2024 3:38 p. m.
Para: 'Maria Giraldo Orozco' <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Darlyn Marcela
Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Apreciada Doctora Maria Beatriz buenas tardes

 

Comedidamente compartimos la respuesta de la entidad bancaria Scotiabank Colpatria, con base en esto no
habrían constituidos títulos judiciales pendientes de SBS, y no habría embargo o sumas retenidas. Por lo que
amablemente solicitamos confirmar si les quedó saldo pendiente en relación con este proceso.

 

Quedamo atentos a sus valiosos comentarios.

 

Cordial saludo.

 

 

 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2024 9:46 a. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Jaime Moreno
Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Buenos días.

Gracias por la información, seguimos atentos.

 

 

 

 

 

Saludos,

 

María Beatriz Giraldo Orozco

Directora RC, Lineas Financieras y Litigios

Vicepresidencia de Indemnizaciones
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SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°

Bogotá, Colombia

T +57 (1) 313 8700

Maria.Giraldo@sbseguros.co

 

 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: sábado, 22 de junio de 2024 7:33 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Jaime Moreno
Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Apreciada Doctora Beatriz buenas noches

 

Comedidamente informo que el 17 de junio se reitero la solicitud al despacho sobre la respuesta al memorial
radicado en representación de la compañía. Una vez nos tengamos respuesta estaremos informando lo
pertinente.

 

Cordial saludo.
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Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

 

 

De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado el: lunes, 6 de mayo de 2024 10:26 a. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Jaime Moreno
Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
Asunto: RE: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Muchas gracias, continuamos atentos.
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Saludos,

 

María Beatriz Giraldo Orozco

Directora RC, Lineas Financieras y Litigios

Vicepresidencia de Indemnizaciones

 

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°

Bogotá, Colombia

T +57 (1) 313 8700

Maria.Giraldo@sbseguros.co

 

 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 3 de mayo de 2024 9:15 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Jaime Moreno
Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
Asunto: RV: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. |
Rad. 2021-00214-00 | GQG

 

Apreciada Doctora Maria Beatriz buenas noches

 

Remitimos solicitud a la respuesta del memorial radicado del proceso de la referencia con respecto a los títulos a
favor de la compañía.  Una vez tengamos respuesta estaremos informando lo pertinente.

 

Cordial saludo.
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MÓNICA L. TORRE ESCOBAR

 

 

 

PROFESIONAL SENIOR  

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES
 

  +57 3168752289   

  mtorres@gha.com.co   

 

 

 

 GHA.COM.CO  

 

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 16:09
Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Palmira <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: *PRIORITARIO* | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Rad.
2021-00214-00 | GQG

 

Señores,

JUZGADO QUINTO (5°) CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA

E.                    S.                     D.

 

PROCESO:                           EJECUTIVO A CONTINUACION DE DECLARATIVO

RADICADO:                          76-520-40-03-005-2021-00214-00

DEMANDANTES:                 JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN

DEMANDADOS:                   SBS SEGUROS S.A.

 

ASUNTO: SOLICITUD RESPUESTA A MEMORIAL

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de
Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderado de SBS SEGUROS COLOMBIA
S.A., manifiesto respetuosamente que el día 19 de diciembre del 2023 se presentó memorial mediante
el cual se informó error por un valor de $63’288.108 pesos que no corresponde a un título judicial en
favor de mi representada, sino al pago de la condena, no obstante, el despacho equivocadamente lo
relacionó como un titulo en favor de SBS Seguros Colombia S.A.

 

En virtud de lo anterior, solicito comedidamente el Despacho se pronuncie respecto del memorial
presentado el 19 de diciembre del 2023, y adicionalmente, se aclaren los valores faltantes por
devolverse dentro del presente asunto.

 

De Usted Señor Juez,  atentamente,  
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GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C.

T. P. No. 39.116 del C. S. de la J

 

   

                 +57 315 577 6200 - 602 659 4075 / notificaciones@gha.com.co 

  
 

       

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

 

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: martes, 19 de diciembre de 2023 14:15
Para: j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co <j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Gerardo Quiceno Gómez <gquiceno@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: Memorial | Dte. JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Rad. 2021-
00214-00 | GQG

 

Señores  

JUZGADO QUINTO (5°) CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 
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j05cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co 

E. S. D. 

 

PROCESO:                EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DE DECLARATIVO.       
DEMANDANTE:        JESÚS RIGOBERTO ORTEGA POPAYÁN.            
DEMANDADO:          SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.         
RADICADO:               76-520-40-03-005-2021-00214-00.  

  

 

ASUNTO:       INFORMA ERROR Y FALTANTE.  

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.
39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de SBS SEGUROS
COLOMBIA S.A., informo error y título faltante. 

 

Manifiesto que no es posible copiar esta comunicación a las demás partes, comoquiera que se
desconoce la dirección electrónica dispuesta por ellas para tal fin. 

 

Por favor acusar recibido. 

 

Cordialmente,                                                   

 

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.  
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.
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