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RV: ANTECEDENTES LITIGIO EDESK 942046 - YIHAT SEBASTIAN MEJIA -
'52356400300120230006200

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 10/08/2023 11:42

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC:Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda cargando la cadena del correo. LEGISOFFICE JUDICIAL-3659
 
Muchas gracias, siempre cordial,  

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES

 

COORDINADORA

             DERECHO PRIVADO SUROCCIDENTE

  +57 3113888049 

  dmunoz@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If
you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachment

De: Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 08:06
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: ANTECEDENTES LITIGIO EDESK 942046 - YIHAT SEBASTIAN MEJIA - '52356400300120230006200
 

Estimada doctora. 

Reenvió antecedentes frente al caso de referencia. 

Mil gracias, siempre cordial

https://gha.com.co/
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
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VALENTINA CASAS VALENCIA

 

ABOGADA

             DERECHO PRIVADO

  +57 304 247 3475 

  vcasas@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If
you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 4 de agosto de 2023 3:39 p. m.
Para: Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>
Cc: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Asunto: RV: ANTECEDENTES LITIGIO EDESK 942046 - YIHAT SEBASTIAN MEJIA - '52356400300120230006200
 
Buen día Valen, 

Remito antecedentes del caso objeto de asunto. 

De ante mano, muchas gracias. 

Cordialmente, 
Valeria Suárez L. 

De: Angela Torres Molano <angela.torres@sbseguros.co>
Enviado: viernes, 4 de agosto de 2023 15:36
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: ANTECEDENTES LITIGIO EDESK 942046 - YIHAT SEBASTIAN MEJIA - '52356400300120230006200
 
Valeria, buenas tardes.
 
Te remito clausulado general aplicable.
 
Cordialmente,
 
Ángela Patricia Torres Molano
Especialista de Litigios & Liabilities
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
T +57 (601) 313 8700
Angela.Torres@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
 

mailto:ncarrillo@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
mailto:Angela.Torres@sbseguros.co
http://www.sbseguros.co/
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De: Angela Torres Molano
Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2023 3:33 p. m.
Para: vsuarez@gha.com.co; Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC: Maria Giraldo Orozco <Maria.Giraldo@sbseguros.co>; Jaime Hainsfurth Jaramillo <Jaime.Hainsfurth@sbseguros.co>; Jaime
Moreno Lizarazo <Jaime.moreno@sbseguros.co>
Asunto: ANTECEDENTES LITIGIO EDESK 942046 - YIHAT SEBASTIAN MEJIA - '52356400300120230006200
Importancia: Alta
 
Estimada Valeria, buenas tardes.
 
Conforme la solicitud de antecedentes cargada en EDESK, te confirmo por este medio que el vehículo de placa SXA308 para el
27/11/2020 tenía contratada la póliza RCE 1000494.
 
Siniestro: 003-306-1001728-01. Te informo que dejé reserva de $26.334.090 que es el tope del valor asegurado y por honorarios,
se dejó una reserva actuarial de $9.280.000.
No. Trámite EDESK: 597745
Condicionado general aplicable: CLAUSULADO 16092019-1322-P-06-RCE_TRANSPASAJER-D00I
 
Para efectos de la aplicación del deducible diferencial, te confirmo que la fecha de aviso del siniestro que me reporta el sistema es
27/05/2023.
 

 
Cordialmente,
 
Ángela Patricia Torres Molano
Especialista de Litigios & Liabilities
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Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
T +57 (601) 313 8700
Angela.Torres@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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