Valentina Carretero Arroyave

De: Valentina Carretero Arroyave

Enviado el: lunes, 15 de mayo de 2023 12:46 p. m.

Para: 'CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS'; Jaime Hainsfurth Jaramillo

cc: Catalina Bernal

Asunto: RE: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA

TRAMITE DE DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buenos dias Jaime,
Espero te encuentres bien, solicito de tu colaboracion informandonos si procedemos con el contrato.

Quedo atenta

Valentina Carretero Arroyave
Analista de indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Vicepresidencia de indemnizaciones

Cra43 A#3-101 Of 301
Medellin, Colombia

T (604) 2663311
Valentina.carretero@sbseguros.co
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De: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS <contacto@bernalrinconabogados.com>

Enviado el: miércoles, 10 de mayo de 2023 8:42 a. m.

Para: Jaime Hainsfurth Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>; Valentina Carretero Arroyave
<valentina.carretero@sbseguros.co>

CC: Catalina Bernal <cbernal@bernalrinconabogados.com>

Asunto: RE: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buen dia Dr.

NOTA 1: La presente reclamacion fue radicada por la senora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN,
en calidad de companera permanente del fallecido.

NOTA 2: El nUcleo familiar del sefior ALFONSO LAUREANO MEJIA BENAVIDES (Q.E.P.D), estaba
integrado por él, por la senora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN (Companera Permanente),
por sus hijas menores YIHAT SEBASTIAN MEJIiA TAIMBUD y JOCELIN ANGELICA MEJIiA ALVAREZ,
siendo éstos los Unicos beneficiarios de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados
debido al fallecimiento del sefior ALFONSO LAUREANO MEJIA BENAVIDES (Q.E.P.D), segun
declaracién juramentada de fecha 21 de enero de 2021, anexa con el escrito de reclamacién
de la senora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN.




NOTA 3: El siniestro ocurrid el dia 27/11/2020 y fue avisado a la Compania por la reclamante
el dia 25/5/2022, (Aplica deducible diferencial “Mas 90 dias calendarios deducible 50%
minimo 20 SMMLV”). En la presente reclamacién, no hay pdliza en exceso, ello segin lo
informado por el Analista.

Pdliza basica 60 SMMLV ($52.668.180), menos el deducible diferencial del 50% ($26.334.090), es
decir que, queda un total de $26.334.090 de la pdliza bdsica, suma que debe ser dividida entre
el nUcleo familiar del fallecido, conforme los derechos sucesorales, esto es, el 50% para las hijas
(25% cada una) y el 50% para la companera permanente.

- YIHAT SEBASTIAN MEJIA TAIMBUD - Hija (25% - $6.583.523).
- JOCELIN ANGELICA MEJIA ALVAREZ - Hija (25% - $6.583.523).
- MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN - Companera Permanente (50% - $13.167.045).

Teniendo en cuenta que, el deducible diferencial es del 50%, aplica el mismo valor para cada
uno.

Quedamos atentos a sus instrucciones, en cuanto a la solicitud del abogado (Modificar el
contrato de transaccion).

Cordialmente,

ALEJANDRA AMéZQUITA P.
Asistente Administrativa
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contacto@pernalrinconabogados.com
Cel: 317 565 3832

De: Jaime Hainsfurth Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 4:06 p. m.

Para: Valentina Carretero Arroyave <valentina.carretero@sbseguros.co>; CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS
<contacto@bernalrinconabogados.com>

Asunto: RE: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buenas tardes,

Por favor me envian las liquidaciones a cargo de SBS y cuanto seria el deducible diferencial a aplicar.

Jaime Hainsfurth Jaramillo.
Lider Nacional Indemnizaciones RCC / RCE
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Calle 14 # 23-72 Piso 10 of. 1004 Edificio Alturia
Pereira Risaralda

T +57 (6) 3497040 | Movil: +57 3153834291
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De: Valentina Carretero Arroyave <valentina.carretero@sbseguros.co>

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 8:20 a. m.

Para: contacto <contacto@bernalrinconabogados.com>; Jaime Hainsfurth Jaramillo
<jaime.hainsfurth@sbseguros.co>

Asunto: RE: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buenas tardes Jaime

Espero te encuentres bien, solicito de tu amable colaboracion indicandonos que decision se toma frente a la
solicitud que realiza el tercero, para mi es viable debido a que deben realizar el respectivo cobro del deducible.

Quedo atenta

Valentina Carretero Arroyave
Analista de indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Vicepresidencia de indemnizaciones

Crad43 A#3-101 Of 301
Medellin, Colombia

T (604) 2663311
Valentina.carretero@sbseguros.co
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De: Valentina Carretero Arroyave

Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 11:59 a. m.

Para: contacto <contacto@bernalrinconabogados.com>; Jaime Hainsfurth Jaramillo
<Jaime.Hainsfurth@sbseguros.co>

Asunto: RV: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buenas tardes estimado.

Espero se encuentre bien, el tercero para llegar a un acuerdo solicita amablemente el poder solo exonerar de
acciones legales y civiles a SBS, para asi poder cobrar el deducible y demds perjuicios a la empresa.

PLACA: SXA308

RECLAMANTE 1: GLADYS MAGALI ALVAREZ Y JOSELIN ANGELICA MEJIA

RECLAMANTE 2: GLORIA TAIMUD Y YIHAT SEBASTIAN MEJIA

RECLAMANTE 3: HERMANOS Y PADRES

RECLAMANTE 4: COMPANERA PERMANENTE

AJUSTE: $96.475.197 MENOS EL DEDUCIBLE DIFERENCIAL $13.167.045

ACTUACION 1: A LAS 2 RECLAMANTES INICIALES SE LES REALIZO UN OFRECIMIENTO POR $13.167.045
ACTUACION2: SE REALIZO UN OFRECIMIENTO EN AUDIENCIA POR $13.167.045 PARA SU SEGUNDO HIJO.
ACTUACION 5: NO SE LOGRA CONCILIAR CON LA COMPANERA PERMANENTE DEL TERCERO, QUE ESTA EN
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OTRO RADICADO

RECLAMANCION 3: SE TUVO AUDIENCIA DE CONCILIACION CON LOS PADRES Y HERMANOS Y SE INDICO EL
TEMA DEL DEDUCIBLE DIFERENCIAL

ACTUACION 4: NO SE LOGRA CONCILIAR CON NLA COMPANERA PERMANENTE DEL SENOR, ASI QUE SE
MANTENDRA EL OFRECIMIENTO REALIZADO A CADA PARTE

Valentina Carretero Arroyave
Analista de indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Vicepresidencia de indemnizaciones

Cra43 A#3-101 Of 301
Medellin, Colombia

T (604) 2663311
Valentina.carretero@sbseguros.co
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De: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS <contacto@bernalrinconabogados.com>

Enviado el: jueves, 27 de abril de 2023 3:31 p. m.

Para: Valentina Carretero Arroyave <valentina.carretero@sbseguros.co>

Asunto: RV: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buen dia Dra. Valentina.

Me permito informarle que, el apoderado solicita se realicen algunas modificaciones al
CONTRATO DE TRANSACCION, para continuar con el trédmite de la reclamacion.

Dichas modificaciones estdn explicadas en el archivo adjunto, bdsicamente el abogado
solicita que se especifique que, en el contrato se deja PAZ Y SALVO Unica y exclusivamente a
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., y no a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUPERTAXIS DEL SUR
LTDA, el propietario del vehiculo de placas SXA y el conductor del mismo. (Ver correo que
antecede).

Conforme a lo anterior, solicitamos por favor nos indique si AUTORIZA a modificar el contrato
de transaccion, teniendo en cuenta la solicitud del abogado (Ver archivo adjunto).

Quedamos atentos a sus instrucciones.

Cordialmente,

ALEJANDRA AMéZQUITA P.
Asistente Administrativa
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contacto@pernalrinconabogados.com
Cel: 317 565 3832




De: Pedro Adolfo Caicedo Castillo <pedrojuridico@outlook.es>

Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2023 11:06 a. m.

Para: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS <contacto@bernalrinconabogados.com>

Asunto: RE: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

PEDRO ADOLFO CAICEDO CASTILLO
Abogado
Contacto: 3188763060

De: Pedro Adolfo Caicedo Castillo <pedrojuridico@outlook.es>

Enviado: miércoles, 26 de abril de 2023 10:46

Para: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS <contacto@bernalrinconabogados.com>

Asunto: RE: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buen dia,

Doctora
ALEJANDRA AMEZQUITA

Adjunto archivo contentivo de comentarios al contrato de transaccion de la referencia, comentarios
relacionados con que el acuerdo libera de obligaciones y posibles acciones civiles y penales Unicay
exclusivamente a SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., y no a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUPERTAXIS DEL
SUR LTDA, el propietario del vehiculo de placas SXA y el conductor del mismo. En los anteriores términos
mi cliente continuara con el tramite de pago.

A la espera de sus importantes comentarios.
Atentamente,

PEDRO ADOLFO CAICEDO CASTILLO
Abogado
Contacto: 3188763060

De: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS <contacto@bernalrinconabogados.com>

Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2023 15:03

Para: Pedro Adolfo Caicedo Castillo <pedrojuridico@outlook.es>

Asunto: RV: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buen diq,

Doctor:
PEDRO ADOLFO CAICEDO CASTILLO
Apoderado de la seAora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN.

Le rei’reromqs que, estamos a la espera de que nos allegue los DOCUMENTOS DE
TRANSACCION para continuar con el trdmite de PAGO. Solicitamos muy respetuosamente
nos allegue a su mds pronta conveniencia una respuesta a la presente comunicacion.

Cordialmente,

ALEJANDRA AMEZQUITA P.
Asistente Administrativa



Bernal Rincén

contacto@bernalrinconabogados.com
Cel: 317 565 3832

De: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS

Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2023 4:36 p. m.

Para: Pedro Adolfo Caicedo Castillo <pedrojuridico@outlook.es>

Asunto: RV: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buen diq,

Doctor:
PEDRO ADOLFO CAICEDO CASITILLO
Apoderado de la seAora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN.

Estamos a la espera nos allegue los DOCUMENTOS DE TRANSACCION, para continuar con el
trdmite de PAGO.

Cordialmente,

ALEJANDRA AMéZQUITA P.
Asistente Administrativa

Bernal Rincén

contacto@pernalrinconabogados.com
Cel: 317 565 3832

De: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS

Enviado el: jueves, 9 de febrero de 2023 10:22 a. m.

Para: Pedro Adolfo Caicedo Castillo <pedrojuridico@outlook.es>

Asunto: RV: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buen diq,

Doctor:
PEDRO ADOLFO CAICEDO CASTILLO
Apoderado de la senora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, le REITERO que estamos a la espera de que nos allegue los
DOCUMENTOS DE TRANSACCION debidamente firmados y Autenticados, para continuar con
el frédmite de PAGO.

Cualquier inquietud podrd Usted comunicarse conmigo a la direccién de correo electronico
y/o teléfono que aparece en la parte inferior de este mensaje.

Nuestro horario de atencion es de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00
p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Cordialmente,
ALEJANDRA AMEZQUITA P.




Bernal Rincén

contacto@bernalrinconabogados.com
Cel: 317 565 3832

De: CONTACTO BERNAL RINCON ABOGADOS

Enviado el: martes, 24 de enero de 2023 8:17 a. m.

Para: Pedro Adolfo Caicedo Castillo <pedrojuridico@outlook.es>

Asunto: CONTRATO DE TRANSACCION SINIESTRO 3-306-1001597 EDESK 711410 (PARA TRAMITE DE
DOCUMENTACION PARA PAGO)

Buen diq,

Doctor:

PEDRO ADOLFO CAICEDO CASTILLO

Apoderado de la seAora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN
Correo: pedrojuridico@outlook.es

Cordial y atento saludo,

Muy comedidamente remito el siguiente documento, por favor leer detalladamente antes
de firmarlo y autenticarlo, cualgquier inquietud o duda por favor informar por este medio o via
telefénica (317 565 3832) para realizar los respectivos ajustes, asi las cosas, se adjunta:

1. Contrato de fransaccion, el cual debe ser firmado y autenticado por USTED, y por la
senora MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN, en cualguier Notaria.

FAVOR NO OLVIDAR ESCANEAR LA DOCUMENTACION EN FORMATO PDF, Se recibe 1 archivo
adjunto asi:

1. Contrato de transaccidon Autenticado.

Por favor, antes de enviar por e-mail (contacto@bernalrinconabogados.com) el documento
escaneado en archivo PDF, verificar que quede bien, completo y legible.

NOTA 1: Usted recibird un correo electrénico con el LINK para el diligenciamiento del
formulario SARLAFT en lineq, requisito necesario y obligatorio para el trémite de pago (Por
favor diligenciar con toda la informacion personal de la Persona Autorizada para recibir el
pago); es decir; de la senora:

MARIA EUGENIA ROMERO CHITAN
CC No. 37.004.066 de Ipiales
Correo: pedrojuridico@outlook.es

NOTA 2: Por favor guardar I9§ documentos originales, para que posteriormente los allegue,
en caso de que la COMPANIA los requieran en fisico.

EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA, SE PUEDE COMUNICAR CONMIGO AL CELULAR 317 565
3832, EN HORARIO DE OFICINA DE LUNES A JUEVES DESDE LAS 8:00 A.M. A 12:00 M. Y DE 2:00
P.M. A 5:00 P.M. Y EL VIERNES DESDE LAS 8:00 A.M. HASTA LAS 12:00 M.

Quedo atenta a cualquier duda o inquietud.



Cordialmente,
ALEJANDRA AMEZQUITA P.

b Bernal Rmcon
Abogados

contacto@bernalrinconabogados.com
Cel: 317 565 3832




