
RV: stro 920158632200032//RE: SOLICITUD HONORARIOS -CLAUDIA MILENA VALENCIA
CIFUENTES VS. PORVENIR S.A. RAD 20180019400-

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 27/06/2024 10:57
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buenos Días Cad
Por favor cargar cadena de correos al Case numero 12930
Cordialmente Kevin Gomez 

De: GUISELLE BIBIANA LOPEZ BETANCOURT <GBLOPEZ@mapfre.com.co>
Enviado: martes, 15 de marzo de 2022 12:08
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>; Laura Camila Colorado
<contabilidad@gha.com.co>
Asunto: stro 920158632200032//RE: SOLICITUD HONORARIOS -CLAUDIA MILENA VALENCIA CIFUENTES VS.
PORVENIR S.A. RAD 20180019400-
 
Buenos días
 
Por favor remitir el formato de control de procesos, mientras tanto, remito asignación de honorarios
 
Con ocasión a la escogencia de su firma de abogados para representar a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.,
dentro del proceso señalado en la referencia, le informamos que para la atención del proceso en cuestión los
honorarios profesionales se establecerán de la forma explicada en la presente comunicación y de acuerdo con las
tarifas establecidas en el Registro Único de Abogados Externos del Sistema Mapfre en Colombia.
 
Los honorarios que se pagarán son de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO
PESOS ($10.765.508) IVA incluido, pagaderos de la siguiente forma:
 

a) a) 40% del porcentaje fijo una vez se reciba copia de la contestación del llamamiento, sellada por el
juzgado
b) 30% del porcentaje fijo contra la apertura a pruebas dentro del proceso
c) 30% del porcentaje fijo contra el fallo que haga tránsito a cosa juzgada.
d) El % eventual (2 SMLV) se pagará en caso de transacción, conciliación, desistimiento o sentencia
favorable a los intereses de la compañía.
 

Quedamos a la espera de la respectiva cuenta de cobro o factura conforme corresponda dentro de los primeros
quince (15) días de cada mes, ésta deberá ser remitida directamente Cra 14 N 96- 34 Piso 6 en la ciudad de Bogotá
D.C., cualquier interrogante adicional con gusto será resuelto.
 
Cordial saludo
 
 
De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 3:32 p. m.
Para: GUISELLE BIBIANA LOPEZ BETANCOURT <GBLOPEZ@mapfre.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>; Laura
Camila Colorado <contabilidad@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD HONORARIOS -CLAUDIA MILENA VALENCIA CIFUENTES VS. PORVENIR S.A. RAD 20180019400-
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 REMITENTE EXTERNO: ATENCIÓN, especialmente con enlaces y archivos adjuntos / EXTERNAL SENDER: be CAUTIOUS,
particularly with links and attachments / REMETENTE EXTERNO: ATENÇAO, principalmente com links e anexos.
 
Buenas tardes, apreciada doctora Giselle 

Atendiendo la solicitud realizada en el correo que antecede, procedemos a adjuntar los siguientes
documentos: 

Demanda 
Contestació n demanda 
Control de procesos 
Correo de asignació n del proceso 

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios. 

 
CAROLINA BENITEZ FREYRE 

Abogada Informes 
  
      
  
      www.gha.com.co 

 315 577 6200 
  
dbenitez@gha.com.co  
  
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender
and delete a copy of the mail as well as its attachments 
 

 

 

 

 
 

 

De: GUISELLE BIBIANA LOPEZ BETANCOURT <GBLOPEZ@mapfre.com.co>
Enviado: lunes, 14 de febrero de 2022 8:49
Para: Laura Camila Colorado Villada <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD HONORARIOS -CLAUDIA MILENA VALENCIA CIFUENTES VS. PORVENIR S.A. RAD
20180019400-
 
Buenos días
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Por favor remitir, demanda, contestación demanda, formato de control de procesos y correo de asignación de este
proceso a ustedes
 
Quedo atenta
 
 
Giselle Bibiana López Betancourt
Abogado
Secretaria General
MAPFRE COLOMBIA
Carrera 14 Nº 96-34
Bogotà D.C
Cel 3173634831
Telefono 57 1 6503300 ext 1183
Fax 571 6503400 ext 1400
gblopez@mapfre.com.co
 

 
 
 
De: Laura Camila Colorado Villada <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 14 de febrero de 2022 8:44 a. m.
Para: GUISELLE BIBIANA LOPEZ BETANCOURT <GBLOPEZ@mapfre.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD HONORARIOS -CLAUDIA MILENA VALENCIA CIFUENTES VS. PORVENIR S.A. RAD
20180019400-
 
 REMITENTE EXTERNO: ATENCIÓN, especialmente con enlaces y archivos adjuntos / EXTERNAL SENDER: be CAUTIOUS,
particularly with links and attachments / REMETENTE EXTERNO: ATENÇAO, principalmente com links e anexos.
 
Buenos días estimada doctora Guiselle,
 
Comedidamente solicito de su colaboració n informándonos el valor de los honorarios del proceso en
referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,

Cordial saludo,
 
 
Laura Camila Colorado 
Auxiliar de facturación
 

     
 
      www.gha.com.co

 315 5776200 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

facturacion@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 
 

De: Laura Camila Colorado Villada <facturacion@gha.com.co>
Enviado: martes, 11 de enero de 2022 15:58
Para: GBLOPEZ@mapfre.com.co <GBLOPEZ@mapfre.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD HONORARIOS -CLAUDIA MILENA VALENCIA CIFUENTES VS. PORVENIR S.A. RAD
20180019400-
 
Buenas tardes estimada doctora Guiselle,
 
Comedidamente solicito de su colaboració n informándonos el valor de los honorarios del proceso en
referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,

Cordial saludo,
 
 
Laura Camila Colorado 
Auxiliar de facturación
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

315 5776200 

(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

facturacion@gha.com.co
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
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recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 
De: GHA LAURA CAMILA COLORADO VILLADA <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: martes, 21 de diciembre de 2021 11:36
Para: 'GUISELLE BIBIANA LOPEZ BETANCOURT' <GBLOPEZ@mapfre.com.co>
Asunto: SOLICITUD HONORARIOS -CLAUDIA MILENA VALENCIA CIFUENTES VS. PORVENIR S.A. RAD 20180019400-
 
Buenos días estimada doctora Guiselle,
 
Comedidamente solicito de su colaboració n informándonos el valor de los honorarios del proceso en
referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,

Cordial saludo,
 
Laura Camila Colorado 
Auxiliar de facturación
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

315 5776200 

(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

facturacion@gha.com.co
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 
***DISCLAIMER***

Este mensaje, así como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos
personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha
recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicárnoslo de forma
inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilización, reproducción, alteración,
archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podrá ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demás normas que adicionen,
modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.
***DISCLAIMER***

Este mensaje, así como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a
los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted
no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
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comunicárnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier
utilización, reproducción, alteración, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos
anexos, podrá ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266
de 2008 y 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con
este tema.
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