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RV: SOLICITUD INFORMACIÓN POSTURA DE LA COMPAÑÍA AUDIENCIA 372 CGP - PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE:
GESY HERMINDA ROSERO

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 29/02/2024 16:54
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: jueves, 29 de febrero de 2024 16:10
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD INFORMACIÓN POSTURA DE LA COMPAÑÍA AUDIENCIA 372 CGP - PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO
 
Dar:
Para tu conocimiento. 

Cordialmente, 

María Camila Agudelo
 Coordinador Regional Bogotá

     

      www.gha.com.co
                       

 318 380 0187- 315 5776200 

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 mcagudelo@gha.com.co 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 28 de febrero de 2024 12:24
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: ANA LUCILA MORENO GARCIA <lucila.moreno@bbva.com>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; MARÍA
CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD INFORMACIÓN POSTURA DE LA COMPAÑÍA AUDIENCIA 372 CGP - PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO
 
Buenas tardes Estimada Doctora Alexandra, 
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No suele recibir correos electrónicos de lucila.moreno@bbva.com. Por qué esto es importante

Reciba un cordial saludo. Con referencia al proceso que se encuentra actualmente en curso y que fue suspendido el pasado 15 de febrero de 2024, mediante
audiencia en la que el Dr. Manuel José Castrillón actuó como representante legal de la compañía, me dirijo a usted para solicitar información sobre la posición de
la compañía de cara a la audiencia programada para reanudar dicho proceso el próximo 5 de marzo de 2024. La suspensión del proceso se efectuó con el fin de
permitir una evaluación detallada del caso, dada la calificación de la contingencia.

Quedo a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,
 
LAURA MARIANA OROZCO M.

 

 

ABOGADA JUNIOR

             ÁREA DERECHO PRIVADO.

  +57 320 9867865. 

  lorozco@gha.com.co 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: ANA LUCILA MORENO GARCIA <lucila.moreno@bbva.com>
Enviado: martes, 27 de febrero de 2024 12:09
Para: DIANA MARCELA ZAMORA ALVAREZ <dianamarcela.zamora@bbva.com>; YESID ALEXANDER RINCON PENA <yesidalexander.rincon.contractor@bbva.com>
Cc: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>; RAFAEL CABRERA <rafaelenrique.cabrera@bbva.com>
Asunto: Fwd: [External] REITERACIÓN SOLICITUD - ANTECEDENTES ASEGURADO WILSON NICANDRO DIAZ CC 12.994.891_PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE: GESY
HERMINDA ROSERO
 

Diana, buenos dias,

Agradecemos su colaboración en la solicitud de información, para defensa proceso de la compañía, así:

Por medio del presente correo, me permito dejar la trazabilidad de lo solicitado con anterioridad y reiterar nuevamente ustedes la solicitud de la remisión de la
relación de pagos de primas correspondientes a las dos obligaciones crediticias del señor Wilson Ricardo Díaz (Q.E.P.D), Cedula 12.994.891específicamente en
relación a las pólizas de seguro de vida números 02-215-0000441773 y 024105-0000043647, las cuales amparan los créditos bancarios números 0013-0158-66-
9610806489 y 0013-0655-39-9600340398, respectivamente. 

Ana Lucila Moreno García
Secretaría General 
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
BBVA Seguros Colombia S.A.
lucila.moreno@bbva.com
Tel. +57 1 2191100  
Cra 9 #72-35 - Piso 8 - Bogotá - Colombia

---------- Forwarded message ---------
De: Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>
Date: vie, 23 feb 2024 a las 9:03
Subject: [External] REITERACIÓN SOLICITUD - ANTECEDENTES ASEGURADO WILSON NICANDRO DIAZ CC 12.994.891_PROCESO RAD No. 2022 -
00223_DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO
To: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>, lucila.moreno@bbva.com <lucila.moreno@bbva.com>
Cc: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>, Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>, Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>

Estimada Doctora Alexandra y Doctora Ana Lucila,
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Reciban un cordial saludo. Por medio del presente correo, me permito dejar la trazabilidad de lo solicitado con anterioridad y reiterar nuevamente ustedes la
solicitud de la remisión de la relación de pagos de primas correspondientes a las dos obligaciones crediticias del señor Wilson Ricardo Díaz (Q.E.P.D),
específicamente en relación a las pólizas de seguro de vida números 02-215-0000441773 y 024105-0000043647, las cuales amparan los créditos bancarios
números 0013-0158-66-9610806489 y 0013-0655-39-9600340398, respectivamente. 

A modo de recordatorio el proceso fue suspendida en aras de una posible conciliación el pasado 15 de febrero y, la reanudación del mismo quedó fijado para el
próximo 6 de marzo de 2024. Es muy importante que contemos con estos documentos. 

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Cordialmente,
  
LAURA MARIANA OROZCO M.

 

 

ABOGADA JUNIOR

             ÁREA DERECHO PRIVADO.

  +57 320 9867865. 

  lorozco@gha.com.co 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 14 de febrero de 2024 17:25
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: ANTECEDENTES ASEGURADO WILSON NICANDRO DIAZ CC 12.994.891_PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO
 
Estimada Doctora Alexandra,

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente correo, me permito dejar la trazabilidad de lo solicitado con anterioridad y reiterar nuevamente usted la solicitud
de la remisión de la relación de pagos de primas correspondientes a las dos obligaciones crediticias del señor Wilson Ricardo Díaz (Q.E.P.D), específicamente
en relación a las pólizas de seguro de vida números 02-215-0000441773 y 024105-0000043647, las cuales amparan los créditos bancarios números 0013-0158-
66-9610806489 y 0013-0655-39-9600340398, respectivamente. 

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Cordialmente,
 
LAURA MARIANA OROZCO M.

 

 

ABOGADA JUNIOR

             ÁREA DERECHO PRIVADO.

  +57 320 9867865. 

  lorozco@gha.com.co 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 14 de febrero de 2024 17:14
Para: Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>
Asunto: RV: ANTECEDENTES ASEGURADO WILSON NICANDRO DIAZ CC 12.994.891_PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO
 
PTC
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De: Laura Viviana Hernandez Castañeda <lhernandez@gha.com.co>
Enviado: lunes, 10 de octubre de 2022 9:59
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: ANTECEDENTES ASEGURADO WILSON NICANDRO DIAZ CC 12.994.891_PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO
 
Buenos días, Estimada Dra. Alexandra

Comedidamente informamos que nos encontramos realizando la proyección de la contestación del trámite en referencia, encontrando que en este caso la
compañía objetó la reclamación por mora en el pago de la prima. Sin embargo, la parte demandante alega que, conforme al contrato suscrito con el banco, este
pagaría el valor de la prima en caso de mora en el pago de las cuotas del crédito para luego ser cobrada al asegurado cuando realizara el pago. Por lo que
agradecemos nos puedan compartir la relación de primas cobradas con ocasión al contrato de seguro asociado a la obligación No. 9610806489 y No.
9600340398. y/o una certificación o documento en el cual se puede constatar la mora del asegurado Wilson Nicandro Díaz quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 12.994.891. 

Asimismo, quedamos atentos a la copia de la objeción, las condiciones generales aplicables, la declaración de asegurabilidad asociada a la obligación No.
9610806489 y No. 9600340398 y al certificado de vigencia y estado actual del contrato de seguro asociado a las mismas. 

Agradecemos su atención y colaboración dado que el escrito debemos radicarlo el día de mañana 11 de septiembre. 

Cordialmente, 

Laura Hernández C.
Abogada 
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 317 5746657 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

 lhernandez@gha.com.co 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Laura Viviana Hernandez Castañeda <lhernandez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 18:42
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: ANTECEDENTES ASEGURADO WILSON NICANDRO DIAZ CC 12.994.891_PROCESO RAD No. 2022 - 00223_DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO
 
Buenas noches, Estimada Dra. Alexandra

Comedidamente informamos que nos encontramos realizando la proyección de la contestación del trámite en referencia, encontrando que en este caso la
compañía objetó la reclamación por mora en el pago de la prima. Sin embargo, la parte demandante alega que, conforme al contrato suscrito con el banco, este
pagaría el valor de la prima en caso de mora en el pago de las cuotas del crédito para luego ser cobrada al asegurado cuando realizara el pago. Por lo que
agradecemos nos puedan compartir la relación de primas cobradas con ocasión al contrato de seguro asociado a la obligación No. 9610806489 y No.
9600340398. y/o una certificación o documento en el cual se puede constatar la mora del asegurado Wilson Nicandro Díaz quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 12.994.891 .

Asimismo, quedamos atentos a la copia de la objeción, las condiciones generales aplicables, la declaración de asegurabilidad asociada a la obligación No.
9610806489 y No. 9600340398 y al certificado de vigencia y estado actual del contrato de seguro asociado a las mismas. 

Agradecemos su atención

Cordialmente, 

Laura Hernández C.
Abogada 
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 317 5746657 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

 lhernandez@gha.com.co 
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Laura Viviana Hernandez Castañeda <lhernandez@gha.com.co>
Enviado: martes, 4 de octubre de 2022 20:18
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE ANTECEDENTES PROCESO RCC No. 2022 - 00223 DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO BURBANO
 
Muy buenas noches, estimada Dra.

Comedidamente solicitamos su apoyo con los antecedentes del proceso en referencia, que fueron solicitados en correo precedente.

Mil gracias

Laura Hernández C.
Abogada 
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 317 5746657 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

 lhernandez@gha.com.co 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
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De: Laura Viviana Hernandez Castañeda <lhernandez@gha.com.co>
Enviado: sábado, 24 de septiembre de 2022 02:31
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD DE ANTECEDENTES PROCESO RCC No. 2022 - 00223 DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO BURBANO
 
Buenos días, Estimada Dra. Alexandra:  
   
Teniendo en cuenta que el viernes 9 de septiembre de 2022 la compañía fue notificada del auto admisorio de la demanda del trámite en referencia,
comedidamente remitimos la información general del proceso para el envío de los antecedentes:  
   
Radicado: 2022-00223-00 
   
Despacho: Juzgado Cuarto (4) Civil del Circuito de Pasto 
   
Demandante: Geysi Herminda Rosero y otros  
 
Demandados: BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y Banco BBVA 
     
Fecha límite de contestación: 10 de octubre de 2022  
   
Asegurado: Wilson Nicandro Díaz quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 12.994.891 
   
Antecedentes del caso:  
   
De conformidad con los hechos de la demanda, el señor Wilson Nicandro Diaz, adquirió dos créditos con el Banco BBVA. El primero de Libre Inversión No.
9610806489, el 7 de julio de 2017, por un valor inicial de $136.000.000. El segundo, bajo un crédito hipotecario No. 9600340398, el 3 de enero de 2018, por un
valor de $130.000.000.

 
Refiere el demandante que, debido a percances económicos y complicaciones de salud que presentó, el señor Díaz, no pagó en su oportunidad las cuotas de
los créditos bancarios a partir del mes de enero de 2020. Sin embargo, el día 31 de julio de 2020 para ponerse al día en sus obligaciones, consigno la suma de
$18.633.802 por el crédito No. 9610806489 y $10.611.389 por el crédito No. 9600340398. 
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Se indica en la demanda que, el señor Díaz falleció el 08 de agosto de 2020. 
  
Pretensiones:  

Condenar a BBVA SEGUROS a pagar al BANCO BBVA, el monto total de los créditos bancarios No. 9610806489 y No. 9600340398. 
 
   
Así las cosas, a efectos de proceder con la defensa de la aseguradora, solicito amablemente la remisión de los siguientes documentos:  
   

Copia de las condiciones generales aplicables.  
Declaración de asegurabilidad asociada a la obligación No. 9610806489 y No. 9600340398. 
Certificado de vigencia y estado actual del contrato de seguro asociado a la obligación No. 9610806489 y No. 9600340398. 
Relación de primas cobradas con ocasión al contrato de seguro asociado a la obligación No. 9610806489 y No. 9600340398. 
Certificado de extraprima o retiro de amparo.   
Historia clínica del asegurado Wilson Nicandro Díaz quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 12.994.891 
Comunicaciones cruzadas.   
Objeciones y reconsideraciones  

   
Adjunto remito copia de la demanda y nuevamente enviamos el poder para que la compañía pueda proceder con el envío desde el correo registrado por la
compañía con destino a notificaciones@gha.com.co 
   
Cordialmente,  

Laura Hernández C.
Abogada 
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 317 5746657 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

 lhernandez@gha.com.co 
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De: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Enviado: viernes, 23 de septiembre de 2022 11:55
Para: Laura Viviana Hernandez Castañeda <lhernandez@gha.com.co>
Cc: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Juan José Camués López
<jcamues@gha.com.co>
Asunto: RV: [External] ASIGNACIÓN - NOTIFICACIÓN PERSONAL PROCESO RCC No. 2022 - 00223 DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO BURBANO
 
Buenos días estimados:

Lau por medio de este correo se te asigna la contestación de la demanda del proceso de referencia. Por favor procede a remitir la solicitud de antecedentes en
el formato de BBVA Vida. En razón a que nos remiten todas las piezas, se te asignan los siguientes términos: T. interno: 06/10/2022 - T. real: 10/10/2022
(cuento un día del decreto)

Contestacion PRIMERA VERBAL GESY HERMINDA ROSERO BURBANO Y OTROS
BBVA SEGUROS DE VIDA
COLOMBIA S.A. Y OTRO

JUZGADO CUARTO
CIVIL DEL

CIRCUITO DE
PASTO

NARIÑO 20

El día de hoy remite la solicitud de antecedentes. 

Cordialmente,

Isabella Caro Orozco
Abogada Senior -

Área Derecho  Privado

     

 3178543795 - 315 5776200

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 icaro@gha.com.co
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      www.gha.com.co
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De: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Enviado: viernes, 23 de septiembre de 2022 11:30
Para: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan José Camués López <jcamues@gha.com.co>
Asunto: RV: [External] NOTIFICACIÓN PERSONAL PROCESO RCC No. 2022 - 00223 DEMANDANTE: GESY HERMINDA ROSERO BURBANO
 
Buen día estimadas Dras.:

Agradecemos la confianza depositada y confirmamos disponibilidad para atender el presente asunto en representación de la compañía aseguradora. 

Remitimos el respectivo poder el cual agradecemos sea enviado desde el buzón registrado por la compañía con destino a notificaciones@gha.com.co

Procederemos a enviar la respectiva solicitud de antecedentes. 

Cordialmente,

Isabella Caro Orozco
Abogada Senior -

Área Derecho  Privado

     

      www.gha.com.co
                       

 3178543795 - 315 5776200

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 icaro@gha.com.co
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este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 21 de septiembre de 2022 8:45
Para: CAD GHA <cad@gha.com.co>; Juan José Camués López <jcamues@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>
Cc: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Asunto: RV: [External] NOTIFICACIÓN PERSONAL PROCESO RCC No. 2022 - 00223
 

Buen día:

Remito NUEVA ASIGNACIÓN para su respectivo trámite, se encuentra ingresada.

Cordialmente, Natalia

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Socio Director/Managing Partner

     

      www.gha.com.co
                       

315 5776200 

(+57) (2) 659 4075 - (+57) (1) 7616436

gherrera@gha.com.co

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Enviado: martes, 20 de septiembre de 2022 21:52
Para: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Asunto: Fwd: [External] NOTIFICACIÓN PERSONAL PROCESO RCC No. 2022 - 00223
 
Nueva asignación 

De: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Enviado: Tuesday, September 20, 2022 9:53:17 PM
Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: Fwd: [External] NOTIFICACIÓN PERSONAL PROCESO RCC No. 2022 - 00223
 
Buenas Noches Estimado Dr. Rojas,

Me permito asignarles el siguiente proceso:

REFERENCIA:            NOTIFICACIÓN PERSONAL
PROCESO:                 VERBAL RCC No.  2022 - 00223
JUZGADO:                 CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO
DEMANDANTE:           GESY HERMINDA ROSERO BURBANO Y OTROS
DEMANDADO:             BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. Y OTRO

Cordial saludo,

---------- Forwarded message ---------
De: JUDICIALES SEGUROS – COLOMBIA (BZG16062) <judicialesseguros@bbva.com>
Date: vie, 9 sept 2022 a las 15:19
Subject: Fwd: [External] NOTIFICACIÓN PERSONAL PROCESO RCC No. 2022 - 00223
To: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>

Alex,

Te remito auto admisorio de la demanda interpuesta por Gesy Herminia Rosero en contra de la compañía de vida.

---------- Forwarded message ---------
De: Abogados Asociados <abogadoslitigantespasto1@gmail.com>
Date: vie, 9 sept 2022 a las 12:30
Subject: [External] NOTIFICACIÓN PERSONAL PROCESO RCC No. 2022 - 00223
To: judicialesseguros@bbva.com <judicialesseguros@bbva.com>

Señores
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. 
Bogotá D.C.

REFERENCIA:            NOTIFICACIÓN PERSONAL
PROCESO:                 VERBAL RCC No.  2022 - 00223
JUZGADO:                 CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO
DEMANDANTE:           GESY HERMINDA ROSERO BURBANO Y OTROS
DEMANDADO:             BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. Y OTRO

ÁNGELA MILENA VITERI ZAMBRANO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Pasto, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.087.415.702 de Túquerres (N), portadora de la tarjeta profesional No. 344.851 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi
condición de apoderada judicial de la parte demandante, de manera atenta me permito enviar NOTIFICACIÓN PERSONAL dentro del
proceso de la referencia.

Anexo lo siguiente:

ESCRITO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
DEMANDA CON TODOS SUS ANEXOS cargados en el siguiente link.

https://drive.google.com/file/d/16yAMAxyU5YbD8OpTujjBA_2AeA1dFvRy/view?usp=sharing
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Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente.

ANGELA MILENA VITERI ZAMBRANO

--
BBVA | Creando Oportunidades

Alexandra Elías Salazar
Secretaria General-Abogada Procesos Judiciales
Tel. (057) + (91) + (2191100) Ext: 31303 alexandra.elias@bbva.com

 Edificio de los Venados. Carrera 7 # 71-52. Torre A Piso 12, Bogotá-Colombia

mailto:alexandra.elias@bbva.com

