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Desde Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Fecha Jue 17/10/2024 17:01
Para Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón

<mkrodriguez@gha.com.co>
CC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
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DEMANDANTE: ADRIANA PORRAS CORREA
DEMANDADO: COMFAMILIAR RISARALDA Y OTRO
RADICADO: 2019-00600
CASE: 13062
COMPAÑIA: ALLIANZ

Estimados buen día:

Informo que el día de hoy 17 de octubre 2024 se radicó un memorial acreditando el pago realizado por
Allianz por concepto de conciliación.

Cordialmente,

Daisy Carolina López Romero
Abogada Senior

Email: dclopez@gha.com.co |  301 228 8043
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 17:00
Para: Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RE: ACREDITA PAGO DE CONCILIACIÓN// RAD:2019-600//DTE: ADRIANA PORRAS Y OTROS// DDOS: COMFAMILIAR
RISARALDA Y OTROS//LLAMADO EN GARANTÍA ALLIANZ SEGUROS S.A.//DCLR
 
Estimada Dai, muy buenas tardes,
 
Amablemente acuso recibido. Porfa recuerda reportar la actuación y solicitar al CAD cargar las piezas.
 
Muchas gracias, siempre cordial,  

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

 

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 16:42
Para: Juzgado 04 Civil Circuito - Risaralda - Pereira <j04ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: erazocasanova@hotmail.com <erazocasanova@hotmail.com>; comfarda@comfamiliar.com
<comfarda@comfamiliar.com>; smv.juridica@gmail.com <smv.juridica@gmail.com>; notificacionesjudiciales@sos.com.co
<notificacionesjudiciales@sos.com.co>; kgarzon@sos.com.co <kgarzon@sos.com.co>;
hector.giraldo@giraldoduqueandpartners.com <hector.giraldo@giraldoduqueandpartners.com>
Asunto: ACREDITA PAGO DE CONCILIACIÓN// RAD:2019-600//DTE: ADRIANA PORRAS Y OTROS// DDOS: COMFAMILIAR
RISARALDA Y OTROS//LLAMADO EN GARANTÍA ALLIANZ SEGUROS S.A.//DCLR
 
Señores
 
JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA
E.        S.        D. 
 
 
 
PROCESO:  DECLARATIVO
RADICADO: 660013103004-2019-00600-00
DEMANDANTE: ADRIANA PORRAS Y OTROS
DEMANDADO:        COMFAMILIAR RISARALDA Y OTROS
LL. EN GARANTÍA: ALLIANZ SEGUROS S.A.

 
 

REF: ACREDITA PAGO POR CONCEPTO DE CONCILIACIÓN
 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la

Cédula de Ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.

39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando calidad de apoderado de ALLIANZ SEGUROS

S.A.,  me permito aportar las constancia del pago por valor total de $125.000.000 a favor de la parte

demandante, con lo anterior se acredita el cumplimiento del acuerdo conciliatorio allegado en audiencia del

pasado 10 de septiembre de 2024.

 

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C
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