6/3/24, 14:26 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RE: Pago cuota alimentaria Catalina Campo

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Mié 06/03/2024 14:09

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

ﬂ]] 2 archivos adjuntos (1 MB)

REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA CUOTA ALIMENTARIA __ RADICADO_ 2020-00136-03 __ DTE_
CATALINA CAMPO FERRO - DDO_ CARLOS ANDRES VALLEJO __ MFJ.eml; COMUNICADO __ ASUNTO_ RESTABLECIMIENTO DE

DERECHOS MENOR ANA CATALINA VALLEJO CAMPO __ EXPEDIENTES_ 1.107.842.599 PQRS 527 Y 31.578.581-527-2020 __
MFJ.eml;

Estimados compafieros, muy buenas tardes,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 14:08

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: Pago cuota alimentaria Catalina Campo
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6/3/24, 14:26 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook
Buenas tardes Néstor
Cordial saludo
Te informd que el dia de hoy se radico ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Sala Familia 'y
el Juzgado 6 de Familia de Oralidad de Cali, memorial solicitando se requiera al sefior Carlos Andrés
Vallejo, por el incumplimiento en el pago de la cuota de alimentos con el incremento anual conforme al
IPC, en favor de la menor Ana Catalina Vallejo Campo, tal cual fue ordenado por el juzgado de familia en

sentencia No- 073 del 27 de abril del 2023.

Asi mismo, bajo lo antes expuesto, el DH me indico que remitamos a la Comisaria de Yumbo y de Santa
Marta un memorial comunicando el incumplimiento del pago de la cuota de alimentos.

Te adjunto los correos, para tu conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,
MARIA FERNANDA JIMENEZ
ABOGADA JUNIOR
AREA DERECHO PRIVADO
+57 318 6874310
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its aftached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 14:03

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: Pago cuota alimentaria Catalina Campo

Buenas tardes Néstor.

Cordial saludo.
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6/3/24, 14:26 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Te informo que dentro del Caso de la sefiora Catalina Campo, encontramos que el sefor Andrés Fierro,
ha incumplido con el incremento de la cuanta de alimentos para los meses de enero, y febrero, como se
observa en los documentos anexos. Esto para los fines pertinentes en tu area.

Cordialmente,

MARIA FERNANDA JIMENEZ
ABOGADA JUNIOR
AREA DERECHO PRIVADO
+57 318 6874310
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Darlyn Marcela Muiioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 14:00

Para: CAD GHA <cad@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barédn Mendoza <abaron@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan
<mjimenez@gha.com.co>

Asunto: RV: Pago cuota alimentaria Catalina Campo

Estimados compafieros, muy buenas tardes,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo. CASE 13250

Maria Fernanda: de acuerdo con las instrucciones del Dr. Herrera en los adjuntos, porfa informa a
Néstor del incumplimiento en el aumento de la cuota.

Muchas gracias, siempre cordial,
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DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co
ABOGADQOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelaciéon y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its aftached files are prohibited by
law. If you are the intfended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 13:07

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RV: Pago cuota alimentaria Catalina Campo

Buenas tardes Darlyn

Remito constancia de deposito judicial de la sefiora Catalina Campo del mes de febrero, no se observa
gue no hay el incremento.

Cordialmente,

MARIA FERNANDA JIMENEZ
ABOGADA JUNIOR
AREA DERECHO PRIVADO
+57 318 6874310
ii ha. K
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
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aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the

sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: catalina campo <catalinacampoferro@gmail.com>
Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 13:02
Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Notificaciones GHA

<notificaciones@gha.com.co>
Asunto: Pago cuota alimentaria Catalina Campo

Some people who received this message don't often get email from catalinacampoferro@gmail.com. Learn

why this is important
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il 4G (22

Detalle del movimiento

Deposito en efectivo

$7.000.000,00

O1 febrero 2024, 10:11 am

<

Compartir operacion

Concepto
Deposito en efectivo

Valor de la operacion
$7.000.000,00

Fecha de la operacion
1 febrero 2024

Hora de la operacion
10:1Tam
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Numero de |la operacion
1094

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAOK4ANNXqOcZPjYvtQxm61S0%3D 77



