15/7/24, 10:37 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RE: Fwd:

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Lun 15/07/2024 10:37

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>;Maria Fernanda
Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Estimados compaferos, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo. CASE No.13250

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muinoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente
Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: lunes, 15 de julio de 2024 10:34

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muiioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: Fwd:
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte

Maria Fernanda Jiménez
Abogada Junior

Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310
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al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and

delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: catalina campo <catalinacampoferro@gmail.com>

Enviado: lunes, 15 de julio de 2024 10:31
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Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Asunto: Fwd:

—————————— Mensaje reenviado ---------

De: ana campo <campoanacata@gmail.com>
Fecha: El mié, 29 may. 2024 a la(s) 3:58 p. m.
Asunto:

Para: <catalinacampoferro@gmail.com>

precios INTEC -INGENIERIA BIOLOGICA

Rotacion clinica carrera Medicina Por Rotacion 1U5573.50 USS$73.50
Rotacién internado carrera Medicina Por Rotacion US§73.50 USS73.50
Derecho de admision Por Solicitud USS105

Primera inscripcion Medicina a partir del 2024-T1 Por Solicitud USso Us5210.00
Primera inscripcion Ingenierias a partir del 2024-T1 Por Solicitud US$157.50 JSS0.00
Primera inscripcion Otras carreras a partir del 2024-T1 Por Solicitud USS105 JSS0.00
Derecho de readmisian Por Solicitud Uss73.50
Reingreso tardio Por Solicitud Uss120

Derecho de graduacién Por Solicitud USS787.50

Derecho a grado tardio Por Solicitud US51,260
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Record de notas

Certificaciones

Convalidaciones de grado y postgrado

Cambio de carrera

Emision copia titulo por pérdida/deterioro

Certificaciones de programas

Carnet estudiantil

Duplicado carnet estudiantil

Cotizacion del trimestre/presupuesto

Carta de recomendacian del Rector

Carta da racomendacion del Decano
ftarifas-de-g... |
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Par Solicitud
Gradoy

Dy - r
Par Solicitud BOsigrata

Par Solicitud

Par Solicitud

Par Solicitud

Par Afio

Par Solicitud

Par Solicitud

Par Solicitud

Par Solicitud

US$73.50

US$73.50

1JS573.50

US$73.50

USS1,155

USS$73.50

US$73.50

US$73.50

US$10.50

1JS531.50

Uss21
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