14/11/24, 8:58 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

RE: APROBADO: DOCUMENTOS PARA PAGO - RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 - OLGA LUCIA CERON
ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 14/11/2024 7:19

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Estimados companeros, muy buenos dias,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muinoz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjunfos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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14/11/24, 8:58 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 13 de noviembre de 2024 22:04

Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: APROBADO: DOCUMENTOS PARA PAGO - RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 - OLGA LUCIA CERON ANDRADE
Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

hola Maria Fer

Remito la confirmacidn del diligenciamiento del SARLAFT. por favor me confirmas cuando vence el termino para
realizar el pago a cargo de SBS. con el fin de informarles.

Mil gracias

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior I
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS  gogota - Edificio Calle 94a Carrerat1A # 94A-23 Of 201 |

+57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sarlaft Pagos <sarlaft.pagos@sbseguros.co>

Enviado: miércoles, 13 de noviembre de 2024 16:40

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: APROBADO: DOCUMENTOS PARA PAGO - RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 - OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y
OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Buen dia,

Confirmo el diligenciamiento del formulario en el aplicativo, por favor continuar con el proceso.
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DIRECCION: MZ A CASA 14 B7STA MONICA
CORREO: TAMERLAN1000@HOTMAIL.COM
TELEFONO: 3108965641/ 5641310
SALARIO: 8.300.000

Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios.

Cordial saludo.

Viviana Caceres Osorio
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9# 101 — 67 Piso 7° Bogota - Colombia
www.SBSeguros.co
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De: Sarlaft Pagos

Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2024 8:04 a. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

CC: Maria Giraldo Orozco <Maria.Giraldo@sbseguros.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; 'Maria Fernanda Jimenez
Piarpusan' <mjimenez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: DOCUMENTOS PARA PAGO - RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 - OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS
EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Buen dia,
Confirmo el envio del link bajo el radicado 1443612.
Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios.

Cordial saludo.

Viviana Caceres Osorio
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9# 101 — 67 Piso 7° Bogota - Colombia
www.SBSeguros.co
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14/11/24, 8:58 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2024 9:28 p. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Sarlaft Pagos <sarlaft.pagos@sbseguros.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RE: DOCUMENTOS PARA PAGO - RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 - OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS
EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Apreciada Doctora Laura buena noches

Como se registro en dias pasados en el aplicativo Edesk, el 29 de octubre de 2024 se llevé a cabo la
continuacién de la audiencia inicial, en la que se llegd a un acuerdo conciliatorio por la suma total y
definitiva de $125.000.000, los cuales seran pagados asi:

*El sefior Omar Andrade, pagara la suma de $7.000.000, en un lapso de 30 dias habiles siguientes a la
celebracion de la audiencia, mediante transferencia a la cuenta bancaria del apoderado de la activa.

*La compaiiia SBS, pagara la suma de $105.336.000, en un lapso maximo de 15 dias, una vez recibidos
los documentos requeridos por el pago de manera fisica, mediante transferencia a la cuenta bancaria del
apoderado de la activa.

*La empresa transportadora Expreso Costa Sur SAS, pagara la suma de $12.664.000, de la siguiente
manera: i) Los primeros $5.000.000 seran pagados en un lapso de 30 dias habiles siguientes a la
celebracion de la audiencia, mediante transferencia a la cuenta bancaria del apoderado de la activa; ii) el
segundo pago de $7.664.000, en un lapso de 90 dias habiles siguientes a la celebracién de la audiencia,
mediante transferencia a la cuenta bancaria del apoderado de la activa.

De acuerdo con lo anterior, se remite la siguiente documentacién aportada por la parte demandante:
. Desistimiento de la accion penal, autenticada y con constancia de radicacion.

o Acta de la audiencia.
o Certificado bancario.
o Copia de la cedula de identidad de los demandantes

o Poder especial del apoderado para recibir el pago
Con respecto al diligenciamiento del formulario SARLAFT se remiten los datos del beneficiario del pago:

Nombres: LUIS EDUARDO ROSERO RUIZ
No. Cedula: 13.067.925
Email: tamerlan1000@hotmail.com

Apenas contenemos con la confirmacion del diligenciamiento del Sarlaft, damos lugar a verificar el término
para el pago.

La anterior actuacion se encuentra registrada en Edesk.

Cordialmente,

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior I
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS  gogota - Edificio Calle 94a Carrerat1A # 94A-23 Of 201 |

+57 317 379 5688

gha.com.co
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no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 17:37

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

Asunto: RE: INFORME ASISTENCIA A AUDIENCIA- Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 -
OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Apreciada Doctora Laura buenas tardes

Confirmo que la abogada que asistira mafiana como apoderada de la compania, se comunico con el Dr
Davila y le remitio la documentacion correspondiente.

Mil gracias por su colaboracion.

Cordial saludo.

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

ABOGADOS & ASOCIADOS  Bogota - Edificio Calle 94a Carreral1A # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688
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De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 15:45

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: RV: INFORME ASISTENCIA A AUDIENCIA- Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 -
OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Buen dia Dra. Monica,

Me ayudas compartiendo el link de la audiencia, los documentos de la misma nuevamente para contextualizar al Dr.
Antonio.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR SERCACON DY

De: Antonio Davila Garcia <adavilag@davilabermudezabogados.com>

Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2024 3:41 p. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Monica Bermudez <mbermudez@davilabermudezabogados.com>; Secretaria Davila&Bermudez
<secretaria@davilabermudezabogados.com>

Asunto: Re: INFORME ASISTENCIA A AUDIENCIA- Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 -
OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Hola buenas tardes Dra. Laura confirmo disponibilidad para asistir por lo que quedo atento a instrucciones y
link de acceso!

ANTONIO DAVILA GARCIA

Carrera 30 corredor universitario No.2-790
Edificio Torres de Cadiz. Suite.1703 T1.

Tels; (605) 3073516

Cel. 3008393244

Web. site:_www.davilabermudezabogados.com
Barranquilla -Colombia.
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14/11/24, 8:58 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

El lun, 28 oct 2024 a la(s) 11:28 a.m., Laura Sanabria Avila (laura.sanabria@sbseguros.co) escribio:

Buen dia Dr. Antonio,
Espero este bien.

Me permito solicitar su colaboraciéon como RL para la continuacion de la audiencia de proceso con radicado
52838310300120230005000 Edesk 1013650, que se llevara a cabo el dia de manana 29 de octubre a las 9am.

Quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co

© SBS 1$M08 1 pik
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De: Laura Sanabria Avila

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 6:46 p. m.

Para: Antonio Davila Garcia <adavilag@davilabermudezabogados.com>

CC: Monica Bermudez <mbermudez@davilabermudezabogados.com>; Secretaria Davila&Bermudez
<secretaria@davilabermudezabogados.com>

Asunto: RE: INFORME ASISTENCIA A AUDIENCIA- Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 -
OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Mil gracias, quedamos atentos al acta.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
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De: Antonio Davila Garcia <adavilag@davilabermudezabogados.com>

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 6:41 p. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Monica Bermudez <mbermudez@davilabermudezabogados.com>; Secretaria Davila&Bermudez
<secretaria@davilabermudezabogados.com>

Asunto: Re: INFORME ASISTENCIA A AUDIENCIA- Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 -
OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Si efectivamente y se suspendio por receso judicial para seguir en la etapa de conciliacion con los
apoderados y estamos pendientes del acta.

Dra. Monica/Pedro pendiente

ANTONIO DAVILA GARCIA

Carrera 30 corredor universitario No.2-790
Edificio Torres de Cadiz. Suite.1703 T1.

Tels; (605) 3073516

Cel. 3008393244

Web. site:_www.davilabermudezabogados.com
Barranquilla -Colombia.

D m DAVILA & BERMUDEZ
A B O G A D O 5§

El El jue, sept 12, 2024 a la(s) 6:38 p.m., Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co> escribio:

Buen dia Dr. Antonio,

Espero este bien.

De acuerdo al correo anterior entiendo que finalmente si acudié como RL a la continuacién de la audiencia si?

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR CERTIFICACION FN

De: Antonio Davila Garcia <adavilag@davilabermudezabogados.com>

Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2024 8:40 a. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Monica Bermudez <mbermudez@davilabermudezabogados.com>; Secretaria Davila&Bermudez
<secretaria@davilabermudezabogados.com>

Asunto: Re: INFORME ASISTENCIA A AUDIENCIA- Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 -
OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Buenos dias Dra Laura en el dia de hoy recibimos llamada de la oficina de GHerrra pidiéndonos apoyo
para asistir a la continuacion de esta audiencia a las 9 am a lo cual le informe que consultaran con Uds
por lo que nos envio el link para acompafarlos en la conexion como representante de SBS, lo anterior

para su conocimiento;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ OWE3ZjkOMTgiNDY2MC00YzdmLTk1MTUtMzdIMDZIMGJhY2U2%40thread.v2/07?

context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41{3-8df5-
8eb99901598b%22%2¢%220id%22%3a%2276aa931f-ea67-4736-ab53-55d17f78ac3b%22%7d

ANTONIO DAVILA GARCIA

Carrera 30 corredor universitario No.2-790
Edificio Torres de Cadiz. Suite.1703 T1.

Tels; (605) 3073516

Cel. 3008393244

Web. site:_ www.davilabermudezabogados.com
Barranquilla -Colombia.

D m DAVILA & BERMUDEZ

El El lun, jul 29, 2024 a la(s) 2:27 p.m., Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co> escribio:

Buen dia apreciados,
Espero estén bien.

Les agradezco su seguimiento al proceso, sin embargo, para esta continuacién de audiencia no sera
necesario la asistencia del Dr. Antonio Davila como R.L.
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR CERTIFICACION FN

De: Monica Bermudez <mbermudez@davilabermudezabogados.com>

Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 11:10 a. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Secretaria Davila&Bermudez <secretaria@davilabermudezabogados.com>; Antonio D4vila Garcia
<adavilag@davilabermudezabogados.com>

Asunto: Re: INFORME ASISTENCIA A AUDIENCIA- Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-
00 - OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Estimada Dra. Laura buenos dias.

Dejamos este amable recordatorio psc y fines pertinentes, teniendo en cuenta que el proximo 1 de
agosto vence el termino, que el referido proceso, haya quedado suspendido para un eventual arreglo
entre las partes.

En caso de asistencia a la proxima audiencia por parte del Dr. Antonio Davila, estaremos atentos.
Gracias !

Cordial saludo.

El jue, 11 de jul. de 2024 11:18 a. m., Antonio Davila Garcia
<adavilag@davilabermudezabogados.com> escribio:

Buenos dias Dra. Laura, en atencion a la asignacion realizada nos permitimos informarles que se
preparo la asistencia previamente con las piezas procesales y se asitio en el dia de hoy con
animo conciliatorio de parte de SBS con base en los parametros autorizados ($80.055.590) y
manifestamos ofrecimiento inicial de 60 smimv del 2.022 correspondiente a la cobertura total del
amparo para la poliza de RCC por el equivalente a $52.668.180.00, ante lo cual la parte
demandada manifesté estar en conversaciones con los demandantes y requieren para ello reunirse
en junta directiva de la empresa para realizar un ofrecimiento conjunto en procura de llegar a un
arreglo por lo que se pidid suspension del proceso hasta el 1 de agosto, por lo que la juez
requiriendo en consenso de todas las partes accedio y dispuso que se fijara nueva fecha por auto,
por lo cual quedamos atentos si requieren de proxima asistencia a la diligencia que sea sefalada
dentro del proceso de la referencia por parte de la firma que lleva la defensa de la Compafia.

Cordial saludo,

ANTONIO DAVILA GARCIA

Carrera 30 corredor universitario No.2-790
Edificio Torres de Cadiz. Suite.1703 T1.
Tels; (605) 3073516

Cel. 3008393244
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Web. site:_www.davilabermudezabogados.com
Barranquilla -Colombia.
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| EI mi¢, 10 jul 2024 a la(s) 2:59 p.m., Laura Sanabria Avila (laura.sanabria@sbseguros.co) escribio:
Buen dia apreciados,

El numero de siniestro es 003-110-1000205.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogotd, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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De: Monica Bermudez <mbermudez@davilabermudezabogados.com>

Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2024 12:47 p. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Antonio Davila Garcia <adavilag@davilabermudezabogados.com>; Secretaria Davila&Bermudez
<secretaria@davilabermudezabogados.com>

Asunto: Re: OK RL AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 - OLGA LUCIA CERON ANDRADE Y
OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Estimada Dra. Laura, buenas tardes.
Por favor nos suministra el nimero de siniestro!

Gracias!

El mié, 10 de jul. de 2024 11:38 a. m., Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
escribié:

Buen dia apreciadas,

Espero se encuentren bien.
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Me permito informar que asistira como RL el Dr. @Antonio Davila Garcia .Agradezco su ayuda
compartiendo todos los antecedentes del proceso.

A la diligencia asistira como apoderada de la compafia la Dra. LUISA MARIA PEREZ
RAMIREZ (quien nos lee en copia) y con ella se puede coordinar lo pertinente. Su niumero de
contacto es 3104075080.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 8 de julio de 2024 3:28 p. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco
<maria.giraldo@sbseguros.co>; Luisa Maria Pérez Ramirez <lperez@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza
<abaron@gha.com.co>

Asunto: RV: AUDIENCIA INICIAL RAD No. 52-838-31-03-001-2023-00050-00 - OLGA LUCIA
CERON ANDRADE Y OTROS VS EXPRESO COSTA SUR EDESK 1013650

Apreciada Doctora Laura buenas tardes

Como se informé en dias pasados a través de la plataforma Edesk el préximo 11 de julio de
2024 a las 9am se llevara cabo la audiencia de que trata el art. 372 del CGP. En esta misma
fecha y hora se realizara la audiencia inicial del proceso cuyo radicado es el 2022-00065
donde SBS también hace parte y el Dr. Herrera asistira como representante legal de la
compainia.

Debido a que no puede asistir a las dos audiencias, amablemente solicitamos asignar un
representante legal para que asista a la diligencia del proceso con radicado 2023-00050.

A la diligencia asistira como apoderada de la compafia la Dra. LUISA MARIA PEREZ
RAMIREZ (quien nos lee en copia) y con ella se puede coordinar lo pertinente. Su nimero de
contacto es 3104075080.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordial saludo.

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
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