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RE: SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA
VILLAMIL PEREA & OTROS con citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
S.A & OTROS de placas XYK031 para el 14 de septiembre de 2022 10 am caso ejercito

CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Mié 21/09/2022 11:25
Para:​DEISY PAOLA CHAVES GARCIA <pchaves@solidaria.com.co>​
CC:​YENY MAGALY FORERO RENGIFO <YMFORERO@solidaria.com.co>​

Apreciada Dra te informo que la diligencia se cerro sin acuerdo la convocante manifiesta que concilia en 300
millones. Que nos volverán a citar a PROCURADURIA para agotar requisito con el ejército.
Cordialmente
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 EXT 1432
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO

De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 10:41
Para: DEISY PAOLA CHAVES GARCIA <pchaves@solidaria.com.co>
CC: YENY MAGALY FORERO RENGIFO <YMFORERO@solidaria.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA VILLAMIL PEREA & OTROS
con citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A & OTROS de placas XYK031 para el 14 de
septiembre de 2022 10 am caso ejercito
Apreciada Doctora buen día, la convocante manifiesta que la expectativa económica es de $450 millones de
pesos, quedo atento de tus comentarios.
Cordialmente
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 EXT 1432
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO

De: DEISY PAOLA CHAVES GARCIA <pchaves@solidaria.com.co>
Enviado el: lunes, 19 de septiembre de 2022 3:08
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
CC: YENY MAGALY FORERO RENGIFO <YMFORERO@solidaria.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA VILLAMIL PEREA & OTROS
con citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A & OTROS de placas XYK031 para el 14 de
septiembre de 2022 10 am caso ejercito
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Estimado Camilo buenas tardes.
Con relación al presente caso informamos.
AGENCIA DIRECTA LICITACIONES
COBERTURA $9.000.000.000
Accidente ocurrido el pasado 10 de junio de 2022 en Mocoa. Nuestro vehículo al momento de realizar una
maniobra de cambio de carril por mantenimiento de la vía, ocupa carril contrario y choca de frente con una
motocicleta.
No se cuenta con reclamación previa de parte de los beneficiarios del señor NIXON DORADA ALEGRIA, se remite
este concepto con los soportes aportados.
La convocatoria es realizada por el grupo familiar de NIXON, conductor de la motocicleta, comerciante
independiente de 52 años quien fallece. El grupo esta compuesto por el hijo menor de edad y 3 hermanos del
fallecido (se desconoce si existe cónyuge o compañera permanente, así como más hijos o beneficiarios con iguales
o mejores derechos). Punto a considerar en curso de la audiencia.
Bajo los elementos que recopilamos, se logró establecer que nuestro vehículo ingresa al carril contrario por
orientación del PALETERO de la zona ya que parte del carril estaba en mantenimiento, el cruce se realizó a una
velocidad mínima, por su parte la motocicleta se dirige por su carril a una velocidad alta, hecho que no le permite
maniobrar y se choca de frente con nuestro vehículo.
El resultado técnico pudo definir que la victima de alguna manera no tomo las precauciones necesarias, haciendo
que también participara del resultado, teoría sobre la cual es pertinente indagarse en la defensa de la compañía
en el eventual proceso judicial.
Pese a lo anterior, se dará un margen económico de 70 millones, se desconocen mas beneficiarios.
Cordial Saludo,

DEISY PAOLA CHAVES GARCIA
COORDINADOR JURIDICO INDEMNIZACIONES AUTOMOVILES
GERENCIA DE INDEMNIZACIONES AUTOMOVILES
Dirección General
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá - CO

De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado el: miércoles, 31 de agosto de 2022 12:44
Para: DEISY PAOLA CHAVES GARCIA <pchaves@solidaria.com.co>
CC: YENY MAGALY FORERO RENGIFO <YMFORERO@solidaria.com.co>; NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO
<NACHAVARRO@solidaria.com.co>
Asunto: SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA VILLAMIL PEREA & OTROS con
citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A & OTROS de placas XYK031 para el 14 de septiembre
de 2022 10 am caso ejercito
Doctora Paola buenas tardes, agradezco validación de antecedentes por cuenta de este siniestro:
La víctima es el señor NIXON DORADA ALEGRIA (Q.E.P.D), identificado con la cedula de ciudadanía No 16.792.131
de Cali, quien se movilizaba el día del siniestro en la motocicleta de placas VWO40E el cual fue impactado por el
vehículo tipo CAMIÓN de placas XYK031,desobedeciendo señales de tránsito al transitar en contravía HIPOTESIS
127-(Causal 112 desobedecer normas de tránsito); (Causal 138 no disminuir la velocidad e invadir el carril
contrario cuando la visibilidad no se lo permitía) y (Causal 132 No respetar la prelación que tenía la motocicleta de
placas VWO40E, donde se desplazaba la victima) , teniendo el camión de propiedad del ejército nacional y
conducido por el señor DAWUIN ALBERTO CARO MORA la obligación de detenerse tal cual como se lo indicaba las
normas de tránsito ubicadas por paleteros del lugar situación que no ocurrió así , acabando con la humanidad del
señor NIXON DORADA ALEGRIA (Q.E.P.D).
Cordialmente
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
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PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 EXT 1432
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO

De: LEIDY CARMELINA POLO GUTIERREZ <leidypolo86@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 31 de agosto de 2022 10:07
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA VILLAMIL PEREA & OTROS
con citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A & OTROS

LADY C. POLO GUTIERREZ

GERENTE

JURIDICA | SERVILEX LTDA.

035-5871517 | 321-6993017

servilexltd@gmail.com

https://abogados-accidentes-de-transito-colombia-servilex.negocio.site/

Calle 31 No. 6 - 29 Valledupar - Cesar

De: LEIDY CARMELINA POLO GUTIERREZ <leidypolo86@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 31 de agosto de 2022 10:02 a. m.
Para: FUNDACION POLICARPA SALAVARRIETA <leidypolo86@hotmail.com>
Asunto: RV: SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA VILLAMIL PEREA & OTROS
con citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A & OTROS

LADY C. POLO GUTIERREZ

GERENTE

JURIDICA | SERVILEX LTDA.
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035-5871517 | 321-6993017

servilexltd@gmail.com

https://abogados-accidentes-de-transito-colombia-servilex.negocio.site/

Calle 31 No. 6 - 29 Valledupar - Cesar

De: LEIDY CARMELINA POLO GUTIERREZ
Enviado: jueves, 11 de agosto de 2022 8:36 p. m.
Para: CENTRO DE CONCILIACIÓN ACORDEMOS <centrodeconciliacionacordemos@gmail.com>
Asunto: SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA VILLAMIL PEREA & OTROS con
citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A & OTROS
SEÑORES;
CENTRO DE CONCILIACIÓN
E. S.D.
Asunto: SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de LINA MARCELA VILLAMIL
PEREA & OTROS con citación a la, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A,
EJERCITO NACIONAL FUERZAS MILITARES y DAWUIN ALBERTO CARO MORA

LADY C. POLO GUTIERREZ

GERENTE

JURIDICA | SERVILEX LTDA.

035-5871517 | 321-6993017

servilexltd@gmail.com

https://abogados-accidentes-de-transito-colombia-servilex.negocio.site/

Calle 31 No. 6 - 29 Valledupar - Cesar
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