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RV: ASIGNACIÓN ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: AUTORIZACIÓN SUMA | CASE
N° 13471 - S- 143765 Autos

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mar 06/02/2024 18:03
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Gerardo Quiceno Gómez <gquiceno@gha.com.co>;​Informes GHA
<informes@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

MAR: porfa actualizar esta información en la plataforma. La demandante no acepta menos de 7
millones.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Gerardo Quiceno Gómez <gquiceno@gha.com.co>
Enviado: martes, 6 de febrero de 2024 17:43
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACIÓN ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: AUTORIZACIÓN SUMA | CASE N° 13471 - S-
143765 Autos
 
Buenas tardes. 
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Una vez me vuelvo a comunicar con la apoderada del demandante indicó que su cliente no aceptó el
ofrecimiento de 5 millones, pues esperaba como mínimo la suma de 7 millones, que fue el valor del
arreglo del carro.

Atento a sus indicaciones. 
 

Gerardo Quiceno Gómez 

 

ABOGADO 

             ÁREA CIVIL

+ 57 314 614 9034     

  gquiceno@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachmentse.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: martes, 6 de febrero de 2024 16:45
Para: Gerardo Quiceno Gómez <gquiceno@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACIÓN ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: AUTORIZACIÓN SUMA | CASE N° 13471 - S-
143765 Autos
 
Estimado Gerardo, muy buenas tardes, 
 
Amablemente hago recordatorio. De pronto tenemos respuesta del demandante frente a la última
propuesta?

Muchas gracias, siempre cordial,
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DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Gerardo Quiceno Gómez <gquiceno@gha.com.co>
Enviado: sábado, 3 de febrero de 2024 10:39
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Lorena Jurado
Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACIÓN ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: AUTORIZACIÓN SUMA | CASE N° 13471 - S-
143765 Autos
 
Buenos días. 

En una primera comunicación con la apoderada del demandante se le ofrecieron 3 millones, quien
indicó que se mantenía en el valor total de las pretensiones por la suma de 11 millones
aproximadamente. 

En una segunda llamada, se le ofrecieron 4 millones de pesos, a lo que indicó que, después de hablar
con su cliente, esperaba como mínimo la suma de 7 millones, que fue el valor del arreglo del carro. 

Finalmente, el día de ayer, se le ofrecieron los 5 millones autorizados, a lo que manifestó que se
comunicaría con su cliente (que está en el exterior) y me informaría su decisión. 

Feliz día.   
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Gerardo Quiceno Gómez 

 

ABOGADO 

             ÁREA CIVIL

+ 57 314 614 9034     

  gquiceno@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachmentse.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 7:55
Para: Gerardo Quiceno Gómez <gquiceno@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Lorena Jurado
Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: ASIGNACIÓN ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: AUTORIZACIÓN SUMA | CASE N° 13471 - S- 143765
Autos
 
Estimado Gerardo, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda con los acercamientos conciliatorios. De acuerdo con las
instrucciones de la Compañía se autorizó un máximo de $5.000.000.

Tus términos serán los siguientes:
 
Vencimiento interno y real: 30 de enero del 2024

Muchas gracias, siempre cordial,

 

https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/


7/2/24, 08:08 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQADz1VH5WmHNHsGpYGxzkRfE%… 5/7

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 25 de enero de 2024 19:13
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: AUTORIZACIÓN SUMA | CASE N° 13471 - S- 143765 Autos
 
Estimadas,

Remito autorización para conciliar el proceso de siniestro N° 090519515 - OMAR DE JESUS DUQUE
AMAYA (Aplicativo 143765 de la cía).

Aún no se ha fijado fecha de audiencia, sin embargo, se deja la anotación en Case, para filtrar por
cuaderno «Informes» o revisar también la bitácora:
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Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR

         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>
Enviado: jueves, 25 de enero de 2024 18:04
Para: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
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<abaron@gha.com.co>
Asunto: S- 143765 Autos
 

Estimadas: 

Por favor intentar conciliación. Máximo autorizado $5.000.000 

Cordial Saludo 

Maria Claudia Romero.  


