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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
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commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 10:17
Para: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
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ALLIANZ VIDA

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 8:53
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra
Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>; Marleny Lopez Gil <mlopez@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RV: REMITE ORDEN PAGO PROCESO RAD. 007-2024-00326-00
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Juzgado 07 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j07lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 8:39
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: REMITE ORDEN PAGO PROCESO RAD. 007-2024-00326-00
 

Señor (es)
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA
Ciudad

Cordial saludo,
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Teniendo en cuenta que ya se encuentra EJECUTORIADO el auto que aprobó el pago de título del
proceso en referencia a su favor y VERIFICADO QUE NO EXISTE RESTRICCION para su pago, se le informa
que el día de hoy fue autorizado ante el Banco Agrario el mismo con ABONO A CUENTA el cual puede
tardar más o menos tres días hábiles, en que se vea reflejado en la cuenta bancaria suministrada.   Se
adjunta copia de la orden de pago, para lo pertinente.   

Atentamente,                           
   

Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali 
Carrera 10 No. 12-15, Piso 8, Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” 
Telefax (092) 898 6868 Ext.: 3071 - 3072, Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
j07lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
 
 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de
LUNES a VIERNES de 8:00 AM a 5:00 PM, por lo que cualquier documento recibido por fuera de
este horario, será radicado con fecha del siguiente día hábil.   

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario,
no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley
1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener
reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que
exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo,
recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. 
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destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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