31/8/25, 19:57 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

ﬁ Outlook

GHAS 13512 - AJR1457 | Se ha compartido con usted la anotaciA®n confirmacién pago

Desde Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>
Fecha Mie 27/08/2025 11:04

Para Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>;
Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

ccC Informes GHA <informes@gha.com.co>
Estimadas,

Remito confirmacion de la compania:

INESYETVAN ADRIANA LAVERDE ANTIA RAD 2023-00196

Seguimiento Informacidn Documentos Integrantes Anotaciones

Todas w Abiertas W d
Actividades todas w Q) Buscar Anotacion
Agosto

AJR1457/

@ Juan Nicolas Ruge

Fecha de creacion: lunes, 25 de agosto de 2025, 03:43 p. m.

confirmacion pago

Confirmamos pago, gracias.

DOO ~

@Monica Liceth Torres Escobar: Mdni, este es el caso que debemos terminar en el Excel.

Respetuosamente,

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKAGFhMjZIOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjUOZGE3ODFhOAAQANOAXIHVYahDvICv3rNreVw%3D 113
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Marlyn Katherine Rodriguez Rincén
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ABOGADOS & ASOCIADQS LEk 320409 9609

Bogotéa - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in association with CLYDE & CD Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intfended
recipient you agree that the information confained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: lunes, 25 de agosto de 2025 16:20

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: Se ha compartido con usted la anotaciA®n confirmacién pago

ALLIANZ

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Enviado: lunes, 25 de agosto de 2025 16:04

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: Se ha compartido con usted la anotaciA®n confirmacién pago

Gustavo Alberto Herrera Avila

HERRER A opirector genera

ABOGADOS & ASOCIADOS |Co 3199776200
Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in assaciation with CLYDE & CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntfos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intfended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: legisoffice@notificacioneslegis.com <legisoffice @notificacioneslegis.com>
Enviado: lunes, 25 de agosto de 2025 15:43

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: Se ha compartido con usted la anotaciA®n confirmacién pago

Estimado(a) GUSTAVO HERRERA

Datos de la anotacion
Tipo de anotacion: CASO
Caso: ADRIANA LAVERDE ANTIA RAD 2023-00196
Consecutivo: AJR1457
Cliente: ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
Titulo anotacién: confirmacion pago
Descripcion: Confirmamos pago, gracias.
Creada por: Juan Nicolas Ruge

Fecha creacion: 25/08/2025 3:43:16 p. m.
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