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Señores,
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO
Atn. Dr. Giovanny Andrés García Rodríguez
Jefe de la Oficina Gestión de Cobro
radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
 

TIPO DE PROCESO:    COBRO COACTIVO  No. 202305258100072825.
EJECUTADOS:                         UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.

 
ASUNTO: SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES Y ARCHIVO DE

PROCESO DE COBRO COACTIVO.
 

 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
No.19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional
No.39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, conforme con el poder a mi
conferido, me dirijo a su despacho respetuosamente, con el fin de solicitar el levantamiento de medidas
cautelares y archivo del proceso de cobro coactivo N° 202305258100072825, en virtud del pago total
del remanente más intereses moratorios, estipulados en el recibo de pago N°24990013737 por valor de
TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS $303.320.857
 
En tal sentido, se anexa recibo de pago y formulario de levantamiento de medidas cautelares y archivo
del proceso de cobro coactivo debidamente diligenciado.
 
 
Cordialmente,

Á
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GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA                               
C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá                                 
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

De: radicacionhaciendabogota <radicacionhaciendabogota@shd.gov.co>
Enviado: miércoles, 7 de febrero de 2024 9:43
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD LIQUIDACIÓN REMANENTE E INTERESES MORATORIOS // COBRO COACTIVO No.
202305258100072825 // UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA//NAVG
 

Buen día, informamos que su comunicación ha sido registrada ante la Secretaria Distrital de Hacienda
con el siguiente radicado: 
Este mensaje es de tipo informativo, por favor no responder.

 
Recuerde nuestros canales de radicación físicos y electrónicos están a su disposición de lunes a viernes
en horario de 7:00 am a 4:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12:00 m.

HSP

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: martes, 6 de febrero de 2024 18:16
Para: radicacionhaciendabogota <radicacionhaciendabogota@shd.gov.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicoll Andrea Vela García <nvela@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD LIQUIDACIÓN REMANENTE E INTERESES MORATORIOS // COBRO COACTIVO No.
202305258100072825 // UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA//NAVG
 
Señores,
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO
Atn. Dr. Giovanny Andrés García Rodríguez
Jefe de la Oficina Gestión de Cobro
radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
E.        S.        D.
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TIPO DE PROCESO:    COBRO COACTIVO No. 202305258100072825
EJECUTADOS:                         UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE REMANENTE E INTERESES MORATORIOS
 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
No.19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional
No.39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, conforme con el poder a mi
conferido, por medio de la presente solicito respetuosamente y sin que ello implique aceptación tácita
por parte de mí representada, la liquidación del remanente e intereses moratorios a corte del 15 de
febrero y del  29 de febrero respectivamente. Previas las siguientes:

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA                               
C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá                                 
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

NAVG
ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o protegida por
derechos de autor y son para uso exclusivo del destinatario. Le solicitamos mantener reserva sobre datos,
información de contacto del remitente y, en general, sobre sus contenidos, a menos que exista autorización
explícita para revelarlos. Si recibe este correo por error, informe al remitente y borre el mensaje original y sus
anexos; recuerde que no puede usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido porque
podría tener consecuencias legales (Ley 1273 de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y demás
normas vigentes). La Secretaría Distrital de Hacienda no es responsable por la información contenida en esta
comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Gracias


