30/4/24, 11:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: *RECORDATORIO URGENTE* SOLICITUD DE PAGO - INFORMACION ACLARACION CASO ARMANDO DELBASTO - COMPROBANTE
DE DEPOSITO/ RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Lun 29/04/2024 11:59
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>
Estimados compafieros, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO

+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co

ABOGADQOS & ASOCIADOS

O o O

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: lunes, 29 de abril de 2024 11:52

Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez
<labatanero@segurosmundial.com.co>

Cc: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: *RECORDATORIO URGENTE* SOLICITUD DE PAGO - INFORMACION ACLARACION CASO ARMANDO DELBASTO - COMPROBANTE DE DEPOSITO/ RAD. 2020-00202/
DEMANDANTE. ARMANDO DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

Apreciadas doctoras, buen dia.

Remitimos recordatorio del correo que antecede, mediante el cual solicitamos amablemente se remita el soporte de pago de la condena impuesta dentro del proceso
referente.

Gracias!

Cordialmente,

DANIELA QUINTERO AGUILERA

AUXILIAR JURIDICO
AREA INFORMES

+57 315709 4940 ABOGADOS & ASOCIADOS
daguilera@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 14:01

Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez
<labatanero@segurosmundial.com.co>
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30/4/24, 11:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: INFORMACION ACLARACION CASO ARMANDO DELBASTO - DERECHO DE PETICION Y CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO ADEUDADO - COMPROBANTE DE DEPOSITO/
RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

Estimada Doctora Angela, reciba cordial saludo.

Atentamente informamos que, dentro del proceso de la referencia, efectivamente condenaron a la compafia en ambas instancias a pagar los perjuicios
reconocidos en la sentencia con salarios de 2024, el valor cancelado por la compafiia correspondié a la suma de $ 114.600.000 porque fueron calculados
erréneamente con el salario minimo del 2023. Por tal razén, se tiene un saldo por pagar que asciende a la suma de $ 8.400.000. Asi las cosas, agradecemos
efectuar el pago en la siguiente cuenta:

ACREEDOR VALOR QUE DEBIO CONSIGNARSE

Para Armando Delbasto Vélez (60 smimv para el 2024) que equivalen a la
suma de = $ 78.000.000

Para los terceros demandantes: Amparo $ 45.000.000
Vélez, Diana Lucia Delbasto, Jairo
H. Delbasto, Diego H. Delbasto y Valentina

Rivas.
TOTAL QUE DEBIO SER CONSIGNADO $123.000.000
SUMA PENDIENTE POR CANCELAR $ 8.400.000

De conformidad con lo anterior adjuntamos los datos para el pago:

Cuenta del Juzgado 760012031006

Cddigo del Juzgado: 760013103006

Juzgado 06 Civil del Circuito de
Nombre del Juzgado: Cali.

Pago condena sentencia de
Descripcion de Concepto: segunda instancia.

Numero del Proceso: 76001310300620200020200

Nombre y apellido del

demandante: Armando Delbasto Vélez
Identificacién del demandante: C.C. 16.989.616
Valor del Depésito $ 8.400.000

Quedamos atentos al soporte de pago de la suma pendiente para radicarlo ante el despacho.

Cordialmente,

DANIELA QUINTERO AGUILERA

AUXILIAR JURIDICO
AREA INFORMES

+57 315709 4940 ABOGADOS & ASOCIADOS
daguilera@gha.com.co
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GHA.COM.CO
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30/4/24, 11:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Enviado: martes, 23 de abril de 2024 8:10

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baréon Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RV: DERECHO DE PETICION Y CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO ADEUDADO - COMPROBANTE DE DEP()SITO/ RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO
DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

GUSTAVO ALBERTO HERRERA
AVILA

DIRECTOR GENERAL

AREA DIRECCION GENERAL

+57 3155776200 - 602 6594075

gherrera@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS

N' Chambers @,

@ & O

S — GHA.COM.CO

@ Latin America &
- 2023 <

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: martes, 23 de abril de 2024 6:00

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>; Juana Carolina Pernia
Osorio <jpernia@gha.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: DERECHO DE PETICION Y CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO ADEUDADO - COMPROBANTE DE DEP()SITO/ RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO
DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

Buen dia apreciado Dr. Gustavo,

De acuerdo con el derecho de peticidn elevado por el Dr. LUIS FELIPE GONZALEZ GUZMAN, obrando como apoderado judicial de los sefiores
Armando Delbasto Vélez, Amparo Vélez de Delbasto, Diana Lucia Delbasto Vélez, Jairo Humberto Delbasto Vélez, Diego Hernan Delbasto Vélez y
Valentina Rivas Delbasto en el cual nos realiza dos peticiones que se encuentran en documento adjunto y nos informa que procedera con la
solicitud de ejecucion de la sentencia y requiere el reajuste del pago y consignacion del excedente de $8.400.000.

Conforme a lo anterior, me permito adjuntar para su conocimiento y gestion. Quedo atenta a la solicitud de pago del ajuste en caso de ser necesario.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco

Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

(601) 2855600 - 3112459345

seguros .. .
mu ndlal Calle 33 # 6B-24, Bogota D.C
Bulsompsiia=lenpps alcruz@segurosmundial.com.co

www.sequrosmundial.comco

www.facebook.com/SegurosMundial
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30/4/24, 11:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>

Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 16:29

Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: DERECHO DE PETICION Y CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO ADEUDADO - COMPROBANTE DE DEPOSITO/ RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO
DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

Estimadas, buen dia
Quedamos al tanto en caso de ser un caso de movilidad.

Cordialmente.

Luz Stephany Gacharna Cuellar
Asesora Juridica de Indemnizaciones Autos y RC Autes

(601) 2855600
seguros ., .
@ mundial’ Calle. 33 # 6B - 24. Bogota, Colombia
tu compaiiia siempre Igacharna@sequrosmundial.com.co

www.sequrosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

De: Mundial <mundial@segurosmundial.com.co>

Enviado: sabado, 20 de abril de 2024 2:32

Para: Lina Maria Madera Gutierrez <Imadera@segurosmundial.com.co>; Erwin Nicolas Vasquez Sandoval <evasquez@segurosmundial.com.co>; Juliana Alejandra Jerez Isuiza
<jjerez@segurosmundial.com.co>; Mahira Carolina Robles Polo <mrobles@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>;
Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>

Asunto: RV: DERECHO DE PETICION Y CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO ADEUDADO - COMPROBANTE DE DEPOSITO/ RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO
DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

Cordial saludo
Les remito informacién anexa, para su validacion y gestion.
Por favor abstenerse de dar confirmacién de recibido de este correo.

Cordialmente;

Servicio Seguros Mundial
Buzén notificaciones judiciales

(601) 3274712
seguros _, . CIl. 33 # 6B - 24. Bogota,
o mundlal Colombia

tu compaiiia siempre
mundial@segurosmundial.com.co

www.sequrosmundial.com.co

Isegurosmundial

De: Ifg@gonzalezguzmanabogados.com <Ifg@gonzalezguzmanabogados.com>

Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 11:19

Para: Mundial <mundial@segurosmundial.com.co>; notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>; gherrera@gha.com.co <gherrera@gha.com.co>
Cc: 'Tatiana Torres Solarte' <tts@gonzalezguzmanabogados.com>

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5SMmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAPYbA1y5cRJKksNie25dOnQ%3D 4/6



30/4/24, 11:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Asunto: RV: DERECHO DE PETICION Y CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO ADEUDADO - COMPROBANTE DE DEPOSITO/ RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO
DELBASTO VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

No suele recibir correos electrénicos de Ifg@gonzalezguzmanabogados.com. Por qué esto es importante

Se da alcance a correo anterior, que carecia de mi legitimacion y de la constancia de depdsito a la cual nos referimos.

Atentamente,

Luis Felipe Gonzalez Guzman
Lider Corporativo

Fo = [fg@gonzalezguzmanabogados.com
| GONZALEZ @ Carrera 3 Oeste No, 1- 11, Oficina 102
arrera 3 Oeste No.1- 11, Oficina
GUZMAN %, (+60)(2) 893 0785 -893 1119 - 893 0133
ZMEjjC G A DO S Santiago de Cali, Valle del Cauca

www.gonzalezguzmanabogados.com

“El presente mensaje puede contener informacion confidencial o de uso exclusivo de GONZALEZ GUZMAN ABOGADOS S.A.S. La intencion del autor es que llegue unicamente al receptor autorizado. Si usted no es el destinatario del mismo, por
favor responder inmediatamente el mensaje via mail al emisor, borrar y destruir tanto el mensaje como sus anexos. Tener en cuenta que cualquier divulgacion, distribucion o copia de la informacion es restringida y su uso no autorizado podria
ser ilegal, ya que la informacion aqui contenida podria considerarse como secreto empresarial. La informacion presente en este correo refleja la posicion de GONZALEZ GUZMAN ABOGADOS S.A.S. salvo la opinion personal del autor”.

De: Ifg@gonzalezguzmanabogados.com <Ifg@gonzalezguzmanabogados.com>

Enviado el: miércoles, 10 de abril de 2024 11:17 a. m.

Para: 'mundial@segurosmundial.com.co' <mundial@segurosmundial.com.co>; 'notificaciones@gha.com.co' <notificaciones@gha.com.co>; 'gherrera@gha.com.co'
<gherrera@gha.com.co>

CC: 'Tatiana Torres Solarte' <tts@gonzalezguzmanabogados.com>

Asunto: DERECHO DE PETICION Y CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO ADEUDADO - COMPROBANTE DE DEPOSITO/ RAD. 2020-00202/ DEMANDANTE. ARMANDO DELBASTO
VELEZ/ DEMANDADO. EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS/DLV

Importancia: Alta

SENORES
COMPARNIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ASUNTO: DERECHO DE PETICION — REQUERIMIENTO DE PAGO
Cordial Saludo,

LUIS FELIPE GONZALEZ GUZMAN, como apoderado judicial de los sefiores Armando Delbasto Vélez, Amparo Vélez de Delbasto, Diana Lucia Delbasto Vélez, Jairo Humberto
Delbasto Vélez, Diego Hernan Delbasto Vélez y Valentina Rivas Delbasto presento respetuosamente DERECHO DE PETICION que consagra el articulo 23 de la Constitucion
Politica de Colombia y las disposiciones pertinentes de la ley 1755 de 2015 y del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Atentamente,

Luis Felipe Gonzalez Guzman
Lider Corporativo

£ = [fg@gonzalezguzmanabogados.com
| GONZALEZ Qc 30esteNo. 1- 11, Oficina 102
arrera 3 Oeste No. 1- 11, Oficina
GUZMAN %, (+60)(2) 893 0785 - 8931119 - 893 0133
g)j° ¢ ADOS Santiago de Cali, Valle del Cauca

www.gonzalezguzmanabogados.com

“El presente mensaje puede contener informacion confidencial o de uso exclusivo de GONZALEZ GUZMAN ABOGADOS S.A.S. La intencion del autor es que llegue unicamente al receptor autorizado. Si usted no es el destinatario del mismo, por
favor responder inmediatamente el mensaje via mail al emisor, borrar y destruir tanto el mensaje como sus anexos. Tener en cuenta que cualquier divulgacion, distribucion o copia de la informacion es restringida y su uso no autorizado podria
ser ilegal, ya que la informacion aqui contenida podria considerarse como secreto empresarial. La informacion presente en este correo refleja la posicion de GONZALEZ GUZMAN ABOGADOS S.A.S. salvo la opinion personal del autor”.
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O mundial

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!

@ mundial’

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!

@ mundial’

tu compafila siempre

E

Sequro lo ha

Porque trabajamos cerca
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