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RE: AUTO NO TIENE EN CUENTA LIQUIDACIÓN PRESENTADA || CENTRO ALFEREZ REAL P.H || 20100078200 || INVERSIONES HERNANDEZ OSPINA Y CIA
S.EN C. || NUMERO DE CASE-13683

Desde Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 14/11/2024 8:06
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Estimados compañeros, muy buenos días,  
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Luisa María Pérez Ramírez <lperez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2024 08:00
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: AUTO NO TIENE EN CUENTA LIQUIDACIÓN PRESENTADA || CENTRO ALFEREZ REAL P.H || 20100078200 || INVERSIONES HERNANDEZ OSPINA Y CIA S.EN C. ||
NUMERO DE CASE-13683
 
Buenos días Dar:

Siguiendo tus instrucciones, me comuniqué con el Doctor Herrera el día de ayer. Él me indicó que por nuestra parte no presentáramos liquidación

Cordialmente, 

Luisa Maria Pérez Ramírez
Abogada Junior

Email: lperez@gha.com.co |  310 407 5080

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 19:03
Para: Luisa María Pérez Ramírez <lperez@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: AUTO NO TIENE EN CUENTA LIQUIDACIÓN PRESENTADA || CENTRO ALFEREZ REAL P.H || 20100078200 || INVERSIONES HERNANDEZ OSPINA Y CIA S.EN C. ||
NUMERO DE CASE-13683
 
PTC

Porfa procede a informar al Dr. Herrera y a la cliente sobre este proveído. El despacho descartó la liquidación de la demandante y requerirá a la parte interesada
para que allegue en debida forma la liquidación del crédito; porfa confirmar con el Dr. si esperaremos a que la demandante la presente de nuevo (porque con la
inicial no hubo inconformidad) o si procedemos a presentar la liquidación como parte interesada. 

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 18:55
Para: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: AUTO NO TIENE EN CUENTA LIQUIDACIÓN PRESENTADA || CENTRO ALFEREZ REAL P.H || 20100078200 || INVERSIONES HERNANDEZ OSPINA Y CIA S.EN C. || NUMERO
DE CASE-13683
 
Cordial saludo Dres, 

Por medio de la presente, me permito reportar el auto notificado por estados el día 12-11-2024

EJECUCIÓN
MUNICIPAL

CENTRO ALFEREZ
REAL P.H

INVERSIONES HERNANDEZ
OSPINA Y CIA

JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN CALI 76001400303020100078200 DEMA

Adjunto pieza la cual también fue reportada en Case

Único: ABSTENERSE de pronunciarse sobre la certificación de deuda allegada por la apoderada judicial de la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte considerativa de este auto.

Agradezco su atención 

Cordialmente

Andres Felipe Aguilar Duran
Dependiente Judicial

Email: aaguilar@gha.com.co |  321 697 6657
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