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RV: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO ACUERDO DE TRANSACCIÓN // INDEMNIZADOS JIMMY ANDRÉS GÓMEZ y LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Jue 13/02/2025 22:32
Para Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
CC Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

HDI

De: Sierra Amado, Andrea <andrea.sierra@hdiseguros.com.co>
Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 16:06
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO ACUERDO DE TRANSACCIÓN // INDEMNIZADOS JIMMY ANDRÉS GÓMEZ y LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO
 
Buenas tardes.
 
Adjuntamos soportes de pago.

Cordialmente,
 
 
Andrea Sierra Amado
Especialista de Procesos Judiciales
Gerencia Legal 

Calle 72 No.  10-07 Piso 7 / Bogotá, Colombia
www.hdiseguros.com.co

 
 
De: Arevalo, Cielo <cielo.arevalo@hdiseguros.com.co>
Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2025 4:06 p. m.
Para: De La Rans Bonilla, Jennifer <jennifer.delarans@hdiseguros.com.co>
CC: Gonzalez Salazar, Daniel Alexander <daniel.gonzalez@hdiseguros.com.co>; Sierra Amado, Andrea <andrea.sierra@hdiseguros.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO ACUERDO DE TRANSACCIÓN // INDEMNIZADOS JIMMY ANDRÉS GÓMEZ y LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO
 
Buenas tardes
 
Se adjunta soporte solicitado
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Cielo Arévalo Herrera
Analista Tesorería
Vicepresidencia Financiera
cel.3158905202
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Calle 72 No. 10-07 / Bogotá, Colombia
www.hdiseguros.com.co
 

 
De: De La Rans Bonilla, Jennifer <jennifer.delarans@hdiseguros.com.co>
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2025 5:13 p. m.
Para: Arevalo, Cielo <cielo.arevalo@hdiseguros.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO ACUERDO DE TRANSACCIÓN // INDEMNIZADOS JIMMY ANDRÉS GÓMEZ y LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO
 
Hola Cielito, porfa tu ayuda.
Gracias

De: Gonzalez Salazar, Daniel Alexander <daniel.gonzalez@hdiseguros.com.co>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2025 11:46
Para: Co_Solicitudes, Tesoreria <solicitudes.tesoreria@hdiseguros.com.co>
Cc: De La Rans Bonilla, Jennifer <jennifer.delarans@hdiseguros.com.co>; Sierra Amado, Andrea <andrea.sierra@hdiseguros.com.co>
Asunto: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO ACUERDO DE TRANSACCIÓN // INDEMNIZADOS JIMMY ANDRÉS GÓMEZ y LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO
 
Buenos días.
 
Reciban un cordial saludo.
 
Por medio del presente solicito su colaboración compartiéndome el soporte de pago de los siguientes pagos:
 

  
 
El primero realizado a Jimmy Andrés Gómez por un valor de $196.300.000.
El segundo realizado a Luis Felipe Hurtado Cataño por un valor de $105.700.000.
 
Quedo atento a cualquier inquietud que surja.
 
Atentamente,
Daniel Alexander Gonzalez Salazar
Practicante de Litigios
Gerencia Legal
+601 3103300
Calle 72 No. 10 - 07 Piso 7° / Bogotá, Colombia
www.hdiseguros.com.co
 

 

Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.
___________________________________________________________________________

Somos HDI Seguros, parte de uno de los grupos asegurados más importantes a nivel mundial. Este correo electrónico contiene información confidencial y
también puede contener información privilegiada. Si no eres el destinatario, te notificamos que cualquier distribución, uso o copia de la misma está estrictamente
prohibida.
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