17/6/24, 9:10

RE: SGC 9517 OSL PPTA HONORARIOS

Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Lun 17/06/2024 8:20
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>

[I]J 1 archivos adjuntos (108 KB)
PROPUESTA DE HONORARIOS 2022-0252.pdf;

Estimados compafieros, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.

Muchas gracias, siempre cordial,

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

gha.com.co
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ABOGADOS & ASOCIADOS

Darlyn Marcela Muinoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte

al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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17/6/24, 9:10 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Enviado: viernes, 14 de junio de 2024 19:07

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RE: SGC 9517 OSL PPTA HONORARIOS

Estimada Doctora Claudia.
Comedidamente envio lo requerido.

Cordial saludo.

Santiago Rojas
Gerente General de Litigios
Email: srojas@gha.com.co | 311 282 5010

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso

comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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17/6/24, 9:10 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 14 de junio de 2024 17:00

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: SGC 9517 OSL PPTA HONORARIOS

Cordial saludo

Agradezco nos envies propuesta de honorarios gracias

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES-CALDAS

PROCESO: VERBAL -RESPONSABILIDAD MEDICA

RADICADQO: 17001310300220220025200

DEMANDANTE: OLGA DIANA BUITRAGO. LUISA FERNANDA JIMENEZ BUITRAGO OSCAR
FERNANDO JIMENEZ ESTRADA

DEMANDADAS: EPS SANITAS S.A.S. Y CLINICA OSPEDALE MANIZALES S.A.

Claudia Jimena Lastra Fernandez | Abogada Direccion Legal Judicial Distrito VI celular
3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Calle 38 No. 4i — 32, piso 5 Cooperamos | Horario de
Atencion: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.*
claudia.lastra@laequidadseguros.coop + www.laequidadseguros.coop

| Ibagué — Colombia.
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compahia

no es responsable por la transmisidon de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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