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Cordial saludo,
 
Tatiana te aporto las condiciones  de la póliza que baje en ficha de gestión esta es un solo clausulado.
 
 
Elizabeth del Valle Flórez Sánchez
Equipo Técnico Vida, Run Off y Rentas vitalicias
Enfocados en la excelencia técnica para incrementar la rentabilidad y crecimiento sostenible
Orgullosamente madre de Sammy y como santandereana, siempre adelante ni un paso atrás
 
Allianz Colombia.
Tel.: (+57) 3160238577

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo
 
De: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>
Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2023 10:19 a. m.
Para: Natalia Cruz Morales <natalia.cruz@allianz.co>; Elizabeth del Valle Florez Sanchez <elizabeth.florez@allianz.co>
CC: Luz Stella Lozano Perdomo <luz.lozano@allianz.co>
Asunto: RE: Siniestro 100641820 // PARTE 1
 
Natalia buen día
 
Por favor me ayudas con las condiciones generales de la póliza.
 
Muchas gracias.
 
Cordialmente
 
María Tatiana Díaz Montenegro
Abogada Senior Procesos judiciales P&C y vida.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0242486
✉ maria.diazm@allianz.co
 
De: Natalia Cruz Morales <natalia.cruz@allianz.co>
Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2023 7:14 a. m.
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Para: Elizabeth del Valle Florez Sanchez <elizabeth.florez@allianz.co>; Maria Tatiana Diaz Montenegro
<maria.diazm@allianz.co>
CC: Luz Stella Lozano Perdomo <luz.lozano@allianz.co>
Asunto: RE: Siniestro 100641820 // PARTE 1
 
Buen día Eli, esta información la envié ayer en la tarde. Sin embargo, la remito nuevamente.
 
Saludos,
 
Natalia Cruz Morales
Equipo Técnico Vida, Run Off y Rentas vitalicias
Enfocados en la excelencia técnica para incrementar la rentabilidad y crecimiento sostenible
Amante de mi familia, mis gatos y la naturaleza.

 
 
 
De: Elizabeth del Valle Florez Sanchez <elizabeth.florez@allianz.co>
Enviado el: jueves, 11 de mayo de 2023 10:55 p. m.
Para: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>
CC: Luz Stella Lozano Perdomo <luz.lozano@allianz.co>; Natalia Cruz Morales <natalia.cruz@allianz.co>
Asunto: RE: Siniestro 100641820 // PARTE 1
 
Cordial saludo,
 
Tatiana traslado tu solicitud a Natalia ya que se trata de una póliza de vida deudores individual
 
Natalia requieren las condiciones y soportes de suscripción de esta póliza  ya que tenemos citación a audiencia.
 

 
Atentamente,
 
 
Elizabeth del Valle Flórez Sánchez
Profesional Senior | Gerencia de Vida y Run off

 
Allianz Colombia. Bogotá. Colombia. Cra 13 A No 29 – 24 Piso 17 Ala Norte   
Celular  316 0238577               
✉ elizabeth.florez@allianz.co   
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
 
De: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>
Enviado el: jueves, 11 de mayo de 2023 11:18 a. m.
Para: Elizabeth del Valle Florez Sanchez <elizabeth.florez@allianz.co>
Asunto: RV: Siniestro 100641820 // PARTE 1
 

Internal
 
Estimada Eli
 
Por favor me ayudas con las condiciones particulares y generales de la póliza 22112370, asegurado Edilberto Baez, cc.
9398981
 
Cordialmente
 
María Tatiana Díaz Montenegro
Abogada Senior Procesos judiciales P&C y vida.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0242486
✉ maria.diazm@allianz.co
 
De: Francy Katterine Herrera <francy.herrera@allianz.co>
Enviado el: jueves, 11 de mayo de 2023 10:25 a. m.
Para: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>
Asunto: Siniestro 100641820 // PARTE 1
 
Hola Tati:
 
Buenos días, te envío lo solicitado.
 
Saludos,
 
 
Katherin Herrera Patiño
Profesional | Indemnizaciones vida, Accidentes Personales y SOAT
Vicepresidencia de Indemnizaciones

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13 A No. 29-24. Piso 10 Ala Sur.Torre Allianz.                        
M (+57) 3160246362                                      
francy.herrera@allianz.co
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
 
De: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>
Enviado el: miércoles, 10 de mayo de 2023 3:10 p. m.
Para: Francy Katterine Herrera <francy.herrera@allianz.co>
Asunto: RV: CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD. CONVOCANTE. Diligencia de conciliaciòn
 

Internal
 
Hola Katte
 
Por fa me ayudas con unos antecedentes, tenemos audiencia el 18 de mayo.
 
Póliza de seguros No. 022112370, en donde el asegurado es el señor EDILBERTO BAEZ PACHON, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 9.398.981; respecto del crédito hipotecario No. 244110000022 del 30 de junio de 2017, con el Banco Scotiabank Colpatria S.A.
 
 
Cordialmente
 
María Tatiana Díaz Montenegro
Abogada Senior Procesos judiciales P&C y vida.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0242486
✉ maria.diazm@allianz.co
 
De: Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>
Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 3:17 p. m.
Para: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>
CC: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera
Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD. CONVOCANTE. Diligencia de conciliaciòn
 
Buenas tardes Dra. Tatiana
 
Cordial saludo,
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia
programada de manera presencial para el día 18 de mayo de 2023, a las 10:00 am, en el Centro de Convivencia
Ciudadana de Sogamoso.
 
Según los documentos que se aportan, la parte convocante pretende afectar el amparo de Incapacidad total y
permanente, de la Póliza de seguros No. 022112370, en donde el asegurado es el señor EDILBERTO BAEZ
PACHON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.398.981; respecto del crédito hipotecario No.
244110000022 del 30 de junio de 2017, con el Banco Scotiabank Colpatria S.A.
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen la póliza y su condicionado, la reclamación presentada ante la
compañía y su correspondiente respuesta, y los demás antecedentes que tenga la Compañía del siniestro. A
fin de realizar un estudio detallado del caso.
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Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.
 
Cordialmente,
 
 

Kevin Alexander 

Villarraga Arias

 Abogado 

 

     

 

      www.gha.com.co

                       

 3107017150

 (60) (2) 669 4075 

 kvillarraga@gha.com.co

 

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial
de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo
y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use

of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the

information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient

please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

 
 

De: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>
Enviado: martes, 9 de mayo de 2023 11:19
Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: Diligencia de conciliaciòn
 

Internal
 
Estimado Santiago
 
Agradezco mucho tu ayuda con esta audiencia prejudicial, es en Sogamoso.
 
Vamos a revisar el caso y te comentaré cual va a ser nuestra postura en esta audiencia.
 
Cordialmente
 
María Tatiana Díaz Montenegro
Abogada Senior Procesos judiciales P&C y vida.
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Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación
 

Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0242486
✉ maria.diazm@allianz.co
 
De: Francy Katterine Herrera <francy.herrera@allianz.co>
Enviado el: miércoles, 3 de mayo de 2023 12:17 p. m.
Para: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>; David Orlando Giraldo Morales <david.giraldo@allianz.co>;
Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
Asunto: RV: Diligencia de conciliaciòn
 
Estimados:
 
Buenas tardes, remito citación de conciliación para su trámite.
 
Saludos,
 
 
Katherin Herrera Patiño
Profesional | Indemnizaciones vida, Accidentes Personales y SOAT
Vicepresidencia de Indemnizaciones

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13 A No. 29-24. Piso 10 Ala Sur.Torre Allianz.                        
M (+57) 3160246362                                      
francy.herrera@allianz.co
 

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
 
De: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>
Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 10:14 a. m.
Para: Francy Katterine Herrera <francy.herrera@allianz.co>
Asunto: RV: Diligencia de conciliaciòn
 

Internal
 
 
 
Cordial saludo,
 
Se remite correo recibido en el buzón de notificiaciones judiciales para su conocimiento y trámite pertinente. Si este e-mail y
archivos no son de su competencia, por favor devolverlo a este buzón.
 
 
Cordialmente,
Juan Nicolás Ruge Passito
Dirección de Asuntos Judiciales y Regulatorios
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Gerencia Legal, Compliance & Sostenibilidad
“Integrante de un equipo líder,unido, orgulloso y comprometido con asesorar y defender a la mejor, más confiable y
sostenible aseguradora de Colombia.”
 
Me gusta hablar de derecho, fútbol y conflictos bélicos
Allianz Colombia. Bogotá.
M (+57) 3143378890                 
 

 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
 
 
De: edilberto baez pachon <minbaezpachonw@gmail.com>
Enviado el: jueves, 27 de abril de 2023 5:22 p. m.
Para: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>
Asunto: Diligencia de conciliaciòn
 
Buenas tardes:
 
Me permito adjuntar  citaciòn a diligencia de conciliaciòn en reclamacion interpuesta por Edilberto Baez Pachon, la cual se
efecutara en el Centro de Convivencia Ciudadana, ubicado en  la 32 No 7-190 del Barrio La Isla en Sogomoso.
 
 
Atentamente:
 
EDILBERTO BAEZ PACHON
CC 9398981
CEL 3214354082
email:  minbaezpachonw@gmail.com
 

************************************************************************************************************************************************

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida

por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra

atención o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le

comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas

por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la

confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por

tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro

conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by law. If you

are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by our contact channels

enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments, for any purpose, is strictly

prohibited by law.
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We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of the

messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications via

Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

************************************************************************************************************************************************


